
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

1 3253 NUREVŞAN ALKAÇ -9B 29 0 29,00 11 1 10,75 12 0 12,00 6 0 6,00 26 1 25,75 9 0 9,00 9 1 8,75 7 1 6,75 109 4 108,00 461,013 30

2 3245 CEYLİN TIRAŞ -9B 30 0 30,00 11 1 10,75 10 1 9,75 6 0 6,00 24 3 23,25 10 0 10,00 8 0 8,00 7 2 6,50 106 7 104,25 447,833 53

3 3263 ŞERİFE OKUR -9B 28 1 27,75 11 1 10,75 11 0 11,00 6 0 6,00 22 2 21,50 8 1 7,75 8 0 8,00 9 1 8,75 103 6 101,50 432,233 103

4 3304 YİĞİT ZEYTUN -9D 27 2 26,50 12 0 12,00 8 4 7,00 6 0 6,00 24 5 22,75 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 101 17 96,75 423,473 139

5 3284 DOĞA KARPUZ -9C 26 4 25,00 11 1 10,75 8 4 7,00 5 1 4,75 22 8 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,50 100 20 95,00 407,725 253

6 3255 EFE ANUŞ -9B 25 2 24,50 10 2 9,50 4 8 2,00 4 2 3,50 24 6 22,50 10 0 10,00 9 1 8,75 7 3 6,25 93 24 87,00 397,270 364

7 3390 MAJED   MGHARBEL -9F 21 8 19,00 11 1 10,75 7 5 5,75 5 1 4,75 24 4 23,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,25 95 22 89,50 392,443 436

8 3222 İREM GÜLER TİRİT -9A 24 3 23,25 11 1 10,75 9 2 8,50 6 0 6,00 21 9 18,75 8 2 7,50 10 0 10,00 5 4 4,00 94 21 88,75 388,255 519

9 3269 AHMET KAAN AVCI -9B 25 5 23,75 11 1 10,75 5 6 3,50 5 1 4,75 22 6 20,50 7 3 6,25 8 2 7,50 8 1 7,75 91 25 84,75 385,788 564

10 3389 OSAMA MAAZ -9F 22 6 20,50 9 3 8,25 8 3 7,25 5 1 4,75 23 5 21,75 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 92 23 86,25 385,455 570

11 33 İSMET EREN AKDAĞ -9D 27 3 26,25 11 1 10,75 6 6 4,50 5 1 4,75 21 6 19,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 2 3,50 89 24 83,00 385,135 577

12 3362 ARDA AKYILDIZ -9F 22 6 20,50 10 2 9,50 6 5 4,75 5 1 4,75 22 6 20,50 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 93 22 87,50 383,805 600

13 3323 KAYRA MELİH ÖZTÜRK -9D 24 4 23,00 10 2 9,50 7 3 6,25 4 2 3,50 21 6 19,50 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 90 23 84,25 380,085 662

14 3361 PINAR URUÇ -9F 24 2 23,50 9 2 8,50 7 3 6,25 3 2 2,50 18 2 17,50 9 1 8,75 9 0 9,00 8 1 7,75 87 13 83,75 373,700 796

15 3308 CANDENİZ BÜYÜKTEPE -9D 22 6 20,50 11 1 10,75 8 4 7,00 4 2 3,50 21 7 19,25 9 1 8,75 7 2 6,50 8 2 7,50 90 25 83,75 373,070 801

16 3377 ÖMER YILMAZ -9F 22 7 20,25 10 2 9,50 5 7 3,25 2 4 1,00 24 6 22,50 9 1 8,75 9 1 8,75 5 4 4,00 86 32 78,00 369,878 880

17 3299 MUSTAFA BİLGİLİ -9C 24 5 22,75 11 1 10,75 7 5 5,75 4 2 3,50 18 9 15,75 10 0 10,00 9 1 8,75 7 1 6,75 90 24 84,00 367,625 943

18 3331 DEFNE YOLCU -9D 22 6 20,50 9 3 8,25 7 4 6,00 5 1 4,75 21 4 20,00 7 2 6,50 8 2 7,50 6 3 5,25 85 25 78,75 365,203 998

19 3388 JOZEF KALAYCIOĞLU -9F 21 5 19,75 11 1 10,75 5 7 3,25 21 4 20,00 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 83 21 77,75 360,608 1112

20 0 EGE EREN SÜRÜ Ü -9B 25 1 24,75 10 2 9,50 4 8 2,00 4 2 3,50 19 7 17,25 8 2 7,50 6 4 5,00 7 3 6,25 83 29 75,75 359,728 1141

21 3254 REYHAN ÜZEL -9B 24 5 22,75 10 2 9,50 4 8 2,00 3 3 2,25 19 7 17,25 8 2 7,50 7 3 6,25 9 1 8,75 84 31 76,25 355,945 1247

22 3401 ESMA TOMBUL -9A 19 6 17,50 11 1 10,75 9 1 8,75 4 0 4,00 21 4 20,00 8 2 7,50 6 1 5,75 4 6 2,50 82 21 76,75 355,378 1264

23 3273 ARDA BEDİROĞLU -9C 22 7 20,25 11 1 10,75 7 5 5,75 4 2 3,50 17 8 15,00 10 0 10,00 9 1 8,75 7 1 6,75 87 25 80,75 353,328 1329

24 3409 SEVİM ATEŞ -9F 24 4 23,00 8 4 7,00 6 6 4,50 5 1 4,75 18 9 15,75 9 0 9,00 7 2 6,50 6 3 5,25 83 29 75,75 351,390 1385

25 3244 HALİT ERDOĞAN -9B 26 3 25,25 10 2 9,50 6 5 4,75 6 0 6,00 16 9 13,75 8 2 7,50 9 0 9,00 81 21 75,75 351,075 1394

26 3309 BERK BER*ÜR EK -9D 19 4 18,00 9 3 8,25 6 3 5,25 4 2 3,50 18 5 16,75 7 2 6,50 10 0 10,00 7 1 6,75 80 20 75,00 341,850 1695

27 3256 DURU ASLAN -9B 22 6 20,50 12 0 12,00 10 2 9,50 6 0 6,00 13 15 9,25 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,25 89 26 82,50 341,020 1735

28 17 NESLİHAN ÖZDEMİR -9C 21 7 19,25 10 2 9,50 5 6 3,50 6 0 6,00 17 9 14,75 7 3 6,25 10 0 10,00 7 1 6,75 83 28 76,00 340,845 1743

29 0 EYÜP ETHEM SÖNMEZ -9D 20 8 18,00 10 2 9,50 4 7 2,25 4 1 3,75 19 7 17,25 8 2 7,50 6 3 5,25 10 0 10,00 81 30 73,50 340,180 1775
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

30 0 HİRANUR KINALI -9E 25 2 24,50 10 2 9,50 6 5 4,75 4 2 3,50 12 5 10,75 7 3 6,25 10 0 10,00 7 3 6,25 81 22 75,50 339,178 1809

31 3248 DENİZ KURTOĞLU -9B 23 5 21,75 9 3 8,25 6 5 4,75 3 3 2,25 18 6 16,50 7 3 6,25 6 2 5,50 4 5 2,75 76 32 68,00 335,573 1954

32 3262 AHMETBARİSP İKS Y -9B 23 6 21,50 10 2 9,50 5 5 3,75 1 4 0,00 17 9 14,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 4 5,00 79 33 70,75 334,600 1996

33 3242 NURCAN SİLER -9B 20 8 18,00 9 3 8,25 5 6 3,50 5 1 4,75 17 7 15,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 3 4,25 79 30 71,50 330,310 2184

34 3328 AREL HALLACOĞLU -9D 18 5 16,75 8 2 7,50 5 3 4,25 20 6 18,50 8 0 8,00 8 2 7,50 6 2 5,50 73 20 68,00 329,768 2204

35 3251 KEREM ÇAMUR -9B 18 11 15,25 9 3 8,25 6 6 4,50 4 2 3,50 20 6 18,50 7 3 6,25 9 1 8,75 5 3 4,25 78 35 69,25 329,670 2213

36 3246 SAİME BENLİ -9B 21 9 18,75 11 1 10,75 6 5 4,75 6 0 6,00 13 8 11,00 10 0 10,00 8 2 7,50 7 2 6,50 82 27 75,25 327,178 2322

37 3314 AHMET GÖVTAŞ -9D 20 8 18,00 10 2 9,50 6 3 5,25 4 2 3,50 16 13 12,75 8 2 7,50 9 1 8,75 7 2 6,50 80 33 71,75 323,430 2506

38 3318 ENDER ÇÖRTÜK -9D 20 7 18,25 11 1 10,75 6 4 5,00 4 2 3,50 15 13 11,75 8 2 7,50 9 0 9,00 7 2 6,50 80 31 72,25 322,080 2568

39 3300 BERRA GÖKALP -9B 23 6 21,50 9 2 8,50 4 8 2,00 4 2 3,50 19 7 17,25 2 4 1,00 7 3 6,25 68 32 60,00 321,480 2597

40 3369 MERT KAYA -9F 15 4 14,00 9 3 8,25 7 4 6,00 4 2 3,50 18 11 15,25 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 78 29 70,75 320,045 2662

41 3321 İLAYDA KARCIĞA -9D 22 5 20,75 8 4 7,00 5 6 3,50 6 0 6,00 13 9 10,75 9 1 8,75 9 1 8,75 5 3 4,25 77 29 69,75 319,253 2704

42 3259 FURKAN YAVUZ KOÇ -9B 21 9 18,75 9 3 8,25 6 6 4,50 5 1 4,75 17 6 15,50 7 2 6,50 6 1 5,75 71 28 64,00 318,340 2746

43 0 CEYDA ARSLAN -9D 23 4 22,00 10 1 9,75 4 7 2,25 5 1 4,75 15 8 13,00 5 5 3,75 7 2 6,50 3 4 2,00 72 32 64,00 317,843 2760

44 3364 AYŞENUR ÖZKAN -9F 22 5 20,75 7 5 5,75 3 2 2,50 4 2 3,50 18 9 15,75 5 4 4,00 9 1 8,75 1 3 0,25 69 31 61,25 317,175 2787

45 3313 GÜZ ÖZGÜN -9D 20 6 18,50 7 5 5,75 6 4 5,00 5 1 4,75 17 12 14,00 7 3 6,25 9 1 8,75 3 1 2,75 74 33 65,75 316,188 2839

46 3370 MEHMET NURİ ESER -9F 20 10 17,50 9 3 8,25 3 9 0,75 6 0 6,00 18 5 16,75 4 6 2,50 8 1 7,75 4 6 2,50 72 40 62,00 314,990 2903

47 0 SAYDM -9C 12 3 11,25 6 2 5,50 1 3 0,25 3 2 2,50 25 5 23,75 6 1 5,75 5 0 5,00 3 1 2,75 61 17 56,75 310,905 3112

48 3320 ZELİHA DANACI -9D 22 3 21,25 10 2 9,50 5 5 3,75 2 3 1,25 15 5 13,75 6 2 5,50 5 4 4,00 2 4 1,00 67 28 60,00 310,230 3156

49 3281 BATU KAYAR -9C 18 5 16,75 9 3 8,25 6 5 4,75 2 4 1,00 19 9 16,75 3 1 2,75 6 4 5,00 6 3 5,25 69 34 60,50 310,180 3157

50 3319 EMRE ŞAHİN -9D 11 3 10,25 9 2 8,50 4 2 3,50 4 2 3,50 21 4 20,00 8 0 8,00 7 1 6,75 2 0 2,00 66 14 62,50 309,685 3178

51 3391 SARA MELİŞ -9F 11 11 8,25 11 1 10,75 6 3 5,25 5 1 4,75 18 6 16,50 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 76 27 69,25 308,545 3248

52 3386 KUBİLAY -9F 14 6 12,50 7 4 6,00 5 3 4,25 3 3 2,25 21 3 20,25 6 3 5,25 5 3 4,25 5 3 4,25 66 28 59,00 308,145 3270

53 3280 SALİHA KARA -9C 18 12 15,00 9 3 8,25 5 6 3,50 5 1 4,75 18 12 15,00 7 3 6,25 8 2 7,50 5 5 3,75 75 44 64,00 308,135 3271

54 3268 MERVE KURNAZ -9B 13 11 10,25 10 2 9,50 7 3 6,25 3 2 2,50 19 4 18,00 4 3 3,25 9 0 9,00 4 1 3,75 69 26 62,50 304,048 3522

55 3387 BARIŞ AĞDENİZ -9F 17 9 14,75 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 18 8 16,00 6 4 5,00 9 1 8,75 4 3 3,25 70 37 60,75 303,648 3543

56 3226 ÇINAR KABALCI -9A 20 7 18,25 10 2 9,50 5 6 3,50 5 1 4,75 14 11 11,25 8 2 7,50 6 4 5,00 5 5 3,75 73 38 63,50 303,193 3568

57 3277 SELİN ŞANDIR -9C 20 9 17,75 8 4 7,00 3 6 1,50 3 3 2,25 16 13 12,75 5 5 3,75 10 0 10,00 7 1 6,75 72 41 61,75 301,940 3650

58 3292 CEREN GÜZEL -9C 21 9 18,75 9 3 8,25 3 8 1,00 4 2 3,50 14 11 11,25 9 0 9,00 8 1 7,75 4 5 2,75 72 39 62,25 300,935 3729
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

59 3311 ECRİN TUZLUOĞLU -9D 18 6 16,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 15 9 12,75 4 3 3,25 9 1 8,75 3 5 1,75 69 30 61,50 300,100 3806

60 3288 İREM DEVRİM -9C 21 6 19,50 10 2 9,50 6 5 4,75 6 0 6,00 13 6 11,50 4 4 3,00 5 4 4,00 3 6 1,50 68 33 59,75 299,950 3813

61 3353 EMİNE CANAN DEMİR -9E 19 4 18,00 10 2 9,50 3 5 1,75 4 2 3,50 13 9 10,75 9 1 8,75 9 0 9,00 2 3 1,25 69 26 62,50 298,568 3910

62 0 DİLA AVCI -9C 20 9 17,75 4 3 3,25 2 6 0,50 4 2 3,50 18 9 15,75 6 4 5,00 8 1 7,75 3 4 2,00 65 38 55,50 298,328 3924

63 3218 HAVVA NES BE BAŞARAN-9A 19 10 16,50 10 2 9,50 5 7 3,25 6 0 6,00 14 10 11,50 5 5 3,75 7 3 6,25 6 4 5,00 72 41 61,75 296,785 4038

64 3291 MİHRAP GÜNAL -9C 19 11 16,25 6 6 4,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 19 8 17,00 6 4 5,00 6 4 5,00 5 5 3,75 66 48 54,00 295,815 4109

65 3307 EYLÜL YERAL -9D 15 8 13,00 7 5 5,75 4 5 2,75 3 3 2,25 19 9 16,75 6 4 5,00 9 1 8,75 4 2 3,50 67 37 57,75 295,725 4117

66 3372 YUSUF UZUN -9F 16 9 13,75 11 1 10,75 5 6 3,50 3 3 2,25 18 9 15,75 5 5 3,75 7 3 6,25 3 5 1,75 68 41 57,75 295,433 4132

67 3385 MERYEM ÖZ AN -9F 23 5 21,75 8 4 7,00 1 3 0,25 3 3 2,25 14 12 11,00 5 5 3,75 9 1 8,75 1 1 0,75 64 34 55,50 293,165 4309

68 3395 ŞEYMA NUR İPEK -9E 10 5 8,75 7 4 6,00 7 2 6,50 5 1 4,75 17 2 16,50 7 2 6,50 10 0 10,00 2 1 1,75 65 17 60,75 292,435 4372

69 3249 NURSENA BİLGİN -9B 16 4 15,00 7 2 6,50 3 0 3,00 4 2 3,50 17 9 14,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 0 2,00 61 18 56,50 292,075 4403

70 3337 ESMA TÜRKMEN -9E 18 6 16,50 8 3 7,25 5 6 3,50 5 1 4,75 13 11 10,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 68 33 59,75 288,418 4625

71 3243 DOĞA KARATAŞ -9B 19 11 16,25 8 4 7,00 1 9 -1,25 5 1 4,75 15 12 12,00 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 69 46 57,50 287,905 4654

72 3368 KEVKEP N* UZUNYİĞİT -9F 12 11 9,25 7 4 6,00 7 2 6,50 3 2 2,50 20 5 18,75 4 6 2,50 7 2 6,50 3 3 2,25 63 35 54,25 287,393 4689

73 3241 YENİ BAŞKAN ADAYIYIM-9A 17 5 15,75 9 2 8,50 3 7 1,25 5 1 4,75 9 5 7,75 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 69 24 63,00 285,170 4858

74 3301 AHMET KURUM -9C 19 10 16,50 8 4 7,00 1 4 0,00 16 7 14,25 9 1 8,75 5 4 4,00 2 8 0,00 60 38 50,50 281,085 5161

75 3402 ARZU KİRAZ -9A 19 11 16,25 9 3 8,25 5 7 3,25 4 2 3,50 14 16 10,00 7 3 6,25 5 5 3,75 5 5 3,75 68 52 55,00 277,725 5403

76 3257 NUREFŞAN YIL AZ -9B 13 12 10,00 8 3 7,25 7 3 6,25 3 2 2,50 15 7 13,25 7 2 6,50 9 0 9,00 3 3 2,25 65 32 57,00 277,700 5406

77 3265 YUSUF TÜMKAYA -9B 16 14 12,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 4 1,00 22 6 20,50 3 6 1,50 4 6 2,50 2 1 1,75 53 40 43,00 276,148 5510

78 3374 DİYANEE -9F 11 4 10,00 9 3 8,25 6 3 5,25 5 1 4,75 12 3 11,25 4 4 3,00 7 0 7,00 9 0 9,00 63 18 58,50 274,893 5592

79 3324 ALİ EFE ÇETİN -9D 14 11 11,25 8 4 7,00 4 7 2,25 3 3 2,25 17 8 15,00 2 5 0,75 6 3 5,25 7 3 6,25 61 44 50,00 271,410 5833

80 3345 BİLAL AÇIK -9E 15 2 14,50 10 2 9,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 6 7,50 7 1 6,75 10 0 10,00 4 1 3,75 61 14 57,50 270,945 5876

81 3350 ELİF NAZ TURĞUT -9E 18 10 15,50 8 4 7,00 3 5 1,75 2 4 1,00 14 11 11,25 5 4 4,00 7 3 6,25 4 1 3,75 61 42 50,50 270,108 5955

82 3408 SELÇUK ÖRGÜN -9C 15 8 13,00 11 1 10,75 6 4 5,00 5 1 4,75 11 9 8,75 5 3 4,25 7 2 6,50 4 4 3,00 64 32 56,00 269,525 5986

83 3325 BİLGE GÖKÇE -9D 18 6 16,50 7 2 6,50 7 2 6,50 4 2 3,50 11 11 8,25 2 1 1,75 7 1 6,75 3 2 2,50 59 27 52,25 267,823 6104

84 3326 EMRE YILMAZ -9D 10 4 9,00 9 3 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 15 6 13,50 8 1 7,75 7 1 6,75 1 0 1,00 58 21 52,75 267,685 6110

85 3339 YİĞİT EYÜPOĞLU -9E 13 6 11,50 5 2 4,50 1 1 0,75 5 0 5,00 17 6 15,50 4 2 3,50 6 2 5,50 1 1 0,75 52 20 47,00 267,428 6136

86 0 NİSA AKSU -9E 13 6 11,50 9 1 8,75 2 0 2,00 15 5 13,75 7 2 6,50 5 2 4,50 3 2 2,50 54 18 49,50 267,008 6174

87 0 BERKAY ÇELİK -9E 10 8 8,00 9 3 8,25 7 5 5,75 3 2 2,50 17 10 14,50 5 3 4,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 58 38 48,50 260,550 6698
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

88 3354 BERKAY ÖZEN -9E 10 5 8,75 9 3 8,25 4 8 2,00 4 2 3,50 14 12 11,00 9 1 8,75 9 1 8,75 2 2 1,50 61 34 52,50 258,743 6872

89 3396 NİLSU DURMAZ -9E 16 9 13,75 11 1 10,75 4 5 2,75 3 3 2,25 13 6 11,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 52 29 44,75 256,850 7026

90 3330 SUDE PARLAK -9D 19 8 17,00 9 3 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 10 8 8,00 2 3 1,25 4 3 3,25 3 0 3,00 54 30 46,50 256,495 7051

91 3221 MUSTAFA KEREM TUNCEL-9A 15 7 13,25 9 3 8,25 3 4 2,00 5 1 4,75 15 7 13,25 47 22 41,50 254,630 7199

92 3332 RABİA RİFAİOĞLU -9E 9 4 8,00 7 5 5,75 6 3 5,25 3 3 2,25 17 6 15,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 50 24 44,00 254,238 7233

93 3267 KEREM TIRAŞ -9B 18 12 15,00 9 3 8,25 6 6 4,50 5 1 4,75 6 8 4,00 5 2 4,50 9 1 8,75 4 5 2,75 62 38 52,50 252,020 7409

94 3271 İREMSU AKDOĞAN -9B 19 9 16,75 10 2 9,50 4 6 2,50 5 1 4,75 7 8 5,00 2 7 0,25 7 3 6,25 4 4 3,00 58 40 48,00 250,138 7580

95 3247 ALPEREN DEDEOĞLU -9B 9 8 7,00 10 2 9,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 9 11,75 4 5 2,75 7 2 6,50 6 2 5,50 57 37 47,75 247,930 7764

96 3355 EZGİ ALTUNAY -9E 15 9 12,75 3 0 3,00 16 8 14,00 4 1 3,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 44 22 38,50 247,680 7788

97 3275 EMİRHAN HOCAOĞLU -9C 12 8 10,00 9 3 8,25 5 3 4,25 3 3 2,25 10 5 8,75 9 0 9,00 3 5 1,75 4 1 3,75 55 28 48,00 246,053 7910

98 3349 ÖZLEM KÜÇÜK -9E 14 12 11,00 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 8 12,00 6 4 5,00 2 1 1,75 2 6 0,50 51 36 42,00 246,053 7910

99 3381 FERİDUN DEMİR -9F 10 10 7,50 9 3 8,25 4 4 3,00 2 4 1,00 16 8 14,00 3 5 1,75 6 1 5,75 50 35 41,25 242,935 8182

100 3306 MEHMET KARATAŞ -9D 11 13 7,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 13 10 10,50 8 2 7,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 38 37,50 224,695 9802

101 3351 ECE -9E 15 11 12,25 11 1 10,75 5 7 3,25 4 2 3,50 6 9 3,75 3 6 1,50 6 3 5,25 1 2 0,50 51 41 40,75 222,123 10060

102 3356 DUYGU YÜKSEL -9E 9 1 8,75 9 0 9,00 2 0 2,00 5 1 4,75 8 3 7,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 40 6 38,50 220,273 10245

103 3316 ATAHAN BIKMAZ -9D 8 3 7,25 9 2 8,50 4 4 3,00 4 2 3,50 5 4 4,00 6 4 5,00 9 1 8,75 6 3 5,25 51 23 45,25 219,893 10273

104 3397 ELİF NAZ ULUS -9E 0 1 -0,25 19 5 17,75 9 1 8,75 6 0 6,00 34 7 32,25 217,610 10463

105 3400 MUHAMMED SAID 1 1 0,75 9 3 8,25 6 5 4,75 4 2 3,50 10 4 9,00 2 4 1,00 7 2 6,50 2 4 1,00 41 25 34,75 200,413 12181

106 3363 İBRAHIM GÜNAY -9F 6 3 5,25 8 4 7,00 3 6 1,50 2 2 1,50 9 7 7,25 6 4 5,00 5 2 4,50 39 28 32,00 198,595 12371

107 3346 ELİF ÇOKBİLGİ -9D 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 6 5 4,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 2 5,50 39 20 34,00 191,770 13066

108 3312 MUSTAFA EMİN -9D 0 2 -0,50 6 6 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 9 9 6,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 40 28 33,00 186,723 13635

109 3338 YUSUF YILDIZ -9E 2 10 -0,50 7 1 6,75 1 0 1,00 5 1 4,75 4 4 3,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 6 2,50 42 23 36,25 181,273 14238

110 3405 ERKAN YUMUK -9A 8 3 7,25 0 3 -0,75 11 13 7,75 2 8 0,00 2 6 0,50 5 5 3,75 28 38 18,50 161,280 16448

111 3235 EDA NAZ SAVRAN -9A 9 2 8,50 3 1 2,75 5 5 3,75 6 4 5,00 23 12 20,00 149,185 17799

112 0 KARADA O TTAŞ -9A 5 22 -0,50 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 1 -0,25 8 18 3,50 8 2 7,50 7 2 6,50 6 4 5,00 36 63 20,25 148,905 17832

113 3412 M KÜRŞADÜ NSAL -9A 2 27 -4,75 1 10 -1,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 11 18 6,50 3 7 1,25 4 6 2,50 3 6 1,50 27 89 4,75 118,220 20623

114 3237 RÜVEYDA ÖZDİL -9A 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 0 3,00 8 7 6,25 117,890 20649

115 0 *SMAİL ÇİPENİN KOLU -9C 8 22 2,50 3 9 0,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 5 25 -1,25 6 4 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 29 91 6,25 113,850 20939

116 0 ZEYNEP -MĞ 9 21 3,75 2 10 -0,50 1 11 -1,75 2 4 1,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 101,663 21545
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

117 3224 SALİH PARLAK AHAN -9A 5 5 3,75 6 4 5,00 11 9 8,75

118 3236 EZGİ BÖNCEOĞLU -9A 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 2 3,50 2 3 1,25 14 26 7,50

119 3382 KADİR KAĞAN SERBEST-9F 0 3 -0,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 7 7 5,25

120 0 SEMİH ÇAKMAK -9C 2 10 -0,50 4 4 3,00 6 14 2,50

121 88888 ABDULBEKİR -MZ 0 0 0,00

122 0 0 0 0,00

123 0 0 0 0,00

124 0 0 0 0,00

125 0 0 0 0,00

126 0 0 0 0,00

127 0 0 0 0,00

128 0 0 0 0,00

129 0 0 0 0,00

130 0 0 0 0,00

131 0 0 0 0,00

132 0 İSMAİL ÇİPE -9C 4 25 -2,25 1 11 -1,75 3 9 0,75 3 3 2,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 21 98 -3,50

133 3238 SALİH KARA -9A 0 3 -0,75 2 10 -0,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 8 48 -4,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
-9A -9B -9C -9D -9E -9F -MĞ -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-9A -9B -9C -9D -9E -9F -MĞ



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: 

KATILIMLAR

1 3400 MUHAMMED SAID 1 1 0,75 9 3 8,25 6 5 4,75 4 2 3,50 10 4 9,00 2 4 1,00 7 2 6,50 2 4 1,00 41 25 34,75 200,413 12181

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0,00

5 0 0 0 0,00

6 0 0 0 0,00

7 0 0 0 0,00

8 0 0 0 0,00

9 0 0 0 0,00

10 0 0 0 0,00

11 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 3222 İREM GÜLER TİRİT -9A 24 3 23,25 11 1 10,75 9 2 8,50 6 0 6,00 21 9 18,75 8 2 7,50 10 0 10,00 5 4 4,00 94 21 88,75 388,255 519

2 3401 ESMA TOMBUL -9A 19 6 17,50 11 1 10,75 9 1 8,75 4 0 4,00 21 4 20,00 8 2 7,50 6 1 5,75 4 6 2,50 82 21 76,75 355,378 1264

3 3226 ÇINAR KABALCI -9A 20 7 18,25 10 2 9,50 5 6 3,50 5 1 4,75 14 11 11,25 8 2 7,50 6 4 5,00 5 5 3,75 73 38 63,50 303,193 3568

4 3218 HAVVA NES BE BAŞARAN-9A 19 10 16,50 10 2 9,50 5 7 3,25 6 0 6,00 14 10 11,50 5 5 3,75 7 3 6,25 6 4 5,00 72 41 61,75 296,785 4038

5 3241 YENİ BAŞKAN ADAYIYIM-9A 17 5 15,75 9 2 8,50 3 7 1,25 5 1 4,75 9 5 7,75 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 69 24 63,00 285,170 4858

6 3402 ARZU KİRAZ -9A 19 11 16,25 9 3 8,25 5 7 3,25 4 2 3,50 14 16 10,00 7 3 6,25 5 5 3,75 5 5 3,75 68 52 55,00 277,725 5403

7 3221 MUSTAFA KEREM TUNCEL-9A 15 7 13,25 9 3 8,25 3 4 2,00 5 1 4,75 15 7 13,25 47 22 41,50 254,630 7199

8 3405 ERKAN YUMUK -9A 8 3 7,25 0 3 -0,75 11 13 7,75 2 8 0,00 2 6 0,50 5 5 3,75 28 38 18,50 161,280 16448

9 3235 EDA NAZ SAVRAN -9A 9 2 8,50 3 1 2,75 5 5 3,75 6 4 5,00 23 12 20,00 149,185 17799

10 0 KARADA O TTAŞ -9A 5 22 -0,50 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 1 -0,25 8 18 3,50 8 2 7,50 7 2 6,50 6 4 5,00 36 63 20,25 148,905 17832

11 3412 M KÜRŞADÜ NSAL -9A 2 27 -4,75 1 10 -1,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 11 18 6,50 3 7 1,25 4 6 2,50 3 6 1,50 27 89 4,75 118,220 20623

12 3237 RÜVEYDA ÖZDİL -9A 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 0 3,00 8 7 6,25 117,890 20649

13 3224 SALİH PARLAK AHAN -9A 5 5 3,75 6 4 5,00 11 9 8,75

14 3236 EZGİ BÖNCEOĞLU -9A 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 2 3,50 2 3 1,25 14 26 7,50

15 3238 SALİH KARA -9A 0 3 -0,75 2 10 -0,50 3 9 0,75 0 5 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 8 48 -4,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 3253 NUREVŞAN ALKAÇ -9B 29 0 29,00 11 1 10,75 12 0 12,00 6 0 6,00 26 1 25,75 9 0 9,00 9 1 8,75 7 1 6,75 109 4 108,00 461,013 30

2 3245 CEYLİN TIRAŞ -9B 30 0 30,00 11 1 10,75 10 1 9,75 6 0 6,00 24 3 23,25 10 0 10,00 8 0 8,00 7 2 6,50 106 7 104,25 447,833 53

3 3263 ŞERİFE OKUR -9B 28 1 27,75 11 1 10,75 11 0 11,00 6 0 6,00 22 2 21,50 8 1 7,75 8 0 8,00 9 1 8,75 103 6 101,50 432,233 103

4 3255 EFE ANUŞ -9B 25 2 24,50 10 2 9,50 4 8 2,00 4 2 3,50 24 6 22,50 10 0 10,00 9 1 8,75 7 3 6,25 93 24 87,00 397,270 364

5 3269 AHMET KAAN AVCI -9B 25 5 23,75 11 1 10,75 5 6 3,50 5 1 4,75 22 6 20,50 7 3 6,25 8 2 7,50 8 1 7,75 91 25 84,75 385,788 564

6 0 EGE EREN SÜRÜ Ü -9B 25 1 24,75 10 2 9,50 4 8 2,00 4 2 3,50 19 7 17,25 8 2 7,50 6 4 5,00 7 3 6,25 83 29 75,75 359,728 1141

7 3254 REYHAN ÜZEL -9B 24 5 22,75 10 2 9,50 4 8 2,00 3 3 2,25 19 7 17,25 8 2 7,50 7 3 6,25 9 1 8,75 84 31 76,25 355,945 1247

8 3244 HALİT ERDOĞAN -9B 26 3 25,25 10 2 9,50 6 5 4,75 6 0 6,00 16 9 13,75 8 2 7,50 9 0 9,00 81 21 75,75 351,075 1394

9 3256 DURU ASLAN -9B 22 6 20,50 12 0 12,00 10 2 9,50 6 0 6,00 13 15 9,25 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,25 89 26 82,50 341,020 1735

10 3248 DENİZ KURTOĞLU -9B 23 5 21,75 9 3 8,25 6 5 4,75 3 3 2,25 18 6 16,50 7 3 6,25 6 2 5,50 4 5 2,75 76 32 68,00 335,573 1954

11 3262 AHMETBARİSP İKS Y -9B 23 6 21,50 10 2 9,50 5 5 3,75 1 4 0,00 17 9 14,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 4 5,00 79 33 70,75 334,600 1996

12 3242 NURCAN SİLER -9B 20 8 18,00 9 3 8,25 5 6 3,50 5 1 4,75 17 7 15,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 3 4,25 79 30 71,50 330,310 2184

13 3251 KEREM ÇAMUR -9B 18 11 15,25 9 3 8,25 6 6 4,50 4 2 3,50 20 6 18,50 7 3 6,25 9 1 8,75 5 3 4,25 78 35 69,25 329,670 2213

14 3246 SAİME BENLİ -9B 21 9 18,75 11 1 10,75 6 5 4,75 6 0 6,00 13 8 11,00 10 0 10,00 8 2 7,50 7 2 6,50 82 27 75,25 327,178 2322

15 3300 BERRA GÖKALP -9B 23 6 21,50 9 2 8,50 4 8 2,00 4 2 3,50 19 7 17,25 2 4 1,00 7 3 6,25 68 32 60,00 321,480 2597

16 3259 FURKAN YAVUZ KOÇ -9B 21 9 18,75 9 3 8,25 6 6 4,50 5 1 4,75 17 6 15,50 7 2 6,50 6 1 5,75 71 28 64,00 318,340 2746

17 3268 MERVE KURNAZ -9B 13 11 10,25 10 2 9,50 7 3 6,25 3 2 2,50 19 4 18,00 4 3 3,25 9 0 9,00 4 1 3,75 69 26 62,50 304,048 3522

18 3249 NURSENA BİLGİN -9B 16 4 15,00 7 2 6,50 3 0 3,00 4 2 3,50 17 9 14,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 0 2,00 61 18 56,50 292,075 4403

19 3243 DOĞA KARATAŞ -9B 19 11 16,25 8 4 7,00 1 9 -1,25 5 1 4,75 15 12 12,00 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 69 46 57,50 287,905 4654

20 3257 NUREFŞAN YIL AZ -9B 13 12 10,00 8 3 7,25 7 3 6,25 3 2 2,50 15 7 13,25 7 2 6,50 9 0 9,00 3 3 2,25 65 32 57,00 277,700 5406

21 3265 YUSUF TÜMKAYA -9B 16 14 12,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 4 1,00 22 6 20,50 3 6 1,50 4 6 2,50 2 1 1,75 53 40 43,00 276,148 5510

22 3267 KEREM TIRAŞ -9B 18 12 15,00 9 3 8,25 6 6 4,50 5 1 4,75 6 8 4,00 5 2 4,50 9 1 8,75 4 5 2,75 62 38 52,50 252,020 7409

23 3271 İREMSU AKDOĞAN -9B 19 9 16,75 10 2 9,50 4 6 2,50 5 1 4,75 7 8 5,00 2 7 0,25 7 3 6,25 4 4 3,00 58 40 48,00 250,138 7580

24 3247 ALPEREN DEDEOĞLU -9B 9 8 7,00 10 2 9,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 9 11,75 4 5 2,75 7 2 6,50 6 2 5,50 57 37 47,75 247,930 7764



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 3284 DOĞA KARPUZ -9C 26 4 25,00 11 1 10,75 8 4 7,00 5 1 4,75 22 8 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,50 100 20 95,00 407,725 253

2 3299 MUSTAFA BİLGİLİ -9C 24 5 22,75 11 1 10,75 7 5 5,75 4 2 3,50 18 9 15,75 10 0 10,00 9 1 8,75 7 1 6,75 90 24 84,00 367,625 943

3 3273 ARDA BEDİROĞLU -9C 22 7 20,25 11 1 10,75 7 5 5,75 4 2 3,50 17 8 15,00 10 0 10,00 9 1 8,75 7 1 6,75 87 25 80,75 353,328 1329

4 17 NESLİHAN ÖZDEMİR -9C 21 7 19,25 10 2 9,50 5 6 3,50 6 0 6,00 17 9 14,75 7 3 6,25 10 0 10,00 7 1 6,75 83 28 76,00 340,845 1743

5 0 SAYDM -9C 12 3 11,25 6 2 5,50 1 3 0,25 3 2 2,50 25 5 23,75 6 1 5,75 5 0 5,00 3 1 2,75 61 17 56,75 310,905 3112

6 3281 BATU KAYAR -9C 18 5 16,75 9 3 8,25 6 5 4,75 2 4 1,00 19 9 16,75 3 1 2,75 6 4 5,00 6 3 5,25 69 34 60,50 310,180 3157

7 3280 SALİHA KARA -9C 18 12 15,00 9 3 8,25 5 6 3,50 5 1 4,75 18 12 15,00 7 3 6,25 8 2 7,50 5 5 3,75 75 44 64,00 308,135 3271

8 3277 SELİN ŞANDIR -9C 20 9 17,75 8 4 7,00 3 6 1,50 3 3 2,25 16 13 12,75 5 5 3,75 10 0 10,00 7 1 6,75 72 41 61,75 301,940 3650

9 3292 CEREN GÜZEL -9C 21 9 18,75 9 3 8,25 3 8 1,00 4 2 3,50 14 11 11,25 9 0 9,00 8 1 7,75 4 5 2,75 72 39 62,25 300,935 3729

10 3288 İREM DEVRİM -9C 21 6 19,50 10 2 9,50 6 5 4,75 6 0 6,00 13 6 11,50 4 4 3,00 5 4 4,00 3 6 1,50 68 33 59,75 299,950 3813

11 0 DİLA AVCI -9C 20 9 17,75 4 3 3,25 2 6 0,50 4 2 3,50 18 9 15,75 6 4 5,00 8 1 7,75 3 4 2,00 65 38 55,50 298,328 3924

12 3291 MİHRAP GÜNAL -9C 19 11 16,25 6 6 4,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 19 8 17,00 6 4 5,00 6 4 5,00 5 5 3,75 66 48 54,00 295,815 4109

13 3301 AHMET KURUM -9C 19 10 16,50 8 4 7,00 1 4 0,00 16 7 14,25 9 1 8,75 5 4 4,00 2 8 0,00 60 38 50,50 281,085 5161

14 3408 SELÇUK ÖRGÜN -9C 15 8 13,00 11 1 10,75 6 4 5,00 5 1 4,75 11 9 8,75 5 3 4,25 7 2 6,50 4 4 3,00 64 32 56,00 269,525 5986

15 3275 EMİRHAN HOCAOĞLU -9C 12 8 10,00 9 3 8,25 5 3 4,25 3 3 2,25 10 5 8,75 9 0 9,00 3 5 1,75 4 1 3,75 55 28 48,00 246,053 7910

16 0 *SMAİL ÇİPENİN KOLU -9C 8 22 2,50 3 9 0,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 5 25 -1,25 6 4 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 29 91 6,25 113,850 20939

17 0 SEMİH ÇAKMAK -9C 2 10 -0,50 4 4 3,00 6 14 2,50

18 0 İSMAİL ÇİPE -9C 4 25 -2,25 1 11 -1,75 3 9 0,75 3 3 2,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 21 98 -3,50
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-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 3304 YİĞİT ZEYTUN -9D 27 2 26,50 12 0 12,00 8 4 7,00 6 0 6,00 24 5 22,75 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 101 17 96,75 423,473 139

2 33 İSMET EREN AKDAĞ -9D 27 3 26,25 11 1 10,75 6 6 4,50 5 1 4,75 21 6 19,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 2 3,50 89 24 83,00 385,135 577

3 3323 KAYRA MELİH ÖZTÜRK -9D 24 4 23,00 10 2 9,50 7 3 6,25 4 2 3,50 21 6 19,50 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 90 23 84,25 380,085 662

4 3308 CANDENİZ BÜYÜKTEPE -9D 22 6 20,50 11 1 10,75 8 4 7,00 4 2 3,50 21 7 19,25 9 1 8,75 7 2 6,50 8 2 7,50 90 25 83,75 373,070 801

5 3331 DEFNE YOLCU -9D 22 6 20,50 9 3 8,25 7 4 6,00 5 1 4,75 21 4 20,00 7 2 6,50 8 2 7,50 6 3 5,25 85 25 78,75 365,203 998

6 3309 BERK BER*ÜR EK -9D 19 4 18,00 9 3 8,25 6 3 5,25 4 2 3,50 18 5 16,75 7 2 6,50 10 0 10,00 7 1 6,75 80 20 75,00 341,850 1695

7 0 EYÜP ETHEM SÖNMEZ -9D 20 8 18,00 10 2 9,50 4 7 2,25 4 1 3,75 19 7 17,25 8 2 7,50 6 3 5,25 10 0 10,00 81 30 73,50 340,180 1775

8 3328 AREL HALLACOĞLU -9D 18 5 16,75 8 2 7,50 5 3 4,25 20 6 18,50 8 0 8,00 8 2 7,50 6 2 5,50 73 20 68,00 329,768 2204

9 3314 AHMET GÖVTAŞ -9D 20 8 18,00 10 2 9,50 6 3 5,25 4 2 3,50 16 13 12,75 8 2 7,50 9 1 8,75 7 2 6,50 80 33 71,75 323,430 2506

10 3318 ENDER ÇÖRTÜK -9D 20 7 18,25 11 1 10,75 6 4 5,00 4 2 3,50 15 13 11,75 8 2 7,50 9 0 9,00 7 2 6,50 80 31 72,25 322,080 2568

11 3321 İLAYDA KARCIĞA -9D 22 5 20,75 8 4 7,00 5 6 3,50 6 0 6,00 13 9 10,75 9 1 8,75 9 1 8,75 5 3 4,25 77 29 69,75 319,253 2704

12 0 CEYDA ARSLAN -9D 23 4 22,00 10 1 9,75 4 7 2,25 5 1 4,75 15 8 13,00 5 5 3,75 7 2 6,50 3 4 2,00 72 32 64,00 317,843 2760

13 3313 GÜZ ÖZGÜN -9D 20 6 18,50 7 5 5,75 6 4 5,00 5 1 4,75 17 12 14,00 7 3 6,25 9 1 8,75 3 1 2,75 74 33 65,75 316,188 2839

14 3320 ZELİHA DANACI -9D 22 3 21,25 10 2 9,50 5 5 3,75 2 3 1,25 15 5 13,75 6 2 5,50 5 4 4,00 2 4 1,00 67 28 60,00 310,230 3156

15 3319 EMRE ŞAHİN -9D 11 3 10,25 9 2 8,50 4 2 3,50 4 2 3,50 21 4 20,00 8 0 8,00 7 1 6,75 2 0 2,00 66 14 62,50 309,685 3178

16 3311 ECRİN TUZLUOĞLU -9D 18 6 16,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 15 9 12,75 4 3 3,25 9 1 8,75 3 5 1,75 69 30 61,50 300,100 3806

17 3307 EYLÜL YERAL -9D 15 8 13,00 7 5 5,75 4 5 2,75 3 3 2,25 19 9 16,75 6 4 5,00 9 1 8,75 4 2 3,50 67 37 57,75 295,725 4117

18 3324 ALİ EFE ÇETİN -9D 14 11 11,25 8 4 7,00 4 7 2,25 3 3 2,25 17 8 15,00 2 5 0,75 6 3 5,25 7 3 6,25 61 44 50,00 271,410 5833

19 3325 BİLGE GÖKÇE -9D 18 6 16,50 7 2 6,50 7 2 6,50 4 2 3,50 11 11 8,25 2 1 1,75 7 1 6,75 3 2 2,50 59 27 52,25 267,823 6104

20 3326 EMRE YILMAZ -9D 10 4 9,00 9 3 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 15 6 13,50 8 1 7,75 7 1 6,75 1 0 1,00 58 21 52,75 267,685 6110

21 3330 SUDE PARLAK -9D 19 8 17,00 9 3 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 10 8 8,00 2 3 1,25 4 3 3,25 3 0 3,00 54 30 46,50 256,495 7051

22 3306 MEHMET KARATAŞ -9D 11 13 7,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 13 10 10,50 8 2 7,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 38 37,50 224,695 9802

23 3316 ATAHAN BIKMAZ -9D 8 3 7,25 9 2 8,50 4 4 3,00 4 2 3,50 5 4 4,00 6 4 5,00 9 1 8,75 6 3 5,25 51 23 45,25 219,893 10273

24 3346 ELİF ÇOKBİLGİ -9D 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 6 5 4,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 2 5,50 39 20 34,00 191,770 13066

25 3312 MUSTAFA EMİN -9D 0 2 -0,50 6 6 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 9 9 6,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 40 28 33,00 186,723 13635



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 0 HİRANUR KINALI -9E 25 2 24,50 10 2 9,50 6 5 4,75 4 2 3,50 12 5 10,75 7 3 6,25 10 0 10,00 7 3 6,25 81 22 75,50 339,178 1809

2 3353 EMİNE CANAN DEMİR -9E 19 4 18,00 10 2 9,50 3 5 1,75 4 2 3,50 13 9 10,75 9 1 8,75 9 0 9,00 2 3 1,25 69 26 62,50 298,568 3910

3 3395 ŞEYMA NUR İPEK -9E 10 5 8,75 7 4 6,00 7 2 6,50 5 1 4,75 17 2 16,50 7 2 6,50 10 0 10,00 2 1 1,75 65 17 60,75 292,435 4372

4 3337 ESMA TÜRKMEN -9E 18 6 16,50 8 3 7,25 5 6 3,50 5 1 4,75 13 11 10,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 68 33 59,75 288,418 4625

5 3345 BİLAL AÇIK -9E 15 2 14,50 10 2 9,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 6 7,50 7 1 6,75 10 0 10,00 4 1 3,75 61 14 57,50 270,945 5876

6 3350 ELİF NAZ TURĞUT -9E 18 10 15,50 8 4 7,00 3 5 1,75 2 4 1,00 14 11 11,25 5 4 4,00 7 3 6,25 4 1 3,75 61 42 50,50 270,108 5955

7 3339 YİĞİT EYÜPOĞLU -9E 13 6 11,50 5 2 4,50 1 1 0,75 5 0 5,00 17 6 15,50 4 2 3,50 6 2 5,50 1 1 0,75 52 20 47,00 267,428 6136

8 0 NİSA AKSU -9E 13 6 11,50 9 1 8,75 2 0 2,00 15 5 13,75 7 2 6,50 5 2 4,50 3 2 2,50 54 18 49,50 267,008 6174

9 0 BERKAY ÇELİK -9E 10 8 8,00 9 3 8,25 7 5 5,75 3 2 2,50 17 10 14,50 5 3 4,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 58 38 48,50 260,550 6698

10 3354 BERKAY ÖZEN -9E 10 5 8,75 9 3 8,25 4 8 2,00 4 2 3,50 14 12 11,00 9 1 8,75 9 1 8,75 2 2 1,50 61 34 52,50 258,743 6872

11 3396 NİLSU DURMAZ -9E 16 9 13,75 11 1 10,75 4 5 2,75 3 3 2,25 13 6 11,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 52 29 44,75 256,850 7026

12 3332 RABİA RİFAİOĞLU -9E 9 4 8,00 7 5 5,75 6 3 5,25 3 3 2,25 17 6 15,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 50 24 44,00 254,238 7233

13 3355 EZGİ ALTUNAY -9E 15 9 12,75 3 0 3,00 16 8 14,00 4 1 3,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 44 22 38,50 247,680 7788

14 3349 ÖZLEM KÜÇÜK -9E 14 12 11,00 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 8 12,00 6 4 5,00 2 1 1,75 2 6 0,50 51 36 42,00 246,053 7910

15 3351 ECE -9E 15 11 12,25 11 1 10,75 5 7 3,25 4 2 3,50 6 9 3,75 3 6 1,50 6 3 5,25 1 2 0,50 51 41 40,75 222,123 10060

16 3356 DUYGU YÜKSEL -9E 9 1 8,75 9 0 9,00 2 0 2,00 5 1 4,75 8 3 7,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 40 6 38,50 220,273 10245

17 3397 ELİF NAZ ULUS -9E 0 1 -0,25 19 5 17,75 9 1 8,75 6 0 6,00 34 7 32,25 217,610 10463

18 3338 YUSUF YILDIZ -9E 2 10 -0,50 7 1 6,75 1 0 1,00 5 1 4,75 4 4 3,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 6 2,50 42 23 36,25 181,273 14238
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-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 3390 MAJED   MGHARBEL -9F 21 8 19,00 11 1 10,75 7 5 5,75 5 1 4,75 24 4 23,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,25 95 22 89,50 392,443 436

2 3389 OSAMA MAAZ -9F 22 6 20,50 9 3 8,25 8 3 7,25 5 1 4,75 23 5 21,75 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 92 23 86,25 385,455 570

3 3362 ARDA AKYILDIZ -9F 22 6 20,50 10 2 9,50 6 5 4,75 5 1 4,75 22 6 20,50 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 93 22 87,50 383,805 600

4 3361 PINAR URUÇ -9F 24 2 23,50 9 2 8,50 7 3 6,25 3 2 2,50 18 2 17,50 9 1 8,75 9 0 9,00 8 1 7,75 87 13 83,75 373,700 796

5 3377 ÖMER YILMAZ -9F 22 7 20,25 10 2 9,50 5 7 3,25 2 4 1,00 24 6 22,50 9 1 8,75 9 1 8,75 5 4 4,00 86 32 78,00 369,878 880

6 3388 JOZEF KALAYCIOĞLU -9F 21 5 19,75 11 1 10,75 5 7 3,25 21 4 20,00 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 83 21 77,75 360,608 1112

7 3409 SEVİM ATEŞ -9F 24 4 23,00 8 4 7,00 6 6 4,50 5 1 4,75 18 9 15,75 9 0 9,00 7 2 6,50 6 3 5,25 83 29 75,75 351,390 1385

8 3369 MERT KAYA -9F 15 4 14,00 9 3 8,25 7 4 6,00 4 2 3,50 18 11 15,25 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 78 29 70,75 320,045 2662

9 3364 AYŞENUR ÖZKAN -9F 22 5 20,75 7 5 5,75 3 2 2,50 4 2 3,50 18 9 15,75 5 4 4,00 9 1 8,75 1 3 0,25 69 31 61,25 317,175 2787

10 3370 MEHMET NURİ ESER -9F 20 10 17,50 9 3 8,25 3 9 0,75 6 0 6,00 18 5 16,75 4 6 2,50 8 1 7,75 4 6 2,50 72 40 62,00 314,990 2903

11 3391 SARA MELİŞ -9F 11 11 8,25 11 1 10,75 6 3 5,25 5 1 4,75 18 6 16,50 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 76 27 69,25 308,545 3248

12 3386 KUBİLAY -9F 14 6 12,50 7 4 6,00 5 3 4,25 3 3 2,25 21 3 20,25 6 3 5,25 5 3 4,25 5 3 4,25 66 28 59,00 308,145 3270

13 3387 BARIŞ AĞDENİZ -9F 17 9 14,75 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 18 8 16,00 6 4 5,00 9 1 8,75 4 3 3,25 70 37 60,75 303,648 3543

14 3372 YUSUF UZUN -9F 16 9 13,75 11 1 10,75 5 6 3,50 3 3 2,25 18 9 15,75 5 5 3,75 7 3 6,25 3 5 1,75 68 41 57,75 295,433 4132

15 3385 MERYEM ÖZ AN -9F 23 5 21,75 8 4 7,00 1 3 0,25 3 3 2,25 14 12 11,00 5 5 3,75 9 1 8,75 1 1 0,75 64 34 55,50 293,165 4309

16 3368 KEVKEP N* UZUNYİĞİT -9F 12 11 9,25 7 4 6,00 7 2 6,50 3 2 2,50 20 5 18,75 4 6 2,50 7 2 6,50 3 3 2,25 63 35 54,25 287,393 4689

17 3374 DİYANEE -9F 11 4 10,00 9 3 8,25 6 3 5,25 5 1 4,75 12 3 11,25 4 4 3,00 7 0 7,00 9 0 9,00 63 18 58,50 274,893 5592

18 3381 FERİDUN DEMİR -9F 10 10 7,50 9 3 8,25 4 4 3,00 2 4 1,00 16 8 14,00 3 5 1,75 6 1 5,75 50 35 41,25 242,935 8182

19 3363 İBRAHIM GÜNAY -9F 6 3 5,25 8 4 7,00 3 6 1,50 2 2 1,50 9 7 7,25 6 4 5,00 5 2 4,50 39 28 32,00 198,595 12371

20 3382 KADİR KAĞAN SERBEST-9F 0 3 -0,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 7 7 5,25
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-MĞ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -MĞ

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP -MĞ 9 21 3,75 2 10 -0,50 1 11 -1,75 2 4 1,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 101,663 21545
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-MZ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 133 268 650 22989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,52 10,55 9,88 6,67 4,14 5,64 3,48 4,97 2,24 3,14 2,17 2,59 9,34 8,62 7,19 4,73 3,63 3,83 4,64 2,76 3,95 3,06 3,32 2,23 47,58 40,16 37,55 223,150

Okul Ortalaması 16,63 7,08 14,86 8,36 2,71 7,68 4,59 4,54 3,45 3,63 1,59 3,23 15,29 7,86 13,33 6,28 2,68 5,61 6,95 1,79 6,50 4,39 2,58 3,75 66,12 30,83 58,41 296,240

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 88888 ABDULBEKİR -MZ 0 0 0,00
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

(11)
0,75 8,25 4,75 3,50 9,00 1,00 6,50 1,00 34,75 200,410

Okul
(133)

14,86 (8) 7,68 (3) 3,45 (1) 3,23 (3) 13,33 (6) 5,61 (8) 6,50 (4) 3,75 (8) 58,41 (7) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (16) 8,37 (9) 4,28 (6) 3,13 (6) 15,66 (13) 6,24 (16) 6,82 (9) 4,41 (15) 65,42 (15) 320,790
İl

(650)
10,84 (42) 5,48 (10) 2,46 (6) 2,42 (7) 8,45 (15) 4,05 (34) 4,11 (9) 2,36 (21) 40,17 (40) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (765) 5,64 (101) 2,24 (55) 2,59 (95) 7,19 (313) 3,83 (509) 3,95 (128) 2,23 (345) 37,55 (1060) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 şubesinde 11

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 641. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (1 Öğrenci) 30 1,00 1,00 3

Türkçe 30 1,00 1,00 3
[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0 0 0

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 0 0 0

[-] Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0 0 0

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0 1,00 0

[-] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 0 0 0

[-] İsim (Ad) 3 1,00 0 33

[-] HİKÂYE 1 0 0 0

[-] Yazım Kuralları 2 0 0 0

[-] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 0 0 0

[-] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0

[-] Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0 0 0

[-] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0 0 0

[-] Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0

[-] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0 0 0

Soru D Y %

TYT Sosyal (1 Öğrenci) 30 19,00 10,00 63

Tarih-1 12 9,00 3,00 75
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 2,00 0 100

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 2,00 0 100

[+] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 2,00 2,00 50

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,00 1,00 50

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1 12 6,00 5,00 50
[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 1,00 0 100

[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 1,00 2,00 33

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 1,00 2,00 25

[+] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 2,00 1,00 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4,00 2,00 67
[-] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,00 2,00 33

[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 3,00 0 100

Soru D Y %

TYT Matematik (1 Öğrenci) 30 10,00 4,00 33

Matematik-1 30 10,00 4,00 33
[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,00 1,00 50

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 2,00 0 67

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0 0 0

[+] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 1,00 0 50

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0 0 0

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,00 1,00 50

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 3,00 1,00 33

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 0 0 0

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,00 1,00 33

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0 0 0

Soru D Y %

TYT Fen (1 Öğrenci) 30 11,00 10,00 37

Fizik 10 2,00 4,00 20
[-] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0 1,00 0

[-] Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

4 0 1,00 0

[-] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1,00 2,00 33

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

Kimya 10 7,00 2,00 70
[-] Atomun Yapısı 1 0 0 0

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,00 1,00 67

[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 2,00 0 100

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 1,00 0 100

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0 1,00 0

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Atom Modelleri 1 1,00 0 100

Biyoloji 10 2,00 4,00 20
[-] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1,00 0

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 2,00 3,00 22



-9A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9A
(15)

9,79 5,61 2,05 2,38 8,58 4,21 4,05 3,36 40,03 238,050

Okul
(133)

14,86 (6) 7,68 (7) 3,45 (7) 3,23 (7) 13,33 (7) 5,61 (6) 6,50 (7) 3,75 (5) 58,41 (6) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (13) 8,37 (14) 4,28 (13) 3,13 (13) 15,66 (14) 6,24 (12) 6,82 (14) 4,41 (10) 65,42 (13) 320,790
İl

(650)
10,84 (19) 5,48 (18) 2,46 (20) 2,42 (19) 8,45 (16) 4,05 (18) 4,11 (17) 2,36 (11) 40,17 (16) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (373) 5,64 (292) 2,24 (264) 2,59 (203) 7,19 (324) 3,83 (256) 3,95 (288) 2,23 (161) 37,55 (513) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9A şubesinde 15

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 444. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 15. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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-9A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (12 Öğrenci) 30 12,08 9,17 40

Türkçe 30 12,08 9,17 40
[-] Şiir türlerini belirler. 1 0,25 0,42 25

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0,50 0,67 25

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,25 0,33 25

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0,25 0,67 13

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,00 0,50 50

[-] İsim (Ad) 3 1,42 0,58 47

[+] HİKÂYE 1 0,50 0,17 50

[-] Yazım Kuralları 2 0,67 0,83 33

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,25 0,33 63

[-] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,25 0,58 25

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,33 0,50 33

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 2,42 2,17 40

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,50 0,17 50

[-] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,42 0,17 42

[+] Şiirin temasını belirler. 1 0,67 0,08 67

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,42 0,25 42

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,67 0,17 67

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,33 0,58 33

Soru D Y %

TYT Sosyal (14 Öğrenci) 30 12,29 9,00 41

Tarih-1 12 6,43 3,29 54
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,29 0,43 64

[-] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 1,64 1,64 41

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,00 0,50 50

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,36 0,36 68

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,57 0,21 57

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,57 0,14 57

Coğrafya-1 12 3,29 4,93 27
[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0,86 1,36 29

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 0,64 2,14 16

[-] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 1,29 0,86 43

[-] Doğa ve insan etkileşimini örneklerle
açıklar.

1 0,29 0,36 29

[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,21 0,21 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2,57 0,79 43
[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 1,50 0,29 50

[-] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,07 0,50 36

Soru D Y %

TYT Matematik (13 Öğrenci) 30 10,92 9,38 36

Matematik-1 30 10,92 9,38 36
[-] Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar.

3 1,00 1,08 33

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,46 0,23 46

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 0,69 0,85 35

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0,31 0,46 31

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0,08 0,38 8

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1,69 1,31 42

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 3,23 2,54 36

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 0,77 0,23 38

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,31 0,69 44

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0,54 0,77 27

[-] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0,85 0,85 42

Soru D Y %

TYT Fen (14 Öğrenci) 30 14,36 10,93 48

Fizik 10 5,29 4,29 53
[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,07 1,57 52

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1,79 1,21 60

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,64 0,36 64

[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,57 0,43 57

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,21 0,71 21

Kimya 10 4,71 2,64 47
[-] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 0,71 0,71 36

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 1,57 0,64 52

[-] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,43 0,43 43

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,29 0,36 29

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,71 0,14 71

[+] Atom Modelleri 1 0,71 0,07 71

[-] Atomun Yapısı 1 0,29 0,29 29

Biyoloji 10 4,36 4,00 44
[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 3,57 3,93 40

[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,79 0,07 79



-9B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9B
(24)

19,44 8,90 4,58 3,95 15,79 6,32 7,45 4,38 70,81 334,040

Okul
(133)

14,86 (1) 7,68 (1) 3,45 (2) 3,23 (1) 13,33 (2) 5,61 (1) 6,50 (1) 3,75 (2) 58,41 (1) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (5) 8,37 (5) 4,28 (7) 3,13 (2) 15,66 (7) 6,24 (6) 6,82 (4) 4,41 (7) 65,42 (5) 320,790
İl

(650)
10,84 (5) 5,48 (6) 2,46 (7) 2,42 (3) 8,45 (8) 4,05 (8) 4,11 (4) 2,36 (8) 40,17 (5) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (33) 5,64 (58) 2,24 (62) 2,59 (53) 7,19 (103) 3,83 (106) 3,95 (62) 2,23 (83) 37,55 (62) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9B şubesinde 24

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 65. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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-9B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (24 Öğrenci) 30 21,08 6,58 70

Türkçe 30 21,08 6,58 70
[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,46 0,50 46

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 3,79 1,63 63

[-] Şiir türlerini belirler. 1 0,46 0,50 46

[+] Edebî sanatları belirler. 2 1,00 0,67 50

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,42 0,46 42

[+] Şiirin nazım biçimini ve nazım
türünü tespit eder.

2 1,25 0,46 63

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,71 0,25 85

[+] İsim (Ad) 3 2,63 0,17 88

[+] HİKÂYE 1 0,96 0 96

[+] Yazım Kuralları 2 1,21 0,71 60

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,58 0,38 79

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,79 0,21 79

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,67 0,33 67

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,79 0,13 79

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,75 0,08 75

[+] Şiirin temasını belirler. 1 1,00 0 100

[+] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,67 0,08 67

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,96 0,04 96

Soru D Y %

TYT Sosyal (24 Öğrenci) 30 19,50 8,29 65

Tarih-1 12 9,42 2,08 78
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,67 0,29 83

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,79 0,04 90

[+] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 2,67 1,21 67

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,67 0,29 83

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,71 0,21 71

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,92 0,04 92

Coğrafya-1 12 5,75 4,67 48
[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 0,54 0,38 54

[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,75 0,13 75

[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 1,08 1,50 36

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 1,79 1,67 45

[+] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 1,58 1,00 53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4,33 1,54 72
[+] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 2,08 0,92 69

[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 2,25 0,63 75

Soru D Y %

TYT Matematik (24 Öğrenci) 30 17,54 7,00 58

Matematik-1 30 17,54 7,00 58
[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,38 0,46 69

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 1,58 0,83 53

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,33 0,13 33

[+] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 1,00 0,79 50

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0,46 0,42 46

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0,21 0,13 21

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,58 1,00 65

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 6,13 1,50 68

[+] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 1,25 0,29 63

[+] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,88 0,71 63

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0,75 0,75 38

Soru D Y %

TYT Fen (24 Öğrenci) 30 19,63 5,92 65

Fizik 10 6,88 2,21 69
[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,88 0,13 88

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,46 0,25 46

[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,75 0,71 69

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2,29 0,63 76

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,50 0,50 50

Kimya 10 7,83 1,54 78
[+] Atomun Yapısı 1 0,75 0,08 75

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,50 0,33 83

[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,67 0,21 83

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,75 0,25 75

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,38 0,46 38

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Atom Modelleri 1 0,79 0,21 79

Biyoloji 10 4,92 2,17 49
[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,71 0,13 71

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 4,21 2,04 47



-9C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9C
(18)

14,42 7,13 2,97 2,87 12,31 6,03 5,84 3,93 55,50 300,390

Okul
(133)

14,86 (4) 7,68 (6) 3,45 (5) 3,23 (6) 13,33 (4) 5,61 (3) 6,50 (6) 3,75 (4) 58,41 (4) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (10) 8,37 (12) 4,28 (10) 3,13 (10) 15,66 (11) 6,24 (8) 6,82 (11) 4,41 (9) 65,42 (10) 320,790
İl

(650)
10,84 (10) 5,48 (15) 2,46 (13) 2,42 (13) 8,45 (12) 4,05 (10) 4,11 (11) 2,36 (10) 40,17 (10) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (165) 5,64 (186) 2,24 (181) 2,59 (155) 7,19 (209) 3,83 (129) 3,95 (168) 2,23 (116) 37,55 (266) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9C şubesinde 18

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 148. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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-9C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (18 Öğrenci) 30 16,78 9,44 56

Türkçe 30 16,78 9,44 56
[-] Şiir türlerini belirler. 1 0,28 0,61 28

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0,83 0,89 42

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,11 0,78 11

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0,89 0,50 44

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,06 0,72 53

[-] İsim (Ad) 3 1,22 1,11 41

[-] HİKÂYE 1 0,39 0,39 39

[+] Yazım Kuralları 2 1,06 0,67 53

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,67 0,28 83

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,72 0,28 72

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,72 0,22 72

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 4,00 1,50 67

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,56 0,22 56

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,61 0,28 61

[+] Şiirin temasını belirler. 1 0,83 0,11 83

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,44 0,39 44

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,83 0,11 83

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,56 0,39 56

Soru D Y %

TYT Sosyal (17 Öğrenci) 30 15,76 11,18 53

Tarih-1 12 8,00 3,47 67
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,71 0,29 85

[-] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 1,94 1,88 49

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,35 0,59 68

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,59 0,35 79

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,71 0,18 71

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,71 0,18 71

Coğrafya-1 12 4,35 5,53 36
[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0,65 1,88 22

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 1,24 2,24 31

[-] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 1,24 1,12 41

[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 0,71 0,18 71

[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,53 0,12 53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3,41 2,18 57
[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 2,00 0,76 67

[-] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,41 1,41 47

Soru D Y %

TYT Matematik (18 Öğrenci) 30 14,83 10,11 49

Matematik-1 30 14,8310,11 49
[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 1,50 1,00 50

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,17 0,22 17

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 0,83 0,61 42

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0,22 0,61 22

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0,11 0,39 11

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,33 1,33 58

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 4,83 2,72 54

[+] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 1,22 0,50 61

[+] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,67 1,11 56

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0,78 0,89 39

[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,17 0,72 58

Soru D Y %

TYT Fen (17 Öğrenci) 30 18,00 8,82 60

Fizik 10 6,65 2,47 66
[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,82 0,82 71

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2,06 0,76 69

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,53 0,41 53

[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,76 0,18 76

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,47 0,29 47

Kimya 10 6,53 2,76 65
[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,41 0,53 71

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,06 0,65 69

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,71 0,29 71

[+] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,53 0,41 53

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,94 0,06 94

[+] Atom Modelleri 1 0,53 0,47 53

[-] Atomun Yapısı 1 0,35 0,35 35

Biyoloji 10 4,82 3,59 48
[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 4,12 3,29 46

[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,71 0,29 71



-9D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9D
(25)

16,03 8,10 4,00 3,55 13,99 6,07 7,10 4,34 63,18 305,590

Okul
(133)

14,86 (2) 7,68 (4) 3,45 (3) 3,23 (2) 13,33 (3) 5,61 (2) 6,50 (3) 3,75 (3) 58,41 (3) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (8) 8,37 (10) 4,28 (8) 3,13 (5) 15,66 (9) 6,24 (7) 6,82 (8) 4,41 (8) 65,42 (9) 320,790
İl

(650)
10,84 (8) 5,48 (11) 2,46 (9) 2,42 (6) 8,45 (10) 4,05 (9) 4,11 (8) 2,36 (9) 40,17 (9) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (102) 5,64 (111) 2,24 (102) 2,59 (90) 7,19 (154) 3,83 (126) 3,95 (88) 2,23 (86) 37,55 (117) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9D şubesinde 25

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 126. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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-9D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (25 Öğrenci) 30 17,40 5,48 58

Türkçe 30 17,40 5,48 58
[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,44 0,48 44

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 3,88 1,28 65

[+] Şiir türlerini belirler. 1 0,56 0,44 56

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0,52 0,48 26

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,12 0,68 12

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0,80 0,20 40

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,32 0,32 66

[+] İsim (Ad) 3 1,56 0,28 52

[-] HİKÂYE 1 0,40 0,24 40

[+] Yazım Kuralları 2 1,08 0,60 54

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,72 0 86

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,60 0,32 60

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,68 0,04 68

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,68 0,04 68

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,80 0 80

[+] Şiirin temasını belirler. 1 0,96 0 96

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,40 0,08 40

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,88 0 88

Soru D Y %

TYT Sosyal (25 Öğrenci) 30 17,72 8,28 59

Tarih-1 12 8,76 2,64 73
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,76 0,12 88

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,48 0,40 74

[+] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 2,32 1,48 58

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,44 0,52 72

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,88 0,08 88

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,88 0,04 88

Coğrafya-1 12 5,04 4,16 42
[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 0,76 0,20 76

[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,80 0 80

[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0,60 1,64 20

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 0,88 1,84 22

[+] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 2,00 0,48 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3,92 1,48 65
[+] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,72 0,96 57

[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 2,20 0,52 73

Soru D Y %

TYT Matematik (25 Öğrenci) 30 15,88 7,56 53

Matematik-1 30 15,88 7,56 53
[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,04 0,84 52

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 1,60 0,80 53

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,16 0,16 16

[+] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 1,24 0,40 62

[+] Alt kümeyi kullanarak işlemler
yapar.

1 0,80 0,16 80

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0,04 0,28 4

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,68 0,80 67

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 5,08 2,16 56

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 0,92 0,28 46

[+] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,64 0,88 55

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0,68 0,80 34

Soru D Y %

TYT Fen (25 Öğrenci) 30 19,00 5,96 63

Fizik 10 6,64 2,28 66
[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,76 0,24 76

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,64 0,24 64

[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,40 0,96 60

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2,40 0,40 80

[-] Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları
ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,44 0,44 44

Kimya 10 7,52 1,68 75
[+] Atomun Yapısı 1 0,76 0,16 76

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,28 0,44 76

[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,68 0,24 84

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,72 0,28 72

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,44 0,28 44

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,88 0,08 88

[+] Atom Modelleri 1 0,76 0,20 76

Biyoloji 10 4,84 2,00 48
[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,72 0,16 72

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 4,12 1,84 46



-9E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9E
(18)

11,97 7,28 2,43 3,10 11,47 5,22 6,39 1,75 49,61 258,860

Okul
(133)

14,86 (5) 7,68 (5) 3,45 (6) 3,23 (5) 13,33 (5) 5,61 (5) 6,50 (5) 3,75 (6) 58,41 (5) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (11) 8,37 (11) 4,28 (12) 3,13 (8) 15,66 (12) 6,24 (11) 6,82 (10) 4,41 (12) 65,42 (11) 320,790
İl

(650)
10,84 (13) 5,48 (13) 2,46 (17) 2,42 (9) 8,45 (13) 4,05 (14) 4,11 (10) 2,36 (15) 40,17 (12) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (274) 5,64 (176) 2,24 (231) 2,59 (133) 7,19 (235) 3,83 (184) 3,95 (135) 2,23 (280) 37,55 (328) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9E şubesinde 18

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 353. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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-9E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (17 Öğrenci) 30 13,59 6,47 45

Türkçe 30 13,59 6,47 45
[-] Şiir türlerini belirler. 1 0,41 0,29 41

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0,35 0,53 18

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,06 0,65 6

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0,47 0,35 24

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,24 0,35 62

[-] İsim (Ad) 3 1,12 0,53 37

[-] HİKÂYE 1 0,24 0,12 24

[-] Yazım Kuralları 2 0,76 0,59 38

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,65 0,12 82

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,71 0,12 71

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,71 0,12 71

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 2,47 1,94 41

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,59 0 59

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,59 0,12 59

[+] Şiirin temasını belirler. 1 0,94 0 94

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,18 0,12 18

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,88 0 88

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,24 0,53 24

Soru D Y %

TYT Sosyal (18 Öğrenci) 30 14,44 6,56 48

Tarih-1 12 7,78 2,00 65
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,67 0,06 83

[+] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 2,06 1,17 51

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,28 0,44 64

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,33 0,28 67

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,67 0,06 67

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,78 0 78

Coğrafya-1 12 3,22 3,17 27
[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0,61 1,00 20

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 0,44 1,28 11

[-] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 1,39 0,44 46

[-] Doğa ve insan etkileşimini örneklerle
açıklar.

1 0,44 0,28 44

[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,33 0,17 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3,44 1,39 57
[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 2,22 0,28 74

[-] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,22 1,11 41

Soru D Y %

TYT Matematik (18 Öğrenci) 30 13,22 7,00 44

Matematik-1 30 13,22 7,00 44
[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 1,56 0,50 52

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0 0 0

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 0,83 0,50 42

[+] Alt kümeyi kullanarak işlemler
yapar.

1 0,50 0,22 50

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0 0,28 0

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,06 1,17 51

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 4,39 1,89 49

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 0,50 0,44 25

[+] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,72 0,61 57

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0,50 0,72 25

[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,17 0,67 58

Soru D Y %

TYT Fen (18 Öğrenci) 30 14,72 5,44 49

Fizik 10 5,78 2,22 58
[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,50 0,67 63

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1,78 0,61 59

[-] Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları
ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,33 0,56 33

[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,72 0,17 72

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,44 0,22 44

Kimya 10 6,67 1,11 67
[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,56 0,17 78

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,06 0,11 69

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,56 0,39 56

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,39 0,22 39

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,89 0 89

[+] Atom Modelleri 1 0,56 0,11 56

[+] Atomun Yapısı 1 0,67 0,11 67

Biyoloji 10 2,28 2,11 23
[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 1,72 1,78 19

[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,56 0,33 56



-9F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-9F
(20)

15,05 8,42 3,95 3,11 16,29 5,58 7,26 4,42 64,08 320,120

Okul
(133)

14,86 (3) 7,68 (2) 3,45 (4) 3,23 (4) 13,33 (1) 5,61 (4) 6,50 (2) 3,75 (1) 58,41 (2) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (9) 8,37 (8) 4,28 (9) 3,13 (7) 15,66 (6) 6,24 (9) 6,82 (7) 4,41 (6) 65,42 (8) 320,790
İl

(650)
10,84 (9) 5,48 (9) 2,46 (10) 2,42 (8) 8,45 (7) 4,05 (12) 4,11 (7) 2,36 (7) 40,17 (8) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (141) 5,64 (88) 2,24 (104) 2,59 (132) 7,19 (91) 3,83 (157) 3,95 (76) 2,23 (80) 37,55 (115) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-9F şubesinde 20

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 85. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (20 Öğrenci) 30 16,65 6,40 56

Türkçe 30 16,65 6,40 56
[+] Şiir türlerini belirler. 1 0,60 0,25 60

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0,95 0,60 48

[-] Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir
türlerini belirler.

1 0,15 0,65 15

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

2 0,75 0,45 38

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,20 0,40 60

[+] İsim (Ad) 3 1,60 0,40 53

[-] HİKÂYE 1 0,45 0,15 45

[-] Yazım Kuralları 2 0,85 0,75 43

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,80 0,05 90

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,90 0,05 90

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,50 0,35 50

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 3,70 1,20 62

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0,45 0,20 45

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 0,55 0,10 55

[+] Şiirin temasını belirler. 1 0,90 0 90

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0,15 0,35 15

[+] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0,85 0 85

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0,30 0,45 30

Soru D Y %

TYT Sosyal (19 Öğrenci) 30 17,79 9,26 59

Tarih-1 12 9,11 2,74 76
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,79 0,16 89

[+] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 2,26 1,68 57

[+] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 1,63 0,37 82

[+] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 1,53 0,42 76

[+] İlk Çağ   da siyasi gücün
kaynaklarını siyasi organizasyon
türleriyle ilişkilendirir.

1 0,95 0,05 95

[+] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0,95 0,05 95

Coğrafya-1 12 5,11 4,63 43
[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0,53 2,05 18

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 1,05 1,89 26

[+] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 2,37 0,32 79

[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 0,84 0,16 84

[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,32 0,21 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3,58 1,89 60
[+] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 1,95 0,79 65

[+] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 1,63 1,11 54

Soru D Y %

TYT Matematik (20 Öğrenci) 30 17,85 6,25 60

Matematik-1 30 17,85 6,25 60
[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

3 2,10 0,80 70

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,20 0,05 20

[+] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 1,25 0,50 63

[+] Alt kümeyi kullanarak işlemler
yapar.

1 0,60 0,05 60

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0 0,20 0

[+] Sayı kümelerini birbiriyle
ilişkilendirir.

4 2,55 1,10 64

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 5,75 1,65 64

[+] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 1,25 0,30 63

[+] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 1,80 0,70 60

[+] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile
ilgili uygulamalar yapar.

2 1,30 0,20 65

[+] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1,05 0,70 53

Soru D Y %

TYT Fen (20 Öğrenci) 30 18,80 6,15 63

Fizik 10 6,30 2,90 63
[+] Yapışma (adezyon) ve birbirini
tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle
açıklar.

4 2,40 1,25 60

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2,20 0,65 73

[-] Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları
ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,45 0,50 45

[+] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0,75 0,15 75

[+] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,50 0,35 50

Kimya 10 7,55 1,15 76
[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,75 0,10 88

[+] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 2,50 0,15 83

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,70 0,25 70

[+] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,50 0,30 50

[+] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,90 0 90

[+] Atom Modelleri 1 0,70 0,15 70

[+] Atomun Yapısı 1 0,50 0,20 50

Biyoloji 10 4,95 2,10 50
[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 4,35 1,90 48

[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0,60 0,20 60



-MĞ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MĞ

(1)
3,75 -0,50 -1,75 1,00 -3,75 1,25 1,25 1,25 2,50 101,660

Okul
(133)

14,86 (7) 7,68 (9) 3,45 (9) 3,23 (8) 13,33 (9) 5,61 (7) 6,50 (8) 3,75 (7) 58,41 (8) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (15) 8,37 (17) 4,28 (17) 3,13 (16) 15,66 (17) 6,24 (15) 6,82 (16) 4,41 (14) 65,42 (16) 320,790
İl

(650)
10,84 (36) 5,48 (40) 2,46 (40) 2,42 (31) 8,45 (45) 4,05 (32) 4,11 (31) 2,36 (19) 40,17 (41) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (676) 5,64 (617) 2,24 (474) 2,59 (327) 7,19 (814) 3,83 (487) 3,95 (476) 2,23 (324) 37,55 (1066) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MĞ şubesinde 1

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1238. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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-MĞ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (1 Öğrenci) 30 9,00 21,00 30

Türkçe 30 9,00 21,00 30
[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 0 1,00 0

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

6 2,00 4,00 33

[-] Şiir türlerini belirler. 1 0 1,00 0

[-] Edebî sanatları belirler. 2 0 2,00 0

[+] Edebî sanatları belirler. Şiirde
ahengi sağlayan özellikleri/unsurları
belirler. Şiir türlerini belirler.

1 1,00 0 100

[+] Şiirin nazım biçimini ve nazım
türünü tespit eder.

2 1,00 1,00 50

[+] Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi
sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler
ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik
ögeleri belirler.

2 1,00 1,00 50

[-] İsim (Ad) 3 1,00 2,00 33

[-] HİKÂYE 1 0 1,00 0

[+] Yazım Kuralları 2 1,00 1,00 50

[+] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

2 1,00 1,00 50

[-] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1,00 0

[-] Noktalama İşaretleri 1 0 1,00 0

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî,
manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Manzume ile şiiri karşılaştırır.

1 0 1,00 0

[+] Şiirde millî, manevi ve evrensel
değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve
mitolojik ögeleri belirler.

1 1,00 0 100

[-] Şiirin temasını belirler. 1 0 1,00 0

[-] Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1,00 0

[-] Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki
ilişkiyi değerlendirir.

1 0 1,00 0

Soru D Y %

TYT Sosyal (1 Öğrenci) 30 5,00 25,00 17

Tarih-1 12 2,00 10,00 17
[+] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2 1,00 1,00 50

[-] İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

2 0 2,00 0

[-] Kanıtlardan yola çıkarak yazının
icadından önceki zamanlarda yaşayan
insanların hayatı hakkında çıkarımlarda
bulunur.

4 1,00 3,00 25

[-] İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı
medeniyet havzalarını tanır.

2 0 2,00 0

[-] İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını
siyasi organizasyon türleriyle
ilişkilendirir.

1 0 1,00 0

[-] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder.

1 0 1,00 0

Coğrafya-1 12 1,00 11,00 8
[-] Doğa ve insan etkileşimini örneklerle
açıklar.

1 0 1,00 0

[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0 1,00 0

[-] Dünya   nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

3 0 3,00 0

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

4 1,00 3,00 25

[-] Haritayı oluşturan unsurlardan
yararlanarak harita kullanır.

3 0 3,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2,00 4,00 33
[+] İslam   da bilginin kaynaklarını
açıklar.

3 2,00 1,00 67

[-] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

3 0 3,00 0

Soru D Y %

TYT Matematik (1 Öğrenci) 30 3,00 27,00 10

Matematik-1 30 3,00 27,00 10
[-] Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2,00 0

[-] Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar.

3 0 3,00 0

[+] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 1,00 0 100

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

2 0 2,00 0

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1,00 0

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0 1,00 0

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1,00 3,00 25

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

9 1,00 8,00 11

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2 0 2,00 0

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 0 3,00 0

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

2 0 2,00 0

Soru D Y %

TYT Fen (1 Öğrenci) 30 9,00 21,00 30

Fizik 10 3,00 7,00 30
[-] Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1,00 0

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0 1,00 0

[-] Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

4 1,00 3,00 25

[-] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1,00 2,00 33

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

Kimya 10 3,00 7,00 30
[-] Atomun Yapısı 1 0 1,00 0

[-] Elementleri periyodik sistemdeki
yerlerine göre sınıflandırır.

3 1,00 2,00 33

[+] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 1,00 1,00 50

[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 1,00 0 100

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0 1,00 0

[-] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0 1,00 0

[-] Atom Modelleri 1 0 1,00 0

Biyoloji 10 3,00 7,00 30
[+] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1,00 0 100

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

9 2,00 7,00 22



-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MZ

(1)
0,00

Okul
(133)

14,86 (9) 7,68 (8) 3,45 (8) 3,23 (9) 13,33 (8) 5,61 (9) 6,50 (9) 3,75 (9) 58,41 (9) 296,240
İlçe
(268)

16,51 (17) 8,37 (16) 4,28 (16) 3,13 (17) 15,66 (16) 6,24 (17) 6,82 (17) 4,41 (16) 65,42 (17) 320,790
İl

(650)
10,84 (43) 5,48 (38) 2,46 (37) 2,42 (38) 8,45 (39) 4,05 (39) 4,11 (36) 2,36 (33) 40,17 (42) 235,970

Genel
(22989)

9,88 (776) 5,64 (606) 2,24 (442) 2,59 (392) 7,19 (766) 3,83 (570) 3,95 (562) 2,23 (437) 37,55 (1095) 223,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 1

Okulunuzda 133 9
İSKENDERUN ilçesinde 268 17 3

HATAY ilinde 650 46 9 4
Genelde 22989 1397 330 183 66

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1254. oldu

HATAY ilinde sınava 46 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 43. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 17 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 17. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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