
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

KATILIMLAR

1 2501 SEDRA ÖZGÜN 10G 22 8 20,00 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 22 5 20,75 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 86 31 78,25 366,073 643

2 0 NAZİFE DURMAZOĞLU 10G 22 6 20,50 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 85 29 77,75 363,148 693

3 2503 FATMA RAY 10G 23 5 21,75 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 19 5 17,75 5 4 4,00 8 2 7,50 7 3 6,25 83 25 76,75 357,293 814

4 3211 İREM KARA 10B 19 9 16,75 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 7 1 6,75 9 1 8,75 7 3 6,25 87 23 81,25 355,813 856

5 2458 DİLAN AYRAN 10F 21 9 18,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 20 5 18,75 5 3 4,25 9 1 8,75 6 4 5,00 84 28 77,00 354,460 877

6 2505 EMİR 10G 19 5 17,75 10 0 10,00 9 0 9,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 9 14,75 10 0 10,00 5 3 4,25 7 3 6,25 84 21 78,75 344,100 1127

7 0 SİHİRLİANNAM ÇİLAK 10B 18 8 16,00 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 8 2 7,50 6 3 5,25 8 1 7,75 83 24 77,00 338,900 1304

8 0 NEO CİTY PRESİDENT 10B 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 14 4 13,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 4 4,00 77 21 71,75 337,813 1333

9 2345 PELİN BALTA 10B 19 9 16,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 7 1 6,75 8 1 7,75 7 3 6,25 82 23 76,25 337,355 1342

10 2550 BELİN*  KALIZ 10F 19 5 17,75 6 2 5,50 3 6 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 7 3 6,25 9 1 8,75 5 5 3,75 76 28 69,00 335,850 1397

11 2441 ÖZGE UYAR 10E 22 8 20,00 10 0 10,00 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 6 11,50 6 2 5,50 7 1 6,75 6 4 5,00 81 23 75,25 332,493 1512

12 2342 EĞLENCE LAZIM BANA 10B 19 7 17,25 10 0 10,00 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 17 5 15,75 7 3 6,25 3 3 2,25 7 1 6,75 76 24 70,00 328,228 1663

13 4011 ŞAMİL OĞUR 10A 19 6 17,50 10 0 10,00 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 7 16,25 6 2 5,50 2 1 1,75 4 1 3,75 72 21 66,75 324,043 1844

14 2479 YAREN AŞIK 10F 15 6 13,50 8 2 7,50 7 0 7,00 3 0 3,00 3 1 2,75 16 4 15,00 7 1 6,75 9 1 8,75 8 2 7,50 76 17 71,75 320,570 2001

15 2565 NUR KOSKMAZ 10G 22 6 20,50 9 1 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 7 10,25 2 2 1,50 9 1 8,75 7 3 6,25 76 24 70,00 318,823 2075

16 2492 ELİF BAĞIŞ 10G 18 8 16,00 6 2 5,50 8 2 7,50 3 1 2,75 3 1 2,75 17 9 14,75 5 4 4,00 10 0 10,00 4 6 2,50 74 33 65,75 313,418 2340

17 2360 MEDİNE ORUK 10B 16 9 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 9 1 8,75 6 2 5,50 8 1 7,75 77 28 70,00 311,753 2426

18 2542 AYSELS ORMAN 10E 16 10 13,50 7 1 6,75 6 1 5,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 6 17,50 6 3 5,25 4 6 2,50 5 3 4,25 71 31 63,25 311,695 2430

19 0 ÖMER MERT GÜLEP 10A 15 9 12,75 8 1 7,75 5 4 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 20 5 18,75 6 3 5,25 3 5 1,75 6 4 5,00 70 33 61,75 310,545 2473

20 2563 BATUHAN BERK 10E 17 6 15,50 9 1 8,75 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 9 12,75 7 3 6,25 6 3 5,25 5 3 4,25 74 28 67,00 309,420 2525

21 2581 B 18 5 16,75 6 4 5,00 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 2 13,50 5 3 4,25 6 2 5,50 9 1 8,75 69 23 63,25 305,628 2728

22 2438 İKBAL YILMAZ 10E 15 6 13,50 8 0 8,00 6 2 5,50 4 0 4,00 2 1 1,75 16 5 14,75 4 2 3,50 5 2 4,50 9 1 8,75 69 19 64,25 304,985 2760

23 33 E 10 18 3 17,25 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 4 3 3,25 1 1 0,75 8 1 7,75 67 19 62,25 304,360 2801

24 2346 BUSE ŞANLI 10B 17 5 15,75 7 0 7,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 4 11,00 10 0 10,00 5 3 4,25 8 1 7,75 71 15 67,25 304,228 2805

25 2473 BARAN ÖRAL 10F 17 5 15,75 9 1 8,75 7 3 6,25 2 2 1,50 14 9 11,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 4 5,00 72 27 65,25 302,258 2918

26 2577 ELİF KÖSE 10E 15 9 12,75 7 2 6,50 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 7 17,25 6 3 5,25 3 3 2,25 5 2 4,50 66 30 58,50 299,255 3083

27 0 TURŞUYİYENBÖCÜK 10B 17 9 14,75 6 0 6,00 7 0 7,00 3 1 2,75 3 0 3,00 15 4 14,00 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 65 17 60,75 298,580 3117

28 2579 REYYAN YORULMAZ 10F 15 8 13,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 18 2 17,50 4 6 2,50 9 1 8,75 3 5 1,75 65 31 57,25 297,630 3175

29 0 ESRA EROL 10B 20 8 18,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 13 5 11,75 7 3 6,25 5 3 4,25 4 6 2,50 68 34 59,50 296,178 3270
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

KATILIMLAR

30 2459 ŞEVVAL ATAOĞLU 10F 18 11 15,25 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 13 10,75 4 1 3,75 6 2 5,50 5 5 3,75 72 36 63,00 295,085 3324

31 0 ÇAĞLAR GYLLENHAAL 10B 20 7 18,25 8 2 7,50 7 2 6,50 2 2 1,50 3 2 2,50 14 9 11,75 5 1 4,75 3 0 3,00 4 6 2,50 66 31 58,25 294,543 3352

32 2435 SUDE GEZİCİ 10E 14 15 10,25 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 3 1 2,75 15 10 12,50 9 1 8,75 9 1 8,75 7 3 6,25 74 38 64,50 290,960 3584

33 2431 AZRA BOLAT 10E 20 8 18,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 7 2 6,50 5 2 4,50 5 4 4,00 67 24 61,00 290,338 3626

34 2490 ZEYNEP ÖZLÜ 10G 16 11 13,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 9 11,75 3 3 2,25 7 2 6,50 8 2 7,50 69 31 61,25 289,473 3681

35 0 SEDA SAYAN 10B 21 8 19,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 12 8 10,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 66 36 57,00 288,173 3771

36 0 AHMET ONUR ATEŞ 10E 19 5 17,75 8 1 7,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 13 10 10,50 4 3 3,25 4 4 3,00 5 4 4,00 65 32 57,00 287,220 3836

37 2521 CANSU ÇELİK 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 5 3 4,25 5 2 4,50 6 4 5,00 65 34 56,50 284,303 4058

38 2456 AKASYA ULUS 10E 19 7 17,25 8 0 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 1 1,75 10 7 8,25 5 3 4,25 6 2 5,50 7 2 6,50 65 26 58,50 281,753 4235

39 0 JAKE ERTUĞRUL 10B 14 10 11,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 3 14,25 5 4 4,00 4 3 3,25 6 3 5,25 62 27 55,25 280,948 4284

40 0 NİSA TELLİ 10 21 7 19,25 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 2 2 1,50 10 11 7,25 6 4 5,00 4 4 3,00 5 5 3,75 66 40 56,00 278,508 4477

41 2493 MEHMET ALİ KILINÇ 10G 16 6 14,50 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 1 2 0,50 13 4 12,00 9 1 8,75 58 17 53,75 278,158 4494

42 0 AYBÜKE T   N 10 16 8 14,00 8 0 8,00 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 13 7 11,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 7 1 6,75 62 27 55,25 277,975 4516

43 2561 MEVA TOPCU 10B 21 7 19,25 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 12 8 10,00 3 5 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 59 31 51,25 277,050 4588

44 2541 ESMANUR AKDAĞ 10E 16 9 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 5 10,75 4 3 3,25 2 3 1,25 7 3 6,25 63 30 55,50 276,358 4638

45 2428 CEMRE ÇIRA MAN 10E 19 3 18,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 10 7 8,25 1 2 0,50 8 0 8,00 6 3 5,25 58 20 53,00 272,528 4938

46 0 MERVE MASCA 10E 15 7 13,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 0 4,00 3 0 3,00 13 8 11,00 4 5 2,75 4 3 3,25 5 4 4,00 61 30 53,50 271,908 4990

47 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 10B 20 9 17,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 10 8,50 4 4 3,00 4 2 3,50 5 4 4,00 62 41 51,75 270,158 5136

48 0 F 10 15 1 14,75 10 0 10,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 10 3 9,25 3 3 2,25 3 3 2,25 7 3 6,25 57 14 53,50 269,813 5170

49 2430 YAREN YORMZ 10E 17 6 15,50 9 1 8,75 6 3 5,25 4 0 4,00 3 0 3,00 9 7 7,25 6 2 5,50 5 0 5,00 3 7 1,25 62 26 55,50 269,675 5182

50 2442 ZE*NEP ALGIN 10E 13 11 10,25 7 1 6,75 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 8 14,00 3 5 1,75 4 3 3,25 6 4 5,00 60 38 50,50 267,948 5326

51 0 ZUHAL TOPAL 10B 15 3 14,25 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 5 10,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 55 16 51,00 267,430 5369

52 245 CAN YILDIRIM 10E 11 3 10,25 8 0 8,00 7 2 6,50 3 0 3,00 4 0 4,00 10 3 9,25 4 4 3,00 5 1 4,75 8 0 8,00 60 13 56,75 266,503 5445

53 0 Gİ*Y ÖZÜTOK 10F 7 2 6,50 9 0 9,00 8 1 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 4 6 2,50 4 4 3,00 8 2 7,50 60 25 53,75 265,848 5504

54 2469 NEHİR KESKİNER 10F 11 12 8,00 6 2 5,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 4 17,00 4 5 2,75 0 4 -1,00 6 4 5,00 56 36 47,00 265,088 5572

55 2444 ÇINA RERTÜRK 10E 12 13 8,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 3 0 3,00 13 12 10,00 9 1 8,75 8 2 7,50 8 2 7,50 66 37 56,75 264,045 5667

56 2552 ARDA TÜMKAYA 10G 9 11 6,25 6 3 5,25 5 1 4,75 5 0 5,00 3 1 2,75 19 5 17,75 2 2 1,50 5 5 3,75 54 28 47,00 263,918 5680

57 2463 RABİA GÜNER 10F 15 8 13,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 6 -0,50 4 0 4,00 5 5 3,75 54 32 46,00 261,643 5898

58 2528 DOĞUKAN ARTUÇ 10B 11 5 9,75 8 1 7,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 4 4 3,00 5 2 4,50 4 4 3,00 56 27 49,25 261,253 5938
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Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

KATILIMLAR

59 2489 DOĞAÇ ÇELİK 10G 7 6 5,50 4 4 3,00 21 7 19,25 6 4 5,00 6 3 5,25 8 2 7,50 52 26 45,50 261,115 5952

60 2467 MUSTAFA SÖNMEZ 10F 13 13 9,75 9 0 9,00 4 3 3,25 5 0 5,00 3 1 2,75 13 6 11,50 2 1 1,75 8 2 7,50 57 26 50,50 259,830 6076

61 0 MÜGE ANLI 10B 14 3 13,25 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 5 10,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 52 15 48,25 259,808 6079

62 2471 CEREN ÇALIŞKAN 10F 15 6 13,50 5 3 4,25 3 3 2,25 4 1 3,75 3 0 3,00 13 5 11,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 3 3,25 52 23 46,25 259,505 6114

63 2452 MALİK SAKALLI 10E 13 15 9,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 13 15 9,25 7 3 6,25 6 4 5,00 5 5 3,75 66 50 53,50 257,620 6319

64 2494 DENİZİN B 10G 7 7 5,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 19 3 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 49 21 43,75 255,720 6524

65 0 ELİF CANIMOĞLU 14 13 10,75 8 2 7,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 13 6 11,50 5 4 4,00 4 5 2,75 2 7 0,25 57 45 45,75 252,163 6879

66 0 SİHEM SOYDAŞ 10G 17 10 14,50 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 53 26 46,50 251,653 6945

67 2511 NUR SENA KIYILI 10G 17 6 15,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 7 2 6,50 9 1 8,75 3 3 2,25 58 19 53,25 251,485 6963

68 41 10F 16 6 14,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 10 6 8,50 7 2 6,50 7 3 6,25 4 6 2,50 52 27 45,25 248,618 7255

69 2515 İREM BİNGÖL 10G 13 13 9,75 7 1 6,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 6 11,50 0 7 -1,75 3 6 1,50 6 3 5,25 54 39 44,25 247,263 7388

70 2518 SUDE ULUS 10A 11 4 10,00 2 1 1,75 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 9 3 8,25 7 1 6,75 5 0 5,00 8 1 7,75 52 15 48,25 244,193 7719

71 2434 EFE CAN EKER 10E 14 12 11,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 9 13 5,75 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 61 46 49,50 242,568 7898

72 2439 ARDA AÇIKGÖZ 10E 12 12 9,00 6 3 5,25 3 4 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 9 10,75 7 2 6,50 3 3 2,25 2 8 0,00 54 42 43,50 241,225 8049

73 2559 EMİRHAN SANCAKTAR 10G 14 8 12,00 8 1 7,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 10 7,50 3 6 1,50 5 2 4,50 51 30 43,50 238,565 8390

74 2578 HATİCE GÜNEY 10F 18 11 15,25 7 3 6,25 5 5 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 7 10 4,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 4 4,00 54 39 44,25 238,085 8442

75 2428 ŞEVVAL A 10F 20 10 17,50 9 1 8,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 11 2,25 2 1 1,75 1 3 0,25 5 5 3,75 52 34 43,50 234,825 8872

76 2514 MARTİN EDEN 10G 17 9 14,75 6 2 5,50 8 1 7,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 4 6 2,50 48 24 42,00 234,298 8933

77 2449 ZEYNEP KAYA 10E 18 3 17,25 4 4 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 46 22 40,50 233,098 9082

78 2472 ŞİRİN KASSAP 10F 19 11 16,25 9 1 8,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 10 3,50 3 2 2,50 4 5 2,75 4 4 3,00 53 44 42,00 232,165 9187

79 0 AYŞENAZ 10G 13 12 10,00 8 1 7,75 6 2 5,50 4 1 3,75 1 3 0,25 9 12 6,00 5 5 3,75 5 4 4,00 5 5 3,75 56 45 44,75 231,720 9255

80 2343 ZEYNEPZUZAR 10B 16 7 14,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 2 1,50 9 14 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 5 0,75 50 37 40,75 231,463 9291

81 0 CAN ORMAN 10G 9 11 6,25 7 2 6,50 5 3 4,25 5 0 5,00 2 2 1,50 12 7 10,25 4 3 3,25 5 4 4,00 2 3 1,25 51 35 42,25 231,460 9292

82 0 MİN YOONGİ 10 15 9 12,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 8 11 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 2 4,50 51 33 42,75 230,490 9411

83 0 10 17 12 14,00 4 6 2,50 3 5 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 11 11 8,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 6 1,50 49 53 35,75 229,143 9576

84 2489 CEYDA ARS 10G 16 12 13,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 1 1,75 10 8 8,00 1 6 -0,50 4 4 3,00 3 7 1,25 48 43 37,25 229,133 9581

85 2461 RIFAT BÖNMEZAL 10F 7 8 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 13 5 11,75 3 2 2,50 8 1 7,75 7 2 6,50 47 25 40,75 228,430 9667

86 2580 UTKU YEŞİLKAYA 10E 14 16 10,00 4 4 3,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,50 11 8 9,00 6 3 5,25 4 5 2,75 2 7 0,25 51 49 38,75 228,168 9700

87 2451 ALİ K Ö*AŞI 10E 13 17 8,75 10 0 10,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 6 8,50 4 6 2,50 3 6 1,50 3 2 2,50 50 40 40,00 227,143 9823
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

KATILIMLAR

88 2475 EMİR GÜVERCİN 10F 8 9 5,75 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 6 9,50 2 7 0,25 6 3 5,25 1 2 0,50 48 30 40,50 224,988 10085

89 2460 MELİH DEMİRKIRAN 10F 12 13 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 46 34 37,50 223,513 10262

90 2486 SEVİLAY SABAHOĞLU 10F 12 14 8,50 5 2 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 5 6,75 4 3 3,25 9 1 8,75 1 6 -0,50 50 35 41,25 223,293 10288

91 2516 AYŞE GÜMÜŞTAŞ 10G 11 5 9,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 9 8 7,00 3 4 2,00 7 2 6,50 5 3 4,25 46 27 39,25 222,085 10475

92 22 AYDIN ARAL 10B 11 5 9,75 9 1 8,75 2 5 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 4 5 2,75 3 5 1,75 5 5 3,75 48 34 39,50 219,863 10758

93 2447 CAN CİN 10E 9 16 5,00 10 0 10,00 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 8 2 7,50 53 38 43,50 218,980 10862

94 2510 DENİZ 10G 8 7 6,25 4 1 3,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 0 3,00 9 6 7,50 4 4 3,00 5 1 4,75 6 4 5,00 47 27 40,25 218,425 10937

95 2456 PATRICK BATEMAN 10E 18 9 15,75 5 4 4,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 14 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 44 45 32,75 215,128 11449

96 2476 UYGAR KÜYÜK 10F 9 8 7,00 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 41 23 35,25 213,783 11618

97 2508 NİHA 10 11 5 9,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 10 7 8,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 5 1,75 38 23 32,25 212,380 11850

98 2437 ALİ YILDIRIM 10E 11 12 8,00 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 3 4,25 47 43 36,25 206,880 12628

99 2382 KORAV ERDEM 10F 14 8 12,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 6 3,50 2 1 1,75 6 1 5,75 7 1 6,75 42 34 33,50 204,038 13057

100 2466 EYLÜL UZER 10F 11 6 9,50 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 6 4 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 5 1,75 37 20 32,00 201,888 13387

101 0 YELİZ KARA 10F 12 5 10,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 6 8 4,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 6 3 5,25 36 26 29,50 195,285 14424

102 2487 İNCİ YILDIZ 10G 11 9 8,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 7 10 4,50 2 6 0,50 3 1 2,75 5 2 4,50 39 35 30,25 194,480 14555

103 2309 BATUHAN ÖZKAN 10A 13 14 9,50 8 2 7,50 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 7 1,25 44 43 33,25 193,098 14803

104 2549 SENANUR ALGAN 10F 14 15 10,25 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 18 0,50 3 6 1,50 3 5 1,75 3 7 1,25 48 61 32,75 191,993 14999

105 2509 HÜSO SAHİLLİ 10G 11 7 9,25 1 0 1,00 11 9 8,75 3 1 2,75 26 17 21,75 190,558 15228

106 2513 BUĞRA YILDIRIM 10G 14 8 12,00 5 5 3,75 2 5 0,75 3 0 3,00 5 9 2,75 4 5 2,75 33 32 25,00 185,865 16099

107 2554 EREN KELEŞ 10G 7 19 2,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 12 4,00 5 5 3,75 3 4 2,00 4 4 3,00 45 53 31,75 182,600 16663

108 2474 KADİR ERSAN 10F 12 6 10,50 8 2 7,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 30 20 25,00 174,575 18071

109 2548 LAPSEKİLİ TAYFUR 10G 11 19 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 2 7 0,25 43 76 24,00 160,738 20729

110 2483 MERTY YAŞAR 10F 9 16 5,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 21 47 9,25 137,185 25211

111 2512 SUDE ORÇAN 10G 10 19 5,25 2 6 0,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 27 88 5,00 130,280 26289

112 0 KARDELEN NAZ EKMEN 10A 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 7 8,25 128,058 26615

113 0 SEMİH KARAGÖZ 10B 0 0 0,00

114 2457 KEREM ENGÜR 10F 2 20 -3,00 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 4 13 0,75 2 8 0,00 2 6 0,50 0 9 -2,25 12 80 -8,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10 10A 10B 10E 10F 10G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10 10A 10B 10E 10F 10G



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 

KATILIMLAR

1 2581 B 18 5 16,75 6 4 5,00 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 2 13,50 5 3 4,25 6 2 5,50 9 1 8,75 69 23 63,25 305,628 2728

2 0 ELİF CANIMOĞLU 14 13 10,75 8 2 7,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 13 6 11,50 5 4 4,00 4 5 2,75 2 7 0,25 57 45 45,75 252,163 6879

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 33 E 10 18 3 17,25 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 4 3 3,25 1 1 0,75 8 1 7,75 67 19 62,25 304,360 2801

2 0 NİSA TELLİ 10 21 7 19,25 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 2 2 1,50 10 11 7,25 6 4 5,00 4 4 3,00 5 5 3,75 66 40 56,00 278,508 4477

3 0 AYBÜKE T   N 10 16 8 14,00 8 0 8,00 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 13 7 11,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 7 1 6,75 62 27 55,25 277,975 4516

4 0 F 10 15 1 14,75 10 0 10,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 10 3 9,25 3 3 2,25 3 3 2,25 7 3 6,25 57 14 53,50 269,813 5170

5 0 MİN YOONGİ 10 15 9 12,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 8 11 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 2 4,50 51 33 42,75 230,490 9411

6 0 10 17 12 14,00 4 6 2,50 3 5 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 11 11 8,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 6 1,50 49 53 35,75 229,143 9576

7 2508 NİHA 10 11 5 9,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 10 7 8,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 5 1,75 38 23 32,25 212,380 11850

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 4011 ŞAMİL OĞUR 10A 19 6 17,50 10 0 10,00 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 7 16,25 6 2 5,50 2 1 1,75 4 1 3,75 72 21 66,75 324,043 1844

2 0 ÖMER MERT GÜLEP 10A 15 9 12,75 8 1 7,75 5 4 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 20 5 18,75 6 3 5,25 3 5 1,75 6 4 5,00 70 33 61,75 310,545 2473

3 2518 SUDE ULUS 10A 11 4 10,00 2 1 1,75 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 9 3 8,25 7 1 6,75 5 0 5,00 8 1 7,75 52 15 48,25 244,193 7719

4 2309 BATUHAN ÖZKAN 10A 13 14 9,50 8 2 7,50 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 7 1,25 44 43 33,25 193,098 14803

5 0 KARDELEN NAZ EKMEN 10A 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 7 8,25 128,058 26615

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 3211 İREM KARA 10B 19 9 16,75 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 7 1 6,75 9 1 8,75 7 3 6,25 87 23 81,25 355,813 856

2 0 SİHİRLİANNAM ÇİLAK 10B 18 8 16,00 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 8 2 7,50 6 3 5,25 8 1 7,75 83 24 77,00 338,900 1304

3 0 NEO CİTY PRESİDENT 10B 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 14 4 13,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 4 4,00 77 21 71,75 337,813 1333

4 2345 PELİN BALTA 10B 19 9 16,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 7 1 6,75 8 1 7,75 7 3 6,25 82 23 76,25 337,355 1342

5 2342 EĞLENCE LAZIM BANA 10B 19 7 17,25 10 0 10,00 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 17 5 15,75 7 3 6,25 3 3 2,25 7 1 6,75 76 24 70,00 328,228 1663

6 2360 MEDİNE ORUK 10B 16 9 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 9 1 8,75 6 2 5,50 8 1 7,75 77 28 70,00 311,753 2426

7 2346 BUSE ŞANLI 10B 17 5 15,75 7 0 7,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 4 11,00 10 0 10,00 5 3 4,25 8 1 7,75 71 15 67,25 304,228 2805

8 0 TURŞUYİYENBÖCÜK 10B 17 9 14,75 6 0 6,00 7 0 7,00 3 1 2,75 3 0 3,00 15 4 14,00 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 65 17 60,75 298,580 3117

9 0 ESRA EROL 10B 20 8 18,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 13 5 11,75 7 3 6,25 5 3 4,25 4 6 2,50 68 34 59,50 296,178 3270

10 0 ÇAĞLAR GYLLENHAAL 10B 20 7 18,25 8 2 7,50 7 2 6,50 2 2 1,50 3 2 2,50 14 9 11,75 5 1 4,75 3 0 3,00 4 6 2,50 66 31 58,25 294,543 3352

11 0 SEDA SAYAN 10B 21 8 19,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 12 8 10,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 66 36 57,00 288,173 3771

12 0 JAKE ERTUĞRUL 10B 14 10 11,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 3 14,25 5 4 4,00 4 3 3,25 6 3 5,25 62 27 55,25 280,948 4284

13 2561 MEVA TOPCU 10B 21 7 19,25 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 12 8 10,00 3 5 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 59 31 51,25 277,050 4588

14 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 10B 20 9 17,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 10 8,50 4 4 3,00 4 2 3,50 5 4 4,00 62 41 51,75 270,158 5136

15 0 ZUHAL TOPAL 10B 15 3 14,25 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 5 10,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 55 16 51,00 267,430 5369

16 2528 DOĞUKAN ARTUÇ 10B 11 5 9,75 8 1 7,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 4 4 3,00 5 2 4,50 4 4 3,00 56 27 49,25 261,253 5938

17 0 MÜGE ANLI 10B 14 3 13,25 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 5 10,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 52 15 48,25 259,808 6079

18 2343 ZEYNEPZUZAR 10B 16 7 14,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 2 1,50 9 14 5,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 5 0,75 50 37 40,75 231,463 9291

19 22 AYDIN ARAL 10B 11 5 9,75 9 1 8,75 2 5 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 4 5 2,75 3 5 1,75 5 5 3,75 48 34 39,50 219,863 10758

20 0 SEMİH KARAGÖZ 10B 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 2441 ÖZGE UYAR 10E 22 8 20,00 10 0 10,00 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 6 11,50 6 2 5,50 7 1 6,75 6 4 5,00 81 23 75,25 332,493 1512

2 2542 AYSELS ORMAN 10E 16 10 13,50 7 1 6,75 6 1 5,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 6 17,50 6 3 5,25 4 6 2,50 5 3 4,25 71 31 63,25 311,695 2430

3 2563 BATUHAN BERK 10E 17 6 15,50 9 1 8,75 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 9 12,75 7 3 6,25 6 3 5,25 5 3 4,25 74 28 67,00 309,420 2525

4 2438 İKBAL YILMAZ 10E 15 6 13,50 8 0 8,00 6 2 5,50 4 0 4,00 2 1 1,75 16 5 14,75 4 2 3,50 5 2 4,50 9 1 8,75 69 19 64,25 304,985 2760

5 2577 ELİF KÖSE 10E 15 9 12,75 7 2 6,50 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 7 17,25 6 3 5,25 3 3 2,25 5 2 4,50 66 30 58,50 299,255 3083

6 2435 SUDE GEZİCİ 10E 14 15 10,25 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 3 1 2,75 15 10 12,50 9 1 8,75 9 1 8,75 7 3 6,25 74 38 64,50 290,960 3584

7 2431 AZRA BOLAT 10E 20 8 18,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 7 2 6,50 5 2 4,50 5 4 4,00 67 24 61,00 290,338 3626

8 0 AHMET ONUR ATEŞ 10E 19 5 17,75 8 1 7,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 13 10 10,50 4 3 3,25 4 4 3,00 5 4 4,00 65 32 57,00 287,220 3836

9 2456 AKASYA ULUS 10E 19 7 17,25 8 0 8,00 5 3 4,25 3 1 2,75 2 1 1,75 10 7 8,25 5 3 4,25 6 2 5,50 7 2 6,50 65 26 58,50 281,753 4235

10 2541 ESMANUR AKDAĞ 10E 16 9 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 5 10,75 4 3 3,25 2 3 1,25 7 3 6,25 63 30 55,50 276,358 4638

11 2428 CEMRE ÇIRA MAN 10E 19 3 18,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 10 7 8,25 1 2 0,50 8 0 8,00 6 3 5,25 58 20 53,00 272,528 4938

12 0 MERVE MASCA 10E 15 7 13,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 0 4,00 3 0 3,00 13 8 11,00 4 5 2,75 4 3 3,25 5 4 4,00 61 30 53,50 271,908 4990

13 2430 YAREN YORMZ 10E 17 6 15,50 9 1 8,75 6 3 5,25 4 0 4,00 3 0 3,00 9 7 7,25 6 2 5,50 5 0 5,00 3 7 1,25 62 26 55,50 269,675 5182

14 2442 ZE*NEP ALGIN 10E 13 11 10,25 7 1 6,75 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 8 14,00 3 5 1,75 4 3 3,25 6 4 5,00 60 38 50,50 267,948 5326

15 245 CAN YILDIRIM 10E 11 3 10,25 8 0 8,00 7 2 6,50 3 0 3,00 4 0 4,00 10 3 9,25 4 4 3,00 5 1 4,75 8 0 8,00 60 13 56,75 266,503 5445

16 2444 ÇINA RERTÜRK 10E 12 13 8,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 3 0 3,00 13 12 10,00 9 1 8,75 8 2 7,50 8 2 7,50 66 37 56,75 264,045 5667

17 2452 MALİK SAKALLI 10E 13 15 9,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 13 15 9,25 7 3 6,25 6 4 5,00 5 5 3,75 66 50 53,50 257,620 6319

18 2434 EFE CAN EKER 10E 14 12 11,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 9 13 5,75 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 61 46 49,50 242,568 7898

19 2439 ARDA AÇIKGÖZ 10E 12 12 9,00 6 3 5,25 3 4 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 9 10,75 7 2 6,50 3 3 2,25 2 8 0,00 54 42 43,50 241,225 8049

20 2449 ZEYNEP KAYA 10E 18 3 17,25 4 4 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 46 22 40,50 233,098 9082

21 2580 UTKU YEŞİLKAYA 10E 14 16 10,00 4 4 3,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,50 11 8 9,00 6 3 5,25 4 5 2,75 2 7 0,25 51 49 38,75 228,168 9700

22 2451 ALİ K Ö*AŞI 10E 13 17 8,75 10 0 10,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 6 8,50 4 6 2,50 3 6 1,50 3 2 2,50 50 40 40,00 227,143 9823

23 2447 CAN CİN 10E 9 16 5,00 10 0 10,00 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 7 4 6,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 8 2 7,50 53 38 43,50 218,980 10862

24 2456 PATRICK BATEMAN 10E 18 9 15,75 5 4 4,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 14 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 44 45 32,75 215,128 11449

25 2437 ALİ YILDIRIM 10E 11 12 8,00 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 3 4,25 47 43 36,25 206,880 12628



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 2458 DİLAN AYRAN 10F 21 9 18,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 20 5 18,75 5 3 4,25 9 1 8,75 6 4 5,00 84 28 77,00 354,460 877

2 2550 BELİN*  KALIZ 10F 19 5 17,75 6 2 5,50 3 6 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 7 3 6,25 9 1 8,75 5 5 3,75 76 28 69,00 335,850 1397

3 2479 YAREN AŞIK 10F 15 6 13,50 8 2 7,50 7 0 7,00 3 0 3,00 3 1 2,75 16 4 15,00 7 1 6,75 9 1 8,75 8 2 7,50 76 17 71,75 320,570 2001

4 2473 BARAN ÖRAL 10F 17 5 15,75 9 1 8,75 7 3 6,25 2 2 1,50 14 9 11,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 4 5,00 72 27 65,25 302,258 2918

5 2579 REYYAN YORULMAZ 10F 15 8 13,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 18 2 17,50 4 6 2,50 9 1 8,75 3 5 1,75 65 31 57,25 297,630 3175

6 2459 ŞEVVAL ATAOĞLU 10F 18 11 15,25 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 13 10,75 4 1 3,75 6 2 5,50 5 5 3,75 72 36 63,00 295,085 3324

7 2521 CANSU ÇELİK 10F 13 14 9,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 5 3 4,25 5 2 4,50 6 4 5,00 65 34 56,50 284,303 4058

8 0 Gİ*Y ÖZÜTOK 10F 7 2 6,50 9 0 9,00 8 1 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 4 6 2,50 4 4 3,00 8 2 7,50 60 25 53,75 265,848 5504

9 2469 NEHİR KESKİNER 10F 11 12 8,00 6 2 5,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 4 17,00 4 5 2,75 0 4 -1,00 6 4 5,00 56 36 47,00 265,088 5572

10 2463 RABİA GÜNER 10F 15 8 13,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 6 -0,50 4 0 4,00 5 5 3,75 54 32 46,00 261,643 5898

11 2467 MUSTAFA SÖNMEZ 10F 13 13 9,75 9 0 9,00 4 3 3,25 5 0 5,00 3 1 2,75 13 6 11,50 2 1 1,75 8 2 7,50 57 26 50,50 259,830 6076

12 2471 CEREN ÇALIŞKAN 10F 15 6 13,50 5 3 4,25 3 3 2,25 4 1 3,75 3 0 3,00 13 5 11,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 3 3,25 52 23 46,25 259,505 6114

13 41 10F 16 6 14,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 10 6 8,50 7 2 6,50 7 3 6,25 4 6 2,50 52 27 45,25 248,618 7255

14 2578 HATİCE GÜNEY 10F 18 11 15,25 7 3 6,25 5 5 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 7 10 4,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 4 4,00 54 39 44,25 238,085 8442

15 2428 ŞEVVAL A 10F 20 10 17,50 9 1 8,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 11 2,25 2 1 1,75 1 3 0,25 5 5 3,75 52 34 43,50 234,825 8872

16 2472 ŞİRİN KASSAP 10F 19 11 16,25 9 1 8,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 10 3,50 3 2 2,50 4 5 2,75 4 4 3,00 53 44 42,00 232,165 9187

17 2461 RIFAT BÖNMEZAL 10F 7 8 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 13 5 11,75 3 2 2,50 8 1 7,75 7 2 6,50 47 25 40,75 228,430 9667

18 2475 EMİR GÜVERCİN 10F 8 9 5,75 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 6 9,50 2 7 0,25 6 3 5,25 1 2 0,50 48 30 40,50 224,988 10085

19 2460 MELİH DEMİRKIRAN 10F 12 13 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 46 34 37,50 223,513 10262

20 2486 SEVİLAY SABAHOĞLU 10F 12 14 8,50 5 2 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 5 6,75 4 3 3,25 9 1 8,75 1 6 -0,50 50 35 41,25 223,293 10288

21 2476 UYGAR KÜYÜK 10F 9 8 7,00 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 41 23 35,25 213,783 11618

22 2382 KORAV ERDEM 10F 14 8 12,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 6 3,50 2 1 1,75 6 1 5,75 7 1 6,75 42 34 33,50 204,038 13057

23 2466 EYLÜL UZER 10F 11 6 9,50 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 6 4 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 5 1,75 37 20 32,00 201,888 13387

24 0 YELİZ KARA 10F 12 5 10,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 6 8 4,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 6 3 5,25 36 26 29,50 195,285 14424

25 2549 SENANUR ALGAN 10F 14 15 10,25 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 18 0,50 3 6 1,50 3 5 1,75 3 7 1,25 48 61 32,75 191,993 14999

26 2474 KADİR ERSAN 10F 12 6 10,50 8 2 7,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 30 20 25,00 174,575 18071

27 2483 MERTY YAŞAR 10F 9 16 5,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 21 47 9,25 137,185 25211

28 2457 KEREM ENGÜR 10F 2 20 -3,00 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 4 13 0,75 2 8 0,00 2 6 0,50 0 9 -2,25 12 80 -8,00



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 2501 SEDRA ÖZGÜN 10G 22 8 20,00 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 22 5 20,75 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 86 31 78,25 366,073 643

2 0 NAZİFE DURMAZOĞLU 10G 22 6 20,50 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 85 29 77,75 363,148 693

3 2503 FATMA RAY 10G 23 5 21,75 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 19 5 17,75 5 4 4,00 8 2 7,50 7 3 6,25 83 25 76,75 357,293 814

4 2505 EMİR 10G 19 5 17,75 10 0 10,00 9 0 9,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 9 14,75 10 0 10,00 5 3 4,25 7 3 6,25 84 21 78,75 344,100 1127

5 2565 NUR KOSKMAZ 10G 22 6 20,50 9 1 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 7 10,25 2 2 1,50 9 1 8,75 7 3 6,25 76 24 70,00 318,823 2075

6 2492 ELİF BAĞIŞ 10G 18 8 16,00 6 2 5,50 8 2 7,50 3 1 2,75 3 1 2,75 17 9 14,75 5 4 4,00 10 0 10,00 4 6 2,50 74 33 65,75 313,418 2340

7 2490 ZEYNEP ÖZLÜ 10G 16 11 13,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 9 11,75 3 3 2,25 7 2 6,50 8 2 7,50 69 31 61,25 289,473 3681

8 2493 MEHMET ALİ KILINÇ 10G 16 6 14,50 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 1 2 0,50 13 4 12,00 9 1 8,75 58 17 53,75 278,158 4494

9 2552 ARDA TÜMKAYA 10G 9 11 6,25 6 3 5,25 5 1 4,75 5 0 5,00 3 1 2,75 19 5 17,75 2 2 1,50 5 5 3,75 54 28 47,00 263,918 5680

10 2489 DOĞAÇ ÇELİK 10G 7 6 5,50 4 4 3,00 21 7 19,25 6 4 5,00 6 3 5,25 8 2 7,50 52 26 45,50 261,115 5952

11 2494 DENİZİN B 10G 7 7 5,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 19 3 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 49 21 43,75 255,720 6524

12 0 SİHEM SOYDAŞ 10G 17 10 14,50 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 10 8 8,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 53 26 46,50 251,653 6945

13 2511 NUR SENA KIYILI 10G 17 6 15,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 7 2 6,50 9 1 8,75 3 3 2,25 58 19 53,25 251,485 6963

14 2515 İREM BİNGÖL 10G 13 13 9,75 7 1 6,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 6 11,50 0 7 -1,75 3 6 1,50 6 3 5,25 54 39 44,25 247,263 7388

15 2559 EMİRHAN SANCAKTAR 10G 14 8 12,00 8 1 7,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 10 7,50 3 6 1,50 5 2 4,50 51 30 43,50 238,565 8390

16 2514 MARTİN EDEN 10G 17 9 14,75 6 2 5,50 8 1 7,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 4 6 2,50 48 24 42,00 234,298 8933

17 0 AYŞENAZ 10G 13 12 10,00 8 1 7,75 6 2 5,50 4 1 3,75 1 3 0,25 9 12 6,00 5 5 3,75 5 4 4,00 5 5 3,75 56 45 44,75 231,720 9255

18 0 CAN ORMAN 10G 9 11 6,25 7 2 6,50 5 3 4,25 5 0 5,00 2 2 1,50 12 7 10,25 4 3 3,25 5 4 4,00 2 3 1,25 51 35 42,25 231,460 9292

19 2489 CEYDA ARS 10G 16 12 13,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 1 1,75 10 8 8,00 1 6 -0,50 4 4 3,00 3 7 1,25 48 43 37,25 229,133 9581

20 2516 AYŞE GÜMÜŞTAŞ 10G 11 5 9,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 9 8 7,00 3 4 2,00 7 2 6,50 5 3 4,25 46 27 39,25 222,085 10475

21 2510 DENİZ 10G 8 7 6,25 4 1 3,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 0 3,00 9 6 7,50 4 4 3,00 5 1 4,75 6 4 5,00 47 27 40,25 218,425 10937

22 2487 İNCİ YILDIZ 10G 11 9 8,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 7 10 4,50 2 6 0,50 3 1 2,75 5 2 4,50 39 35 30,25 194,480 14555

23 2509 HÜSO SAHİLLİ 10G 11 7 9,25 1 0 1,00 11 9 8,75 3 1 2,75 26 17 21,75 190,558 15228

24 2513 BUĞRA YILDIRIM 10G 14 8 12,00 5 5 3,75 2 5 0,75 3 0 3,00 5 9 2,75 4 5 2,75 33 32 25,00 185,865 16099

25 2554 EREN KELEŞ 10G 7 19 2,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 12 4,00 5 5 3,75 3 4 2,00 4 4 3,00 45 53 31,75 182,600 16663

26 2548 LAPSEKİLİ TAYFUR 10G 11 19 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 2 7 0,25 43 76 24,00 160,738 20729

27 2512 SUDE ORÇAN 10G 10 19 5,25 2 6 0,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 27 88 5,00 130,280 26289



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 114 271 661 31256

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,65 11,40 8,80 5,32 3,09 4,55 3,28 3,73 2,34 3,08 1,32 2,75 2,28 1,60 1,89 7,65 8,02 5,65 3,31 3,63 2,40 2,42 2,45 1,81 3,17 4,20 2,12 42,16 39,44 32,31 205,150

Okul Ortalaması 14,84 8,72 12,66 6,65 1,88 6,18 4,58 2,65 3,91 3,65 0,88 3,42 2,74 1,19 2,45 12,02 7,20 10,22 4,12 3,13 3,33 4,50 2,37 3,90 4,77 3,48 3,90 57,87 31,50 49,97 261,380

SINIF: 10G

KATILIMLAR
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

(2)
13,75 6,25 4,00 3,12 2,12 12,50 4,12 4,12 4,50 54,48 278,900

Okul
(114)

12,66 (3) 6,18 (3) 3,91 (5) 3,42 (7) 2,45 (5) 10,22 (1) 3,33 (3) 3,90 (2) 3,90 (3) 49,97 (2) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (9) 6,96 (11) 3,93 (8) 3,55 (13) 2,03 (5) 13,81 (7) 4,83 (11) 5,44 (10) 4,82 (9) 59,14 (10) 294,350
İl

(661)
8,96 (9) 4,39 (11) 2,60 (8) 2,56 (14) 1,73 (11) 6,89 (8) 2,55 (11) 2,53 (10) 2,44 (9) 34,65 (10) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (127) 4,55 (143) 2,34 (113) 2,75 (117) 1,89 (102) 5,65 (157) 2,40 (186) 1,81 (152) 2,12 (140) 32,31 (173) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 şubesinde 2

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 178. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (2 Öğrenci) 30 16,00 9,00 53

Türkçe 30 16,00 9,00 53
[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,50 0,50 83

[-] ŞİİR 1 0 0,50 0

[+] Şiirin temasını belirler. 2 2,00 0 100

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,50 0,50 50

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 1,00 0 100

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0 1,00 0

[+] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,50 0 50

[+] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 1,00 0 100

[+] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,50 0,50 50

[+] HİKÂYE 5 2,50 1,50 50

[+] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,50 0,50 50

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 1,00 0 100

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0 0 0

[+] Yazım Kuralları 1 0,50 0,50 50

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,50 0,50 75

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0 0,50 0

[-] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0,50 1,00 25

[+] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1,00 0 100

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,50 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0 0,50 0

[+] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,50 0,50 50

Soru D Y %

TYT Sosyal (2 Öğrenci) 30 18,00 10,00 60

Tarih-1 10 7,00 3,00 70
[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,50 0,50 50

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,50 0,50 75

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 2,00 0 100

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1,00 0

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,50 0,50 50

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,50 0,50 50

[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1 10 5,00 4,00 50
[+] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 3,00 1,00 75

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,00 0 50

[-] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0 1,00 0

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,50 1,50 25

[+] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,50 0,50 50

Felsefe 5 3,50 1,50 70
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,50 0,50 83

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 1,00 1,00 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2,50 1,50 50
[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,50 0,50 75

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0 1,00 0

[+] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1,00 0 100

Soru D Y %

TYT Matematik (2 Öğrenci) 30 13,50 4,00 45

Matematik-1 30 13,50 4,00 45
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 3,00 0 100

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 2,50 1,00 31

[+] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 2,50 1,00 50

[-] Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 1,50 1,00 38

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,50 0 25

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

7 3,50 1,00 50

Soru D Y %

TYT Fen (2 Öğrenci) 30 15,50 11,00 52

Fizik 10 5,00 3,50 50
[+] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 2,50 1,00 63

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0 1,00 0

[+] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 1,00 1,00 50

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,50 0,50 50

[+] Üzerinden akım geçen düz bir
iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,50 0 50

[+] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,50 0 50

Kimya 10 5,00 3,50 50
[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,00 2,50 25

[+] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 3,00 0,50 75

[+] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1,00 0,50 50

Biyoloji 10 5,50 4,00 55
[+] Mayozu açıklar. 6 3,00 2,50 50

[+] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,50 0,50 50

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2,00 1,00 67



10 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10
(7)

14,54 5,57 4,32 3,39 2,43 8,93 2,32 2,14 4,61 48,25 257,520

Okul
(114)

12,66 (2) 6,18 (6) 3,91 (2) 3,42 (3) 2,45 (3) 10,22 (7) 3,33 (6) 3,90 (5) 3,90 (1) 49,97 (4) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (5) 6,96 (14) 3,93 (5) 3,55 (9) 2,03 (3) 13,81 (15) 4,83 (14) 5,44 (13) 4,82 (7) 59,14 (12) 294,350
İl

(661)
8,96 (5) 4,39 (16) 2,60 (5) 2,56 (10) 1,73 (6) 6,89 (17) 2,55 (15) 2,53 (14) 2,44 (7) 34,65 (12) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (99) 4,55 (204) 2,34 (89) 2,75 (90) 1,89 (71) 5,65 (297) 2,40 (335) 1,81 (295) 2,12 (131) 32,31 (263) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10 şubesinde 7

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 290. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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10 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (7 Öğrenci) 30 16,14 6,43 54

Türkçe 30 16,14 6,43 54
[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,57 0,14 79

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,14 0,43 14

[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,43 0,29 81

[-] ŞİİR 1 0,43 0,14 43

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,43 0,43 43

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 1,00 0 100

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,14 0,71 14

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,29 0 29

[+] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,71 0 71

[+] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,57 0,29 57

[+] HİKÂYE 5 2,86 1,00 57

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,29 0,57 29

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,86 0,14 86

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,29 0,29 29

[+] Yazım Kuralları 1 0,71 0,29 71

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,71 0,14 86

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,14 0,14 14

[+] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde
Hikâye

2 1,00 0,43 50

[+] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,57 0 57

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,57 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0 0,43 0

Soru D Y %

TYT Sosyal (7 Öğrenci) 30 17,29 6,29 58

Tarih-1 10 6,14 2,29 61
[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,71 0,14 71

[-] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 0,86 0,71 43

[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,57 0,43 57

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,57 0,29 79

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,14 0,57 14

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,86 0 86

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,57 0,14 57

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,86 0 86

Coğrafya-1 10 4,86 2,14 49
[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,29 0,57 29

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,86 0,29 43

[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 1,86 0,86 46

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,57 0,14 79

[-] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,29 0,29 29

Felsefe 5 3,57 0,71 71
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,71 0 90

[-] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 0,86 0,71 43

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2,71 1,14 54
[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,29 0,57 14

[+] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,57 0,43 57

[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,86 0,14 93

Soru D Y %

TYT Matematik (7 Öğrenci) 30 10,86 7,71 36

Matematik-1 30 10,86 7,71 36
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 2,14 0,57 71

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 1,43 1,14 29

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 2,71 2,57 34

[-] Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 1,14 1,29 29

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,43 0,57 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3,00 1,57 43

Soru D Y %

TYT Fen (7 Öğrenci) 30 11,43 9,43 38

Fizik 10 3,14 3,29 31
[-] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,29 0,14 29

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 1,57 1,43 39

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0 0,86 0

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,29 0,71 14

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,71 0 71

[-] Üzerinden akım geçen düz bir iletken
telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,29 0,14 29

Kimya 10 2,86 2,86 29
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1,43 0,43 36

[-] Mol kavramını açıklar. 4 0,43 2,14 11

[+] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1,00 0,29 50

Biyoloji 10 5,43 3,29 54
[+] Mayozu açıklar. 6 3,00 2,14 50

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,43 0,57 43

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2,00 0,57 67



10A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10A

(5)
10,95 5,70 3,60 3,40 1,85 11,06 3,60 2,10 3,60 45,86 239,990

Okul
(114)

12,66 (7) 6,18 (5) 3,91 (6) 3,42 (2) 2,45 (7) 10,22 (3) 3,33 (4) 3,90 (6) 3,90 (5) 49,97 (7) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (15) 6,96 (13) 3,93 (12) 3,55 (8) 2,03 (8) 13,81 (11) 4,83 (12) 5,44 (14) 4,82 (13) 59,14 (15) 294,350
İl

(661)
8,96 (15) 4,39 (15) 2,60 (13) 2,56 (9) 1,73 (16) 6,89 (12) 2,55 (12) 2,53 (15) 2,44 (13) 34,65 (15) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (304) 4,55 (192) 2,34 (147) 2,75 (89) 1,89 (129) 5,65 (206) 2,40 (232) 1,81 (299) 2,12 (203) 32,31 (369) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10A şubesinde 5

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 420. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 16. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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10A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (5 Öğrenci) 30 12,60 6,60 42

Türkçe 30 12,60 6,60 42
[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,40 0,40 70

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0 0,80 0

[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,20 0,40 73

[-] ŞİİR 1 0,20 0 20

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,20 0,40 20

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 0,60 0,20 60

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,20 0,40 20

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

[-] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,40 0,20 40

[-] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0 0,40 0

[-] HİKÂYE 5 1,60 1,20 32

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,40 0,40 40

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,80 0 80

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,20 0,20 20

[+] Yazım Kuralları 1 0,80 0 80

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,40 0,40 70

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,40 0 40

[+] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde
Hikâye

2 1,00 0,40 50

[+] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,60 0,20 60

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,60 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0,20 0 20

Soru D Y %

TYT Sosyal (5 Öğrenci) 30 16,00 5,80 53

Tarih-1 10 6,00 1,20 60
[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,60 0 60

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 1,40 0 70

[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,60 0,20 60

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,20 0,60 60

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,20 0,40 20

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,80 0 80

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,60 0 60

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,60 0 60

Coğrafya-1 10 4,20 2,40 42
[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,40 0,40 40

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0 1,20 0

[+] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 2,00 0,60 50

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,40 0 70

[-] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,40 0,20 40

Felsefe 5 3,60 0,80 72
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,60 0 87

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 1,00 0,80 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2,20 1,40 44
[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,60 0,40 30

[-] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1,00 0

[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,60 0 80

Soru D Y %

TYT Matematik (4 Öğrenci) 30 12,25 4,75 41

Matematik-1 30 12,25 4,75 41
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 1,75 0,25 58

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 1,75 1,00 35

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 3,00 2,25 38

[-] Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 1,25 0,25 31

[+] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 1,00 0,25 50

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

7 3,50 0,75 50

Soru D Y %

TYT Fen (5 Öğrenci) 30 11,20 7,60 37

Fizik 10 4,20 2,40 42
[+] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,60 0,20 60

[+] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 2,20 0,80 55

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0 0,60 0

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,80 0,40 40

[-] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,20 0,40 20

[-] Üzerinden akım geçen düz bir iletken
telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,40 0 40

Kimya 10 2,60 2,00 26
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1,00 0,60 25

[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,00 1,40 25

[-] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0,60 0 30

Biyoloji 10 4,40 3,20 44
[-] Mayozu açıklar. 6 2,60 1,40 43

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,20 0,80 20

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1,60 1,00 53



10B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10B
(20)

15,78 7,25 4,70 3,37 2,92 11,95 5,25 4,09 4,49 59,80 292,610

Okul
(114)

12,66 (1) 6,18 (1) 3,91 (1) 3,42 (4) 2,45 (1) 10,22 (2) 3,33 (1) 3,90 (3) 3,90 (4) 49,97 (1) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (3) 6,96 (7) 3,93 (2) 3,55 (10) 2,03 (1) 13,81 (8) 4,83 (9) 5,44 (11) 4,82 (10) 59,14 (8) 294,350
İl

(661)
8,96 (3) 4,39 (7) 2,60 (2) 2,56 (11) 1,73 (1) 6,89 (9) 2,55 (9) 2,53 (11) 2,44 (10) 34,65 (8) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (48) 4,55 (59) 2,34 (59) 2,75 (92) 1,89 (24) 5,65 (176) 2,40 (109) 1,81 (153) 2,12 (141) 32,31 (146) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10B şubesinde 20

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 122. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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10B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (19 Öğrenci) 30 17,53 7,00 58

Türkçe 30 17,53 7,00 58
[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,74 0,11 91

[+] ŞİİR 1 0,74 0 74

[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,89 0,11 95

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,37 0,37 37

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 0,84 0,05 84

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,37 0,53 37

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,47 0,05 47

[+] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,84 0 84

[+] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,74 0,16 74

[+] HİKÂYE 5 3,00 1,53 60

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,21 0,63 21

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,89 0 89

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,11 0,47 11

[+] Yazım Kuralları 1 0,79 0,21 79

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,63 0,37 82

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,05 0,37 5

[-] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0,58 0,53 29

[+] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,74 0,11 74

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,84 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0,16 0,05 16

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,37 0,53 37

Soru D Y %

TYT Sosyal (19 Öğrenci) 30 19,79 6,21 66

Tarih-1 10 7,58 1,32 76
[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,68 0,21 68

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,68 0,26 84

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 1,58 0 79

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,37 0,53 37

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,84 0 84

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,74 0,11 74

[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,74 0,16 74

Coğrafya-1 10 5,37 2,68 54
[+] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 2,84 0,63 71

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,32 0,21 66

[-] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,47 0,26 47

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,74 0,74 37

[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0 0,84 0

Felsefe 5 3,63 1,05 73
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,63 0,05 88

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 1,00 1,00 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3,21 1,16 64
[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,95 0,05 97

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,79 0,58 39

[-] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,47 0,53 47

Soru D Y %

TYT Matematik (19 Öğrenci) 30 13,47 6,11 45

Matematik-1 30 13,47 6,11 45
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 2,00 0,21 67

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 3,79 1,53 47

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 2,47 1,42 49

[-] Binom açılımını yapar. 1 0,11 0,21 11

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 0,58 0,84 14

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,32 0,68 16

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

7 4,21 1,21 60

Soru D Y %

TYT Fen (19 Öğrenci) 30 15,63 7,21 52

Fizik 10 5,79 2,16 58
[+] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 2,42 1,05 61

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0,16 0,53 16

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,74 0,32 37

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,79 0,05 79

[+] Üzerinden akım geçen düz bir
iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,89 0,11 89

[+] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,79 0,11 79

Kimya 10 4,58 1,95 46
[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,58 0,79 39

[+] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2,11 0,53 53

[-] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0,89 0,63 45

Biyoloji 10 5,26 3,11 53
[-] Mayozu açıklar. 6 2,53 2,11 42

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,47 0,37 47

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2,26 0,63 75



10E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10E
(25)

12,90 6,73 4,25 3,76 2,83 9,89 4,21 4,01 4,58 53,16 266,720

Okul
(114)

12,66 (4) 6,18 (2) 3,91 (3) 3,42 (1) 2,45 (2) 10,22 (5) 3,33 (2) 3,90 (4) 3,90 (2) 49,97 (3) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (12) 6,96 (10) 3,93 (6) 3,55 (5) 2,03 (2) 13,81 (13) 4,83 (10) 5,44 (12) 4,82 (8) 59,14 (11) 294,350
İl

(661)
8,96 (12) 4,39 (10) 2,60 (6) 2,56 (5) 1,73 (2) 6,89 (14) 2,55 (10) 2,53 (12) 2,44 (8) 34,65 (11) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (171) 4,55 (101) 2,34 (94) 2,75 (53) 1,89 (31) 5,65 (256) 2,40 (180) 1,81 (158) 2,12 (134) 32,31 (187) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10E şubesinde 25

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 235. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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10E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (25 Öğrenci) 30 15,28 9,52 51

Türkçe 30 15,28 9,52 51
[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,28 0,52 76

[-] ŞİİR 1 0,32 0,32 32

[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,48 0,36 74

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,48 0,48 48

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 0,88 0,12 88

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,24 0,64 24

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,20 0,12 20

[+] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,52 0,24 52

[-] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,28 0,52 28

[+] HİKÂYE 5 3,28 1,36 66

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,12 0,60 12

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,88 0,12 88

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,20 0,24 20

[+] Yazım Kuralları 1 0,64 0,28 64

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,64 0,36 82

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,12 0,20 12

[-] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0,60 1,00 30

[+] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,76 0,12 76

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,88 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0,20 0,40 20

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,16 0,64 16

Soru D Y %

TYT Sosyal (25 Öğrenci) 30 19,12 6,20 64

Tarih-1 10 7,16 1,72 72
[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,84 0,12 84

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,40 0,52 70

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 1,56 0,16 78

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,40 0,24 40

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,88 0,12 88

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,72 0,12 72

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,56 0,36 56

[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,80 0,08 80

Coğrafya-1 10 4,96 2,84 50
[+] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 2,24 1,08 56

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,48 0,20 74

[+] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,68 0,20 68

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,48 0,68 24

[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,08 0,68 8

Felsefe 5 3,92 0,64 78
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,68 0,16 89

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 1,24 0,48 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3,08 1,00 62
[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,84 0,16 92

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,64 0,48 32

[+] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,60 0,36 60

Soru D Y %

TYT Matematik (25 Öğrenci) 30 11,84 7,80 39

Matematik-1 30 11,84 7,80 39
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 1,96 0,16 65

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 2,48 2,88 31

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 1,80 1,00 36

[-] Binom açılımını yapar. 1 0 0,20 0

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 1,32 1,32 33

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,68 0,52 34

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

7 3,60 1,72 51

Soru D Y %

TYT Fen (25 Öğrenci) 30 15,12 9,28 50

Fizik 10 5,00 3,16 50
[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 1,88 1,48 47

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0,32 0,60 32

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,88 0,48 44

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,64 0,32 64

[+] Üzerinden akım geçen düz bir
iletken telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,60 0,12 60

[+] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,68 0,16 68

Kimya 10 4,72 2,84 47
[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,44 1,80 36

[+] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2,08 0,68 52

[+] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1,20 0,36 60

Biyoloji 10 5,40 3,28 54
[-] Mayozu açıklar. 6 2,72 2,40 45

[+] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,60 0,24 60

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2,08 0,64 69



10F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10F
(28)

10,99 5,38 2,85 3,27 2,33 9,48 2,45 4,12 3,30 44,17 247,210

Okul
(114)

12,66 (6) 6,18 (7) 3,91 (7) 3,42 (6) 2,45 (4) 10,22 (6) 3,33 (5) 3,90 (2) 3,90 (7) 49,97 (6) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (14) 6,96 (15) 3,93 (14) 3,55 (12) 2,03 (4) 13,81 (14) 4,83 (13) 5,44 (10) 4,82 (15) 59,14 (14) 294,350
İl

(661)
8,96 (14) 4,39 (17) 2,60 (17) 2,56 (13) 1,73 (7) 6,89 (15) 2,55 (14) 2,53 (10) 2,44 (15) 34,65 (14) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (300) 4,55 (222) 2,34 (218) 2,75 (102) 1,89 (81) 5,65 (271) 2,40 (323) 1,81 (152) 2,12 (227) 32,31 (363) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10F şubesinde 28

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 361. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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10F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (28 Öğrenci) 30 13,36 9,46 45

Türkçe 30 13,36 9,46 45
[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,11 0,46 70

[-] ŞİİR 1 0,14 0,32 14

[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,50 0,36 75

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,29 0,57 29

[-] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 0,46 0,14 46

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,32 0,43 32

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,43 0,11 43

[-] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,46 0,32 46

[-] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,25 0,57 25

[+] HİKÂYE 5 2,96 1,43 59

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0 0,75 0

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,71 0,14 71

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,11 0,39 11

[+] Yazım Kuralları 1 0,71 0,21 71

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,39 0,46 70

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,18 0,21 18

[-] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0,54 0,82 27

[-] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,43 0,18 43

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0,04 0,75 4

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0,21 0,29 21

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,11 0,54 11

Soru D Y %

TYT Sosyal (28 Öğrenci) 30 15,79 7,82 53

Tarih-1 10 6,00 2,46 60
[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,50 0,46 50

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,36 0,46 68

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 1,21 0,32 61

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,36 0,43 36

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,86 0,04 86

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,57 0,14 57

[-] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,46 0,43 46

[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,68 0,18 68

Coğrafya-1 10 3,61 3,04 36
[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 1,18 1,39 29

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

2 1,21 0,36 61

[+] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,50 0,21 50

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,50 0,61 25

[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,21 0,46 21

Felsefe 5 3,54 1,07 71
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,57 0,29 86

[-] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 0,96 0,79 48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2,64 1,25 53
[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,68 0,21 84

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,36 0,68 18

[+] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,61 0,36 61

Soru D Y %

TYT Matematik (27 Öğrenci) 30 11,15 6,67 37

Matematik-1 30 11,15 6,67 37
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 1,67 0,56 56

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 2,70 2,41 34

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 2,33 0,70 47

[-] Binom açılımını yapar. 1 0,04 0,04 4

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 0,93 1,11 23

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,44 0,44 22

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 3,04 1,41 43

Soru D Y %

TYT Fen (28 Öğrenci) 30 12,18 9,21 41

Fizik 10 3,25 3,21 33
[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 1,36 1,21 34

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0 0,50 0

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,75 0,54 38

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,68 0,21 68

[-] Üzerinden akım geçen düz bir iletken
telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,18 0,36 18

[-] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,29 0,39 29

Kimya 10 4,64 2,07 46
[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,36 1,25 34

[+] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2,21 0,57 55

[+] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1,07 0,25 54

Biyoloji 10 4,29 3,93 43
[-] Mayozu açıklar. 6 2,18 2,61 36

[+] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,50 0,50 50

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1,61 0,82 54



10G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10G
(27)

11,73 5,97 4,10 3,35 2,02 10,08 2,24 4,21 3,31 47,01 252,290

Okul
(114)

12,66 (5) 6,18 (4) 3,91 (4) 3,42 (5) 2,45 (6) 10,22 (4) 3,33 (7) 3,90 (1) 3,90 (6) 49,97 (5) 261,380
İlçe
(271)

13,77 (13) 6,96 (12) 3,93 (7) 3,55 (11) 2,03 (7) 13,81 (12) 4,83 (15) 5,44 (9) 4,82 (14) 59,14 (13) 294,350
İl

(661)
8,96 (13) 4,39 (13) 2,60 (7) 2,56 (12) 1,73 (13) 6,89 (13) 2,55 (16) 2,53 (9) 2,44 (14) 34,65 (13) 213,390

Genel
(31256)

8,80 (247) 4,55 (166) 2,34 (103) 2,75 (94) 1,89 (112) 5,65 (247) 2,40 (343) 1,81 (145) 2,12 (226) 32,31 (291) 205,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10G şubesinde 27

Okulunuzda 114 7
İSKENDERUN ilçesinde 271 16 3

HATAY ilinde 661 48 10 5
Genelde 31256 1841 387 206 69

DERECELER

Genelde sınava 1841 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 326. oldu

HATAY ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

İSKENDERUN ilçesinde sınava 16 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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10G ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (27 Öğrenci) 30 14,07 9,37 47

Türkçe 30 14,07 9,37 47
[+] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2,07 0,59 69

[-] ŞİİR 1 0,33 0,15 33

[+] Şiirin temasını belirler. 2 1,44 0,44 72

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım
biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,26 0,59 26

[+] Anonim halk şiiri nazım şekillerini
tanır.

1 0,70 0,19 70

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş
Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar.

1 0,26 0,63 26

[-] Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0,26 0,07 26

[+] Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım
şekillerini inceler.

1 0,70 0,15 70

[-] Millî Edebiyat Dönemi hikâye
yazarlarını tanır.

1 0,22 0,52 22

[+] HİKÂYE 5 2,70 1,63 54

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0,30 0,59 30

[+] Âşık edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,74 0,19 74

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,19 0,30 19

[+] Yazım Kuralları 1 0,74 0,22 74

[+] Noktalama İşaretleri 2 1,44 0,44 72

[-] Divan edebiyatı nazım şekillerini
inceler.

1 0,26 0,15 26

[-] HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0,52 0,78 26

[-] Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0,48 0,22 48

[-] HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde
Hikâye

1 0 0,81 0

[-] Servetifünun Dönemi hikâye
yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi
hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat
Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

1 0,26 0,22 26

[-] Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

1 0,19 0,48 19

Soru D Y %

TYT Sosyal (27 Öğrenci) 30 16,93 5,93 56

Tarih-1 10 6,41 1,74 64
[+] Moğol İstilası'nın Anadolu   da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,85 0,15 85

[+] Rumeli   deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

2 1,30 0,44 65

[+] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

2 1,26 0,15 63

[-] Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana
gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih
şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

1 0,19 0,52 19

[+] Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,93 0 93

[+] Osmanlı Beyliği   nin devletleşme
sürecini Bizans   la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,63 0,11 63

[+] 1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,67 0,19 67

[+] Anadolu   daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,59 0,19 59

Coğrafya-1 10 4,63 2,11 46
[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

4 1,74 0,81 44

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

2 0,96 0,37 48

[+] Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

1 0,74 0,07 74

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

2 0,93 0,33 46

[-] Dünya   nın tektonik oluşumunu
açıklar.

1 0,26 0,52 26

Felsefe 5 3,56 0,81 71
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

3 2,41 0,22 80

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

2 1,15 0,59 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2,33 1,26 47
[+] İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark
eder.

2 1,70 0,11 85

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

2 0,22 0,63 11

[-] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,41 0,52 41

Soru D Y %

TYT Matematik (27 Öğrenci) 30 12,19 8,41 41

Matematik-1 30 12,19 8,41 41
[+] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

3 1,89 0,41 63

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

8 2,56 3,07 32

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 2,30 1,33 46

[-] Binom açılımını yapar. 1 0,15 0,07 15

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

4 1,22 1,00 31

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

2 0,48 0,67 24

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

7 3,59 1,85 51

Soru D Y %

TYT Fen (27 Öğrenci) 30 12,19 9,70 41

Fizik 10 3,19 3,78 32
[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

4 1,26 1,67 31

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0,04 0,70 4

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

2 0,56 0,63 28

[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,52 0,30 52

[-] Üzerinden akım geçen düz bir iletken
telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

1 0,26 0,33 26

[+] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,56 0,15 56

Kimya 10 4,81 2,41 48
[-] Mol kavramını açıklar. 4 1,37 1,44 34

[+] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2,19 0,63 55

[+] Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1,26 0,33 63

Biyoloji 10 4,19 3,52 42
[-] Mayozu açıklar. 6 2,15 2,44 36

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,26 0,48 26

[+] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1,78 0,59 59
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