
 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 

KATILIMLAR

1 49 SILA ORUK 37 3 36,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 29 4 28,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 95 16 91,00 402,478 125

2 241 CEREN 34 6 32,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 18 2 17,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 2 0,50 69 18 64,50 313,890 1141

3 0 İSA 27 10 24,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 23 9 20,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 69 29 61,75 307,773 1276

4 13 SUDE YILMAZ 32 6 30,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 16 3 15,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 65 11 62,25 305,788 1336

5 213 BERKEHAN ARSLAN 26 12 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 7 13,25 6 0 6,00 2 5 0,75 2 3 1,25 64 32 56,00 283,790 1981

6 0 KİM MİN JAE 24 10 21,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 5 11,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 57 24 51,00 267,955 2661

7 0 MÜŞTAFA K 29 11 26,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 58 30 50,50 266,113 2739

8 0 BEREN Y 20 7 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 19 0 19,00 2 4 1,00 3 1 2,75 50 14 46,50 257,943 3174

9 0 UC 30 9 27,75 4 0 4,00 9 4 8,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 52 14 48,50 256,328 3266

10 0 MONO BY RM 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 0 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 246,645 3793

11 2383 I    A 22 5 20,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 43 15 39,25 227,965 5061

12 0 26 11 23,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 39 16 35,00 211,188 6360

13 0 KENAN KARAMAN 16 14 12,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 8 17 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 40 45 28,75 192,853 7949

14 0 0 0 0,00

15 0 0 0 0,00

16 0 0 0 0,00

17 0 0 0 0,00

18 0 0 0 0,00
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-9 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9

KATILIMLAR

1 3277 SELİN ŞANDIR -9 27 11 24,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 9 13,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 61 35 52,25 272,180 2466

2 3313 GÜZ ÖZGÜN -9 27 8 25,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 10 5 8,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 53 18 48,50 258,075 3168

3 0 MC KİVİ -9 3 2 2,50 3 2 2,50
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 3412 M KÜRŞAD ÜNSAL -9A 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 23 8 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 77 29 69,75 332,015 815

2 3226 ÇINAR KABALCI -9A 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 17 8 15,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 70 23 64,25 311,500 1193

3 3229 SEMİH ÇAKMAK -9A 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 4 16,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 2 3,50 69 25 62,75 307,305 1291

4 3220 FATMA SUDE İNKAYA -9A 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 17 6 15,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 4 1,00 68 25 61,75 303,845 1394

5 3232 İDİL KURUÇAY -9A 28 8 26,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 9 15,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 66 21 60,75 300,918 1464

6 3227 YİĞİT KIVRAK -9A 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 16 6 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 66 25 59,75 296,920 1571

7 3403 TOM RIDDLE -9A 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 17 6 15,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 66 26 59,50 296,678 1583

8 3224 SALİH PARLAKŞAHAN -9A 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 17 8 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 65 23 59,25 296,053 1595

9 3233 ENES DÖNMEZ -9A 28 5 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 7 14,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 62 23 56,25 286,785 1874

10 3235 EDA NAZ SAVRAN -9A 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 61 20 56,00 284,668 1942

11 3406 EREN MA *AN -9A 30 5 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 58 20 53,00 276,673 2267

12 3222 İREM GÜLER TİRİT -9A 29 7 27,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 7 10,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 58 22 52,50 272,343 2457

13 3228 AHMET KORKMAZ -9A 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 5 14,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 57 30 49,50 265,950 2745

14 3239 METEHAN CİĞERLİ -9A 28 5 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 7 14,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 55 27 48,25 261,595 2948

15 3238 SALİH KARA -9A 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 57 36 48,00 259,178 3100

16 3215 DEFNE NAZ BALCIOĞLU -9A 30 5 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 6 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 54 19 49,25 257,005 3221

17 3218 HAVVA NES BE BAŞARAN -9A 25 15 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 12 7,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 55 37 45,75 248,455 3696

18 3241 HALDUN ALTUNTOP -9A 25 10 22,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 8 4 7,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 49 20 44,00 241,725 4076

19 3216 SUEDA BOZKAYA -9A 24 11 21,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 50 29 42,75 238,755 4279

20 3401 ESMA TOMBUL -9A 23 11 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 8 6 6,50 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 49 30 41,50 234,373 4583

21 3221 MUSTAFA KEREM TUNCEL -9A 26 10 23,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 3 2,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 44 25 37,75 219,653 5664

22 3402 ARZU KİRAZ -9A 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 16 0,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 49 45 37,75 219,523 5672

23 0 ALİ AYTAŞ -9A 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 17 7 15,25 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 38 19 33,25 213,243 6194

24 3405 ERKAN YUMUK -9A 9 4 8,00 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 39 23 33,25 211,793 6315

25 3236 EZGİ BÖNCEO ĞLU -9A 2 1 1,75 6 6 4,50 8 7 6,25 122,495 12033



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9A

KATILIMLAR
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-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 3253 NUREVŞAN ALKAÇ -9B 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 33 4 32,00 5 1 4,75 6 0 6,00 4 0 4,00 103 9 100,75 435,385 28

2 3257 NUREFŞAN YILMAZ -9B 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 92 3 91,25 402,378 126

3 3263 ŞERİFE GÜL OKUR -9B 38 2 37,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 4 24,00 6 0 6,00 5 1 4,75 4 1 3,75 94 9 91,75 402,023 129

4 3300 BERRA GÖKALP -9B 31 0 31,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 22 5 20,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 86 8 84,00 375,370 292

5 3255 EFE ANUŞ -9B 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 8 20,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 83 22 77,50 354,850 486

6 0 REYHAN ÜZEL -9B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 5 1 4,75 5 0 5,00 4 0 4,00 81 16 77,00 354,140 491

7 0 EGE EREN SÜRÜCÜ -9B 27 9 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 23 6 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 72 23 66,25 321,365 1002

8 3262 AHMETBARİSPİKSY -9B 28 11 25,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 18 14 14,50 5 1 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 69 38 59,50 295,613 1609

9 3269 AHMET KAAN AVCI -9B 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 18 5 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 64 26 57,50 290,888 1756

10 19 SSS -9B 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 9 2 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 59 22 53,50 273,860 2388

11 3271 İREMSU AKDOĞAN -9B 24 14 20,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 11 3 10,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 54 27 47,25 255,478 3313

12 3268 MERVE KURNAZ -9B 16 4 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 14 4 13,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 47 16 43,00 242,320 4040

13 3267 KEREM TIRAŞ -9B 22 12 19,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 17 6,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 53 39 43,25 240,683 4141

14 3259 FURKAN YAVUZ KOÇ -9B 25 9 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 11 7 9,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 49 26 42,50 239,418 4227

15 3249 NURSENA BİLGİN -9B 27 9 24,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 8 10 5,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 24 43,00 238,823 4270

16 0 ALPEREN DEDEOĞLU -9B 19 11 16,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 12 4 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 47 21 41,75 238,525 4290

17 3265 YUSUF TÜMKAYA -9B 22 16 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 1 4 0,00 2 2 1,50 46 33 37,75 221,398 5543

18 3400 MUHAMMED SAİD GÖKTAŞ -9B 20 16 16,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 5 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 43 30 35,50 214,905 6061

19 3251 KEREM ÇAMUR -9B 14 6 12,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 14 5 12,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 39 20 34,00 213,975 6129

20 3248 DENİZ KURTOĞLU -9B 15 9 12,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 8 4 7,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 33 23 27,25 189,775 8215

21 3270 YİĞİT METE -9B 5 6 3,50 17 14 13,50 6 1 5,75 2 3 1,25 1 0 1,00 31 24 25,00 185,395 8572

22 3244 HALİT ERDOĞAN -9B 7 31 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 8 18 3,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 28 65 11,75 138,665 11493



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 3284 DOĞA KARPUZ -9C 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 63 32 55,00 280,985 2078

2 3292 CEREN GÜZEL -9C 26 12 23,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 12 5 10,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 59 23 53,25 273,493 2406

3 3290 ARDA AY -9C 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 13 7 11,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 60 29 52,75 273,468 2408

4 3299 MUSTAFA BİLGİLİ -9C 24 15 20,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 10 11,50 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 61 32 53,00 273,458 2411

5 3289 VALIN ERYILMAZ -9C 34 5 32,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 58 21 52,75 271,050 2520

6 0 DİLA AVCI -9C 27 11 24,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 16 7 14,25 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 59 32 51,00 268,448 2640

7 17 NESLİHAN ÖZDEMİR -9C 27 7 25,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 14 7 12,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 56 20 51,00 268,188 2652

8 3283 HAŞİM ATEŞ -9C 28 12 25,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 15 14 11,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 61 44 50,00 263,660 2852

9 3301 KENAN KARAMAN -9C 22 17 17,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 9 11,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 4 0,00 59 38 49,50 262,558 2905

10 3288 İREM DEVRİM -9C 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 8 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 54 30 46,50 250,348 3586

11 0 JOSEPH -9C 26 10 23,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 7 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 50 23 44,25 244,298 3936

12 3280 SALİHA KARA -9C 25 14 21,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 11 5,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 53 37 43,75 240,343 4166

13 3273 ARDA BEDİROĞLU -9C 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 12 18 7,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 55 51 42,25 236,730 4402

14 3272 G N -9C 22 10 19,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 47 26 40,50 232,740 4689

15 3298 MUSA BURKAY -9C 25 15 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 12 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 3 0,25 51 38 41,50 231,803 4771

16 3408 SELÇUK ÖRGÜN -9C 26 13 22,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 6 4 5,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 48 34 39,50 227,828 5076

17 3287 MUSTAFA SEYHUNLU -9C 24 13 20,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 9 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 47 37 37,75 221,120 5563

18 3294 YAREN YILMAZ -9C 20 9 17,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 8 3 7,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 41 19 36,25 218,835 5715

19 3275 EMİRHAN HOCAOĞLU -9C 24 10 21,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 7 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 42 26 35,50 213,860 6142

20 3296 BUĞRA ÖZER -9C 21 9 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 8 6 6,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 41 25 34,75 213,550 6168

21 3281 BATU KAYAR -9C 17 8 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 8 7 6,25 36 18 31,50 203,865 6989

22 3295 ASLI AKYÜZ -9C 20 16 16,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 26 29,50 196,695 7622

23 3293 HİKMET CEMAL KAÇIN -9C 19 14 15,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 6 9 3,75 1 1 0,75 37 31 29,25 195,008 7765

24 3291 M GNL -9C 19 20 14,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 11 7,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 32 37 22,75 176,178 9262

25 3380 NAZLI SÖNMEZ -9C 13 7 11,25 3 0 3,00 1 0 1,00 7 12 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 28 21 22,75 173,725 9442

26 3278 RECEP AKÇA -9C 14 22 8,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 9 2,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 32 41 21,75 169,533 9732



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 3311 ECRİN TUZLUOĞLU -9D 28 9 25,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 11 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 57 30 49,50 259,988 3055

2 0 ŞUDE KAHRAMAN -9D 28 7 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 53 21 47,75 257,565 3196

3 3309 BERK BERKYÜREK -9D 28 9 25,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 10 5 8,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 53 21 47,75 255,980 3290

4 3320 ZELİHA DANACI -9D 29 6 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 10 8 8,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 54 25 47,75 255,053 3334

5 3308 CANDENİZ BÜYÜKTEPE -9D 31 6 29,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 12 5 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 50 16 46,00 251,645 3495

6 3315 EYÜP ETHEM SÖNMEZ -9D 24 15 20,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 11 6 9,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 53 28 46,00 250,288 3592

7 0 CEYDA ARSLAN -9D 25 8 23,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 11 9 8,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 53 30 45,50 248,545 3691

8 3328 AREL HALLACOĞLU -9D 30 5 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 12 5 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 49 18 44,50 246,868 3777

9 3325 BİLGE GÖKÇE -9D 25 6 23,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 6 6,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 49 22 43,50 241,260 4111

10 3319 EMRE ŞAHİN -9D 21 8 19,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 10 4 9,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 45 13 41,75 237,058 4378

11 3330 SUDE PARLAK -9D 26 6 24,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 4 3,00 1 0 1,00 43 16 39,00 225,365 5244

12 3321 İLAYDA KARCIĞA -9D 25 11 22,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 8 8 6,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 46 31 38,25 224,470 5309

13 3326 EMRE YILMAZ -9D 25 10 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 42 25 35,75 215,383 6023

14 33 EREN AKDAĞ -9D 18 15 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 27 33,25 210,500 6433

15 3304 YİĞİT ZEVTUN -9D 18 19 13,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 10 11 7,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 40 36 31,00 202,278 7124

16 3324 ALİEFE  ÇETİN -9D 16 18 11,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 6 6,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 35 33 26,75 188,583 8306

17 3307 EYLÜL YERAL -9D 17 14 13,50 4 1 3,75 2 1 1,75 8 6 6,50 31 22 25,50 184,820 8618

18 3346 ELİF ÇOKBİLGİ -9D 7 7 5,25 4 1 3,75 11 8 9,00 130,728 11790

19 3316 ATAHAN BIKMAZ -9D 10 8 8,00 10 8 8,00 125,280 11951

20 0 MUSTAFA EMİN -9D 0 0 0,00

21 0 END ER -9D 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 3393 HİRANUR KINALI -9E 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 2 1,50 64 14 60,50 294,590 1646

2 3360 NİSA AKSU -9E 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 55 21 49,75 262,655 2901

3 3347 BARIN BEŞEN -9E 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 16 12 13,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 55 38 45,50 252,210 3458

4 3337 ESMA TÜRKMEN -9E 32 6 30,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 7 6,25 3 1 2,75 1 0 1,00 51 20 46,00 248,585 3687

5 3354 BERKAY ÖZEN -9E 21 15 17,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 14 11 11,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 52 31 44,25 245,730 3849

6 23 BERKAY ÇELİK -9E 19 16 15,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 6 11,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 3 0,25 52 33 43,75 244,868 3901

7 3333 ŞEVVAL BATMACI -9E 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 7 12,25 1 0 1,00 1 0 1,00 49 25 42,75 242,703 4013

8 3396 NİLSU DURMAZ -9E 26 8 24,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 9 4 8,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 48 18 43,50 241,655 4079

9 3348 EMİR TAŞKIR -9E 24 9 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 12 6 10,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 49 25 42,75 241,110 4116

10 3351 ECESU KAHRAMAN -9E 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 9 9 6,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 50 29 42,75 239,248 4242

11 3345 BİLAL AÇIK -9E 26 11 23,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 10 6 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 48 23 42,25 238,450 4294

12 3350 ELİF NAZ TURĞUT -9E 19 12 16,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 15 7 13,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 24 40,00 234,950 4533

13 3395 ŞEYMA NUR İPEK -9E 17 14 13,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 6 12,50 1 0 1,00 45 24 39,00 231,235 4805

14 3332 RABİA RİFAİOĞLU -9E 23 10 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 44 19 39,25 229,448 4946

15 3355 EZGİ ALTUNAY -9E 23 8 21,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 43 22 37,50 223,385 5388

16 3344 NAZ KILIÇ -9E 23 17 18,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 11 8 9,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 2 0,50 47 38 37,50 223,218 5398

17 3353 EMİNE CANAN DEMİR -9E 22 12 19,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 12 9 9,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 45 33 36,75 222,408 5460

18 3397 NAZ ULUS -9E 20 15 16,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 14 4 13,00 1 1 0,75 1 0 1,00 41 20 36,00 221,538 5538

19 3338 YUSUF YILDIZ -9E 19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 43 38 33,50 212,200 6282

20 3357 ALİ MERT BAYRAM -9E 21 15 17,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 42 35 33,25 209,440 6545

21 3335 KADİR ÇETİNKAYA -9E 18 17 13,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 38 35 29,25 197,405 7565

22 0 ARDA ARSLAN -9E 21 15 17,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 10 10 7,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 38 37 28,75 195,625 7712



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 3409 SEVİM ATEŞ -9F 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 12 18,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 68 36 59,00 296,668 1584

2 3362 ARDA AKYILDIZ -9F 29 10 26,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 20 7 18,25 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 64 28 57,00 290,255 1770

3 3371 İLKİM YILMAZ -9F 26 13 22,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 24 9 21,75 2 0 2,00 2 0 2,00 62 31 54,25 284,065 1968

4 3389 ÜSAME  AAZ -9F 26 13 22,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 19 9 16,75 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 61 34 52,50 275,158 2345

5 3410 NİSA SARI -9F 28 8 26,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 13 5 11,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 58 21 52,75 273,068 2425

6 3377 ÖMER YILMAZ -9F 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 13 11 10,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 60 29 52,75 272,288 2461

7 3361 PINAR URUÇ -9F 23 9 20,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 20 8 18,00 2 0 2,00 2 1 1,75 56 23 50,25 269,295 2599

8 3373 ALİYE KARAÇOCUK -9F 22 15 18,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 21 7 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 32 47,00 259,618 3073

9 3369 MERT KAYA -9F 25 14 21,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 17 8 15,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 55 30 47,50 258,330 3153

10 3388 JOZEF KALAYCIOĞLU -9F 28 8 26,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 10 5 8,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 52 21 46,75 252,268 3454

11 3385 MRYM ÖZKN -9F 25 14 21,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 16 11 13,25 2 0 2,00 2 0 2,00 52 35 43,25 244,058 3950

12 3411 NİLSU KAYA -9F 24 15 20,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 10 6 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 42 27 35,25 216,060 5966

13 3387 BARIŞ AĞDENİZ -9F 16 18 11,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 11 5 9,75 2 0 2,00 2 0 2,00 41 31 33,25 210,498 6434
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-9Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: -9Z

KATILIMLAR

1 31111 İSMAİL ÇİPE -9Z 8 1 7,75 6 2 5,50 14 3 13,25 145,225 11213
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10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 0 İSİMSİZ 10 24 11 21,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 16 6 14,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 63 23 57,25 288,590 1823

2 0 NAZ 10 28 9 25,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 15 7 13,25 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 62 24 56,00 284,143 1962

3 0 BAT OMEN 10 24 16 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 11 6 9,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 4 1,00 57 36 48,00 256,230 3272

4 7 FRKN HSN 10 26 11 23,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 9 9,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 54 27 47,25 255,060 3333

5 0 NİSA 10 28 8 26,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 46 23 40,25 229,793 4915

6 2537 10 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 16 3,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 50 47 38,25 223,213 5399

7 2368 G        G 10 19 8 17,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 9 5 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 40 17 35,75 217,548 5818

8 0 AZRA 10 21 7 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 32 12 29,00 195,138 7756
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 2520 CEREN KABA 10A 30 8 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 6 9,50 6 0 6,00 1 2 0,50 3 2 2,50 65 22 59,50 292,395 1715

2 4011 ŞAMİL OĞUR 10A 28 10 25,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 15 8 13,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 60 27 53,25 275,608 2326

3 2314 ÖMER MERT GÜLEP 10A 25 13 21,75 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 14 8 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 59 29 51,75 270,070 2572

4 2518 SUDE ULUS 10A 34 5 32,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 3 4,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 55 13 51,75 265,390 2769

5 2536 ÖZNUR KİRMİTÇİ 10A 25 11 22,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 17 5,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 1 2,75 59 38 49,50 257,853 3179

6 2309 BATUHAN ÖZKAN 10A 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 9 4,75 4 2 3,50 1 3 0,25 3 2 2,50 57 33 48,75 256,260 3268

7 2329 SENA TOPAL 10A 26 13 22,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 9 9 6,75 5 1 4,75 3 1 2,75 1 2 0,50 55 32 47,00 251,273 3528

8 2331 URUNGU ÖZER 10A 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 4 3 3,25 3 3 2,25 2 3 1,25 55 37 45,75 248,245 3706

9 2333 SILA 10A 30 8 28,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 49 20 44,00 243,690 3970

10 2320 ABDULLAH ATEŞ 10A 22 13 18,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 10 6 8,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 50 34 41,50 236,618 4408

11 0 MEGATRN 10A 21 16 17,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 9 9,75 48 30 40,50 234,615 4563

12 2319 DURU 10A 25 11 22,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 5 5,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 47 26 40,50 231,693 4778

13 2335 ZAHİD KAYA 10A 26 11 23,25 11 8 9,00 3 1 2,75 2 5 0,75 4 1 3,75 46 26 39,50 228,643 4992

14 2571 BUMBLEBEE 10A 24 11 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 12 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 46 36 37,00 218,688 5725

15 2372 M YUSUF KESKİN 10A 21 19 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 2 2 1,50 2 2 1,50 45 34 36,50 218,173 5763

16 2315 KARDELEN EKMEN 10A 24 10 21,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 37 12 34,00 209,465 6541

17 2312 AYŞENUR VANOĞLU 10A 16 8 14,00 2 0 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 8 3 7,25 1 0 1,00 34 13 30,75 201,788 7164

18 2328 İREM GEDİK 10A 20 16 16,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 6 3,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 198,785 7420

19 2336 MİATA ENJOYER 10A 16 7 14,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 6 6 4,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 22 22,50 173,333 9467
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 0 SEMA KAYA 10B 40 0 40,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 33 2 32,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 0 4,00 111 2 110,50 465,865 6

2 2530 RECEP ALİ İVEDİK 10B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 37 3 36,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 458,725 8

3 2569 SEMIH KARAGÖZ 10B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 36 4 35,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 109 11 106,25 453,663 11

4 2576 BÜŞRA SABAH 10B 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 1 29,75 6 0 6,00 6 0 6,00 5 0 5,00 101 7 99,25 428,680 38

5 2353 EFEKAN YALÇIN 10B 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 31 9 28,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 101 19 96,25 418,538 66

6 0 DAMLANIN DOLABI 10B 29 3 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 96 5 94,75 413,025 83

7 2357 EDA NUR SAĞIR 10B 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 32 4 31,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 98 18 93,50 411,508 89

8 0 SÜLEYMAN DEMİR Ğ 10B 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 5 22,75 7 0 7,00 6 0 6,00 1 3 0,25 95 10 92,50 404,080 115

9 2351 ESİN TAN 10B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 7 0 7,00 6 0 6,00 2 3 1,25 94 14 90,50 400,990 135

10 2350 ERTUĞRUL KILLI 10B 35 4 34,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 5 1 4,75 5 0 5,00 2 0 2,00 92 6 90,50 399,375 141

11 2564 NİSA NUR ALP 10B 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 4 0 4,00 91 18 86,50 386,450 219

12 1 SNOVPİESER 10B 37 2 36,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 27 11 24,25 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 91 18 86,50 384,800 227

13 0 MAŞAİLEKOCAYI 10B 30 7 28,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 12 24,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 91 25 84,75 379,875 267

14 2363 CEMRE DİKİCİ 10B 33 4 32,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 5 24,75 5 0 5,00 4 2 3,50 5 0 5,00 87 14 83,50 376,515 284

15 2343 ZEYNEP UZAR 10B 31 6 29,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 28 5 26,75 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 87 20 82,00 372,525 318

16 2337 ALEYNA ÖZDEMİR 10B 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 6 1 5,75 4 2 3,50 2 4 1,00 87 19 82,25 371,148 336

17 2340 EKİN NFT PRESİDENT 10B 29 9 26,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 5 1 4,75 4 0 4,00 4 0 4,00 84 13 80,75 367,320 359

18 2566 BEYZA ÇAKMAK 10B 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 23 3 22,25 4 2 3,50 3 4 2,00 4 1 3,75 82 19 77,25 356,218 474

19 2347 ARDA KARAMAN 10B 24 10 21,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 26 3 25,25 5 2 4,50 7 0 7,00 1 5 -0,25 75 25 68,75 330,603 842

20 2581 BERRAK BİLGİN 10B 24 14 20,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 0 22,00 7 0 7,00 2 2 1,50 2 1 1,75 70 23 64,25 314,668 1130

21 2339 ERDM 10B 31 8 29,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 14 3 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 65 20 60,00 297,170 1565

22 2346 BUSE ŞANLI 10B 30 7 28,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 8 4 7,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 62 17 57,75 285,925 1901

23 2360 MEDİNE ORUK 10B 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 12 9,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 65 34 56,50 283,913 1976

24 2345 PELİN 10B 35 3 34,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 11 8,25 1 0 1,00 59 16 55,00 279,178 2159

25 2348 ŞEYDA SONGÜR 10B 31 5 29,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 9 6 7,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 53 14 49,50 259,858 3060

26 22 AYDIN ARAL 10B 27 7 25,25 1 0 1,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 44 14 40,50 231,053 4813

27 2409 MELPRENSES DİANASA 10B 23 12 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 12 4,00 2 4 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 47 38 37,50 220,425 5607

28 2528 DOĞUKAN ARTUÇ 10B 10 3 9,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 11 1 10,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 30 9 27,75 193,935 7867



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 2364 ALÇAK PUTİN 10B 17 23 11,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 13 6 11,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 40 59 25,25 186,230 8506
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 2386 SEVİM ERŞEN 10C 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 6 11,50 7 0 7,00 4 2 3,50 1 4 0,00 72 24 66,00 313,860 1142

2 2534 IŞIL AYDIN 10C 30 8 28,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 11 16,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 3 0,25 67 31 59,25 296,773 1578

3 2390 ÖMER SARI 10C 21 15 17,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 61 29 53,75 275,945 2309

4 2371 GÖKÇE ATAOĞLU 10C 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 5 2 4,50 4 2 3,50 1 4 0,00 62 32 54,00 275,018 2349

5 2311 AHMET TALHA ŞAHİN 10C 25 8 23,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 8 8,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 59 21 53,75 273,138 2421

6 2524 ELİF DİNÇER 10C 33 5 31,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 8 7 6,25 4 2 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 60 25 53,75 272,980 2430

7 2378 EMİNE AKAR 10C 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 10 6,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 61 33 52,75 270,020 2575

8 2370 MEHMET ALİ SUCU 10C 28 8 26,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 14 8,50 2 5 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 60 36 51,00 266,120 2738

9 2393 ARDA DAĞISTANLI 10C 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 13 12 10,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 60 38 50,50 265,220 2775

10 2374 ŞEVVAL TUNÇ 10C 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 6 5,50 5 1 4,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 57 29 49,75 259,995 3054

11 2379 ZEYNEP GÜNAY 10C 27 6 25,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 5 4,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 54 19 49,25 257,378 3205

12 2377 SARA SOL 10C 27 12 24,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 7 8,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 0 2,00 56 32 48,00 255,610 3304

13 2392 BESİME NUR KARPUZ 10C 23 10 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 11 6 9,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 51 24 45,00 247,275 3755

14 2497 MELİKE ÖKDEM 10C 28 7 26,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 9 9 6,75 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 52 27 45,25 246,950 3774

15 2525 ZEYNEP YOLDAŞ 10C 24 15 20,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 6 9,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 52 32 44,00 244,288 3937

16 2532 GİZEM ÖZKAN 10C 27 12 24,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 8 6,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 54 37 44,75 244,198 3944

17 0 SELİM KILLI 10C 22 17 17,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 13 4 12,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 53 40 43,00 242,253 4047

18 2387 BK 10C 26 12 23,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 48 25 41,75 239,028 4259

19 2380 MRÇ 10C 23 14 19,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 12 10 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 49 31 41,25 236,758 4400

20 0 IRMAK YILMAZ 10C 26 14 22,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 51 47 39,25 228,298 5029

21 2396 NAZLICAN ŞEN 10C 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 12 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 50 43 39,25 226,750 5148

22 2395 BERKE UZUN 10C 22 17 17,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 12 21 6,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 53 58 38,50 225,358 5246

23 43 SEFA BUĞRA 10C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 7 3,25 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 47 34 38,50 223,115 5404

24 2375 SEMİR CAN KISADAL 10C 24 16 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 19 4,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 51 56 37,00 220,080 5631

25 2389 M MUSTAFA MANDAL 10C 15 7 13,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 8 6 6,50 4 3 3,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 43 27 36,25 218,290 5757

26 2373 HAMZA KEL 10C 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 7 12 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 46 44 35,00 213,668 6161

27 2381 MEHMET KI *K 10C 18 13 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 6 5 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 39 31 31,25 201,185 7216



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 2567 TARIK EMRE KOÇ 10D 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 17 6 15,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 69 22 63,50 309,728 1226

2 2422 BİLGE BUZDOĞAN 10D 25 11 22,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 15 5 13,75 6 1 5,75 3 0 3,00 2 3 1,25 66 24 60,00 296,388 1589

3 2401 HATİCE ARSAK 10D 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 59 26 52,50 273,115 2424

4 2398 EMİN DÜZOVA 10D 26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 60 29 52,75 272,683 2441

5 2400 AHSEN YALDIZ 10D 31 3 30,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 11 4 10,00 1 2 0,50 52 12 49,00 261,238 2972

6 2575 EMİR GÜRLER 10D 27 10 24,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 9 11,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 57 34 48,50 259,710 3068

7 2407 DEMİRALİ 10D 23 14 19,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 15 12 12,00 5 1 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 57 38 47,50 256,120 3279

8 2540 ALİ GEZER 10D 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 6 7,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 54 26 47,50 253,973 3379

9 2414 SUEDA İREM ÖZDEMİR 10D 24 12 21,00 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 11 4,25 5 1 4,75 3 2 2,50 1 3 0,25 55 32 47,00 250,100 3604

10 2423 EMİN FAKI 10D 25 6 23,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 8 6,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 19 46,25 250,018 3609

11 2420 EYLÜL KOCACIK 10D 26 10 23,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 12 7 10,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 51 27 44,25 246,678 3791

12 0 SAMİ KAYA 10D 23 13 19,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 10 9 7,75 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 53 34 44,50 244,378 3928

13 2410 BAŞAK KAPLAN 10D 25 11 22,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 7 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 50 24 44,00 242,648 4020

14 2397 EMİR SÜRER 10D 24 16 20,00 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 8 9,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 52 37 42,75 240,008 4187

15 2405 DAMLA  AYAZ 10D 25 14 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 12 7 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 51 35 42,25 239,728 4205

16 2424 YAĞMUR CENGİZ 10D 26 10 23,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 8 3 7,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 50 30 42,50 238,190 4311

17 2535 AYSİMA MENTEŞ 10D 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 1 2,75 51 35 42,25 235,050 4529

18 2402 BÜŞRA ÇELİK 10D 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 25 5,75 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 54 51 41,25 234,175 4590

19 2419 DİLARA KÜÇÜK 10D 29 7 27,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 42 15 38,25 221,350 5547

20 2417 EDİP ÇIĞ 10D 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 10 2,50 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 46 33 37,75 220,423 5608

21 2416 IRMAK ŞARKLI 10D 20 12 17,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 11 8 9,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 45 35 36,25 220,413 5610

22 2425 SUDE 10D 25 14 21,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 44 31 36,25 219,768 5658

23 2404 EKİN BAKILI 10D 25 6 23,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 42 27 35,25 216,528 5918

24 2399 SERTAN KARAMUTLU 10D 14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 3 3 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 46 46 34,50 216,250 5948

25 0 SEFA ARDA KFZ 10D 22 17 17,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 8 9,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 45 44 34,00 212,943 6215

26 2412 ELİF TAŞLI 10D 26 13 22,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 41 26 34,50 209,328 6556



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 2542 AYSEL ORMAN 10E 31 8 29,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 8 13,00 4 2 3,50 1 4 0,00 3 2 2,50 71 26 64,50 311,195 1197

2 2441 ÖZGE UYAR 10E 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 4 8,00 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 64 23 58,25 288,495 1825

3 2563 BATUHAN BERK 10E 31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 15 8 13,00 2 5 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 63 30 55,50 283,088 2003

4 2438 İKBAL YILMAZ 10E 27 5 25,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 58 17 53,75 276,010 2300

5 2442 ZEYNEP ALGIN 10E 27 12 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 4 2 3,50 3 2 2,50 4 2 3,50 61 31 53,25 270,853 2535

6 2431 AZRA BOLAT 10E 30 8 28,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 9 5 7,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 58 28 51,00 265,250 2773

7 2450 CAN YILDIRIM 10E 24 5 22,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 2 7,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 53 13 49,75 261,360 2964

8 2455 ELİF 10E 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 2 1 1,75 2 4 1,00 2 3 1,25 55 28 48,00 255,730 3302

9 0 MERVE MASCA 10E 28 11 25,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 54 29 46,75 253,425 3404

10 2456 AKASYA 10E 26 8 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 11 5 9,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 52 24 46,00 251,570 3503

11 2439 ARDA 10E 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 12 8 10,00 2 5 0,75 4 2 3,50 1 4 0,00 56 42 45,50 249,278 3644

12 2541 ESMANUR AKDAĞ 10E 26 11 23,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 51 22 45,50 246,013 3832

13 2580 UTKU  YEİLKAYA 10E 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 11 7 9,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 53 35 44,25 245,125 3883

14 2539 AYBÜKE TANIN 10E 22 18 17,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 12 4 11,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 50 34 41,50 237,800 4335

15 2449 ZEYNEP KAYA 10E 24 12 21,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 46 27 39,25 227,603 5095

16 2382 KORAY ERDEM 10E 18 8 16,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 8 5 6,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 4 1,00 41 28 34,00 210,930 6386

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 0 NYMPH SEA 10F 27 9 24,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 16 6 14,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 64 23 58,25 292,675 1708

2 2479 YAREN AŞIK 10F 24 11 21,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 19 2 18,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 60 16 56,00 287,448 1859

3 2467 MUSTAFA SÖNMEZ 10F 25 13 21,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 3 2,25 3 0 3,00 2 3 1,25 61 29 53,75 279,150 2160

4 0 KEREM ENGÜR 10F 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 15 10 12,50 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 61 32 53,00 274,098 2378

5 2463 RABİA GÜNER 10F 28 9 25,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 9 9,75 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 61 29 53,75 273,840 2389

6 2458 DİLAN AYRA 10F 27 12 24,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 15 10 12,50 6 1 5,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 63 41 52,75 273,028 2428

7 0 UYGAR KÜYÜK 10F 30 10 27,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 13 7 11,25 4 3 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 60 30 52,50 272,050 2474

8 2550 BELİNAY KALIZ 10F 33 7 31,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 6 10,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 57 24 51,00 267,188 2704

9 2459 ŞEVVAL ATAOĞLU 10F 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 15 8,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 60 40 50,00 263,383 2863

10 2579 REYYAN YORULMAZ 10F 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 6 12,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 55 30 47,50 257,738 3187

11 2469 NEHİR KESKİNER 10F 27 11 24,25 3 2 2,50 4 0 4,00 17 8 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 22 46,50 256,243 3269

12 2480 İPEK PARLAK 10F 26 12 23,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 18 7 16,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 23 46,25 256,203 3273

13 2549 SENANUR ALGAN 10F 32 7 30,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 11 5,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 57 36 48,00 255,018 3336

14 0 GİRAY ÖZÜTOK 10F 24 14 20,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 14 7 12,25 4 3 3,25 3 0 3,00 2 4 1,00 56 38 46,50 253,070 3415

15 2471 CEREN ÇALIŞKAN 10F 29 11 26,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 8 6 6,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 54 30 46,50 250,403 3582

16 0 VANESSA ROSE 10F 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 14 3,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 56 40 46,00 247,028 3769

17 2483 VALİDE SULTAN 10F 26 9 23,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 11 8 9,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 52 31 44,25 244,635 3912

18 2463 RIFAT ÇÖNMEZAL 10F 24 15 20,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 15 6 13,50 4 2 3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 50 30 42,50 241,923 4064

19 252 GİRAY M 10F 25 11 22,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 16 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 52 34 43,50 241,323 4108

20 2472 ŞİRİN KASSAP 10F 26 14 22,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 10 8 8,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 52 38 42,50 240,060 4180

21 2475 EMİR GÜVERCİN 10F 24 11 21,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 8 12,00 2 1 1,75 2 0 2,00 49 28 42,00 239,428 4225

22 0 TRY 10F 25 13 21,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 48 26 41,50 238,078 4319

23 2477 AMED CEYLAN 10F 26 12 23,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 11 10 8,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 48 31 40,25 232,393 4716

24 2486 SEVİLAY SABAHOĞLU 10F 21 15 17,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 12 2 11,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 46 28 39,00 230,068 4892

25 2466 10F 25 9 22,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 8 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 47 27 40,25 228,345 5023

26 2460 MELİH DEMİRKIRAN 10F 19 16 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 14 5 12,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 44 30 36,50 222,855 5427

27 2473 BARAN ÖRAL 10F 18 11 15,25 1 1 0,75 1 0 1,00 17 7 15,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 43 28 36,00 222,288 5469



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 2513 BGR ERDİL 10G 33 1 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 0 18,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 77 4 76,00 349,603 562

2 2510 DENİZİN B 10G 28 2 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 16 0 16,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 66 4 65,00 313,435 1151

3 0 NAZİFE DURMAZOĞLU 10G 26 12 23,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 69 24 63,00 306,190 1328

4 2501 SEDRA ÖZGÜN 10G 25 13 21,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 69 26 62,50 305,068 1362

5 2503 FATMA RAY 10G 25 9 22,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 66 22 60,50 299,368 1508

6 2490 ZEYNEP ÖZLÜ 10G 34 6 32,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 8 12,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 63 27 56,25 284,958 1931

7 2489 DOĞAÇ 10G 28 12 25,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 13 7 11,25 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 63 29 55,75 281,628 2054

8 2505 EMİR 10G 23 7 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 11 12 8,00 6 1 5,75 4 2 3,50 3 2 2,50 61 28 54,00 273,468 2408

9 2500 SİHEM 10G 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 59 30 51,50 270,435 2553

10 2565 NUR KORKMAZ 10G 31 8 29,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 9 8,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 58 27 51,25 267,053 2711

11 2493 MEHMET ALİ KILINÇ 10G 26 11 23,25 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 13 6 11,50 4 1 3,75 2 2 1,50 56 24 50,00 264,308 2825

12 0 NUR SENA KIYILI 10G 30 7 28,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 5 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 1 2,75 57 21 51,75 263,655 2854

13 2516 AYŞE GÜMÜŞTAŞ 10G 24 9 21,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 16 5 14,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 55 25 48,75 262,190 2919

14 2552 ARDA TMKY 10G 28 6 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 55 22 49,50 260,650 3000

15 2494 ARDA U     İN Ö T RK 10G 17 12 14,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 18 8 16,00 1 1 0,75 1 0 1,00 52 23 46,25 256,233 3271

16 2515 İREM BİNGÖL 10G 26 12 23,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 6 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 55 33 46,75 253,748 3391

17 2560 CAN ORMAN 10G 27 11 24,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 4 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 53 27 46,25 253,270 3412

18 2492 ELİF BAĞIŞ 10G 23 16 19,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 14 7 12,25 5 1 4,75 2 2 1,50 2 2 1,50 54 33 45,75 250,598 3571

19 2559 EMİRHAN 10G 22 13 18,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 16 7 14,25 1 0 1,00 2 2 1,50 50 27 43,25 245,175 3879

20 2548 ÖMER SAMED POLAT 10G 24 12 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 8 1 7,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 20 43,00 240,690 4140

21 0 NİHAL 10G 19 14 15,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 11 6 9,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 47 28 40,00 231,825 4765

22 5554 EREN KELEŞ 10G 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 10 8,50 47 31 39,25 229,840 4906

23 0 İNCİ YILDIZ 10G 24 12 21,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 11 14 7,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 49 42 38,50 226,805 5145

24 2504 AYSNAZZ 10G 23 17 18,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 6 10 3,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 49 39 39,25 225,895 5213

25 0 CEYDA 10G 22 18 17,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 7 8,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 44 41 33,75 212,153 6284

26 2507 ÖZGÜN 10G 26 6 24,50 1 0 1,00 10 8 8,00 37 14 33,50 210,790 6398

27 2509 H Ü S O 10G 13 8 11,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 5 8,75 33 15 29,25 198,243 7481



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10G

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 2426 RANA HOCA 10H 27 11 24,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 13 9 10,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 55 36 46,00 251,138 3539

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 10Z

KATILIMLAR

1 0 IRON MAN 10Z 26 14 22,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 12 19,00 6 1 5,75 3 3 2,25 2 4 1,00 69 44 58,00 293,175 1694

2 2452 DR STRANGE 10Z 25 14 21,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 8 14,00 5 1 4,75 3 3 2,25 2 3 1,25 62 36 53,00 274,585 2364

3 0 SPİDERMAN 10Z 23 16 19,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 13 11,75 5 1 4,75 2 4 1,00 3 2 2,50 59 43 48,25 258,203 3158

4 0 HULK 10Z 27 13 23,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 51 33 42,75 237,720 4343

5 0 ALBERT EİNSTEİN 10Z 17 23 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 34 -2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 36 84 15,00 145,488 11194

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 ÇAKIR  Y 11 40 0 40,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 40 0 40,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 120 0 120,00 500,000 1

2 0 S 11 36 1 35,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 14 0 14,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 70 1 69,75 327,990 887

3 239 11 29 10 26,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 13 15,75 6 0 6,00 2 1 1,75 2 3 1,25 72 29 64,75 312,823 1168

4 0 MICHAEL SCOTT 11 29 6 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 21 5 19,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 65 16 61,00 302,765 1412

5 0 JONGSUK 11 32 6 30,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 7 9,25 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 61 23 55,25 279,608 2140

6 0 NUR KÖŞTEN 11 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 58 25 51,75 267,468 2684

7 0 İNSAN 11 29 8 27,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 55 17 50,75 266,738 2720

8 0 ESMA BALCI 11 27 10 24,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 14 4 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 54 21 48,75 261,983 2925

9 0 JİM HALPERT 11 14 4 13,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 13 7 11,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 44 16 40,00 231,880 4759

10 0 VOLODİMİR ZELENSKİ 11 4 34 -4,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 6 24 0,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 19 86 -2,50
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 56 RUSLAN IONOV 11A 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 31 6 29,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 103 14 99,50 429,203 35

2 50 CEMRE KÖKLÜ 11A 28 11 25,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 5 14,75 6 1 5,75 6 0 6,00 3 1 2,75 75 20 70,00 327,638 900

3 0 AYBÜKE ERKÖL 11A 31 7 29,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 64 15 60,25 299,780 1488

4 252 ECE MERCAN AYGAN 11A 23 14 19,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 6 13,50 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 68 28 61,00 298,195 1534

5 3 SENA D 11A 22 8 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 14 7 12,25 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 64 25 57,75 286,688 1877

6 64 METİN SAKALLI 11A 31 6 29,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 7 8,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 62 22 56,50 283,390 1994

7 36 SULTAN B 11A 22 17 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 7 0 7,00 3 2 2,50 6 0 6,00 63 32 55,00 277,763 2219
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 494 EMİR ÇÖLLÜ 11B 28 10 25,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 27 8 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 76 24 70,00 335,185 757

2 34 ZEYNEP DİKE 11B 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 73 16 69,00 328,483 877

3 93 EMİN GENÇ 11B 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 19 2 18,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 69 16 65,00 316,145 1097

4 98 HR 11B 28 5 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 25 2 24,50 66 11 63,25 315,415 1113

5 96 İKBAL COŞKUN 11B 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 17 6 15,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 68 33 59,75 297,338 1560

6 263 İPEK YİĞİT 11B 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 9 7,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 65 29 57,75 286,725 1875

7 0 ABDULLAH B 11B 25 11 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 14 2 13,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 60 17 55,75 283,095 2002

8 236 ARDA ALTUNAY 11B 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 23 7 21,25 59 22 53,50 282,410 2030

9 0 GÖKÇE G 11B 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 15 4 14,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 0 2,00 62 30 54,50 280,110 2119

10 66 GK 11B 29 11 26,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 13 9 10,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 63 32 55,00 279,438 2149

11 0 MEK 11B 26 9 23,75 0 5 -1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 21 8 19,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 3 0,25 59 31 51,25 272,495 2448

12 0 GÜZEL 11B 28 6 26,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 1 3 0,25 2 4 1,00 4 1 3,75 55 22 49,50 261,070 2985

13 0 GÜLAY ARIK 11B 24 16 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 7 11 4,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 54 40 44,00 241,360 4103

14 422 RAMAZAN GÜVENDİK 11B 7 8 5,00 11 4 10,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 25 17 20,75 170,348 9677
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 120 MERT Ç 11C 30 6 28,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 26 9 23,75 6 0 6,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 78 23 72,25 341,208 676

2 112 ELİFSUDE ÇELEN 11C 33 4 32,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 75 11 72,25 339,703 695

3 118 DALYA CİRD İ 11C 32 6 30,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 26 3 25,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 73 15 69,25 334,628 762

4 119 ERİNÇ ÖĞÜNÇ 11C 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 20 12 17,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 76 31 68,25 325,423 936

5 111 ELİF TÜRKMEN 11C 30 9 27,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 5 21,75 2 1 1,75 5 1 4,75 1 1 0,75 72 22 66,50 322,228 990

6 0 PVA 11C 30 8 28,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 23 5 21,75 4 0 4,00 2 4 1,00 2 1 1,75 71 24 65,00 317,540 1072

7 125 ESAD GÜVEN 11C 23 11 20,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 23 5 21,75 5 1 4,75 3 4 2,00 4 2 3,50 70 25 63,75 312,935 1165

8 19 ESMA NUR BOLAT 11C 31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 10 15,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 4 0,00 72 31 64,25 311,093 1199

9 100 OSMAN CORLEONE 11C 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 21 3 20,25 5 0 5,00 2 4 1,00 2 2 1,50 69 25 62,75 309,443 1233

10 105 GÖNÜL ZEHRAA 11C 30 9 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 7 17,25 3 1 2,75 2 5 0,75 3 2 2,50 69 29 61,75 304,810 1368

11 108 SUZİ HURİOĞLU 11C 30 7 28,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 12 12 9,00 5 1 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 65 29 57,75 286,345 1890

12 124 HYAKKİMARU 11C 24 15 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 61 35 52,25 270,840 2536

13 3415 SELEN USTA 11C 29 5 27,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 56 14 52,50 270,288 2562

14 107 ULAŞ S 11C 26 8 24,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 10 12,50 52 23 46,25 254,263 3366

15 117 NİSA NUR AKS U 11C 28 11 25,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 2 12,50 2 1 1,75 1 0 1,00 50 18 45,50 251,023 3547

16 116 EREN JAEGAR 11C 23 13 19,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 15 6 13,50 1 1 0,75 47 22 41,50 239,578 4216

17 103 EYLÜL 11C 31 7 29,25 1 0 1,00 3 0 3,00 8 8 6,00 1 0 1,00 44 15 40,25 230,820 4835

18 110 HAALAND BARIŞ 11C 24 12 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 6 8 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 46 28 39,00 225,820 5216

19 0 SİNAN ENGİN 11C 19 12 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 13 6 11,50 38 21 32,75 210,768 6400

20 1 KAAN EFE 11C 22 16 18,00 10 7 8,25 5 2 4,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 40 31 32,25 205,563 6866

21 126 ARDA ŞAMİ ĞĞĞ 11C 12 5 10,75 11 5 9,75 5 2 4,50 2 3 1,25 3 3 2,25 33 18 28,50 194,168 7840
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11Ç SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11Ç

KATILIMLAR

1 0 FURKAN 11Ç 5 22 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 6 29 -1,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 21 77 1,75
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 28 MİRAÇ 11D 25 12 22,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 25 3 24,25 6 1 5,75 2 3 1,25 71 23 65,25 319,973 1029

2 135 TUNAHAN KINALI 11D 30 8 28,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 3 13,25 7 0 7,00 3 3 2,25 2 1 1,75 70 16 66,00 314,800 1126

3 137 SİNEM YABANA 11D 32 7 30,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 17 4 16,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 1 2,75 69 20 64,00 310,508 1213

4 0 OSMAN 11D 28 4 27,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 21 2 20,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 66 17 61,75 307,928 1270

5 61 SUDE ŞENTÜRK 11D 36 3 35,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 17 3 16,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 64 10 61,50 303,773 1397

6 136 GÖKAY BİLEN 11D 32 8 30,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 3 11,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 65 18 60,50 297,605 1545

7 238 HELENYYİLDİZ 11D 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 3 11,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 64 19 59,25 292,543 1714

8 162 ULŞ ULS 11D 33 5 31,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 7 7,25 6 1 5,75 2 1 1,75 2 1 1,75 62 17 57,75 285,260 1922

9 148 YUSUFS 11D 29 6 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 59 15 55,25 279,898 2130

10 156 AZRA GENÇ 11D 29 9 26,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 11 3 10,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 59 17 54,75 278,610 2187

11 163 KUBİLAY GÜNDEŞLİ 11D 28 12 25,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 11 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 60 28 53,00 277,210 2245

12 154 M PARLAR 11D 33 7 31,25 4 0 4,00 10 4 9,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 56 12 53,00 271,158 2514

13 144 EMRE BAKIR 11D 25 11 22,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 9 10,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 59 26 52,50 270,563 2547

14 141 BUSENUR KALBUR 11D 28 8 26,00 1 1 0,75 3 0 3,00 16 3 15,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 12 48,00 260,480 3016

15 25 KAAAAN 11D 26 14 22,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 20 9 17,75 48 26 41,50 242,030 4059

16 0 S İ N A N 11D 28 12 25,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 6 7,50 48 20 43,00 240,980 4124

17 152 EGE 11D 23 11 20,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 11 5 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 236,300 4430

18 149 ÖMER ÖZYÜRT 11D 16 6 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 15 6 13,50 43 16 39,00 232,025 4748

19 260 EFE 11D 30 9 27,75 6 2 5,50 36 11 33,25 208,425 6643

20 145 PERSLİ KAPLUMBAĞA 11D 12 26 5,50 2 0 2,00 10 1 9,75 24 27 17,25 160,558 10353

21 146 EMİRHANGÜRBÜZ 11D 18 18 13,50 3 2 2,50 3 1 2,75 24 21 18,75 159,513 10429

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 PARLAMAZ 11E 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 40 0 40,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 118 2 117,50 492,100 4

2 175 ÇAĞLA 11E 31 7 29,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 21 3 20,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 79 18 74,50 345,173 628

3 197 AYBERK BULUT 11E 34 6 32,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 20 9 17,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 74 32 66,00 318,565 1056

4 180 SALİHA YILDIZ DİKE 11E 33 5 31,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 14 7 12,25 3 2 2,50 3 3 2,25 4 1 3,75 71 19 66,25 315,555 1109

5 177 MEHMET ÜNLÜ 11E 32 7 30,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 20 7 18,25 5 2 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 70 28 63,00 308,348 1258

6 172 BUSE NUR UZUNKOCA 11E 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 18 3 17,25 4 2 3,50 4 3 3,25 1 2 0,50 67 24 61,00 302,215 1435

7 182 RAZIK TERBİYELİ 11E 28 11 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 6 11,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 62 24 56,00 283,818 1979

8 192 NEHİR ÖZDEMİR 11E 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 64 30 56,50 283,073 2005

9 194 ARDA GÖÇMEN 11E 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 5 14,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 61 25 54,75 282,990 2008

10 186 EDİP EMİR ALTUNAY 11E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 17 9 14,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 1 2,75 64 39 54,25 279,613 2139

11 198 KAAN KINALI 11E 25 14 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 17 3 16,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 57 21 51,75 273,653 2396

12 243 EMRE 11E 27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 10 11,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 61 33 52,75 273,493 2406

13 178 BUKET DEVRİM 11E 26 13 22,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 12 10 9,50 4 1 3,75 2 5 0,75 4 2 3,50 60 35 51,25 266,455 2729

14 0 CAN 11E 32 8 30,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 8 2,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 58 27 51,25 261,963 2926

15 188 ALP KÜÇÇÜK 11E 27 12 24,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 3 12,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 54 23 48,25 260,823 2990

16 111 MİKE ROSS 11E 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 10 11,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 56 31 48,25 260,188 3036

17 0 ODİUM 11E 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 10 10,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 56 31 48,25 259,348 3094

18 170 ŞÜHEDA GÜNAY 11E 27 10 24,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 5 10,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 54 24 48,00 257,825 3182

19 169 NAZ YEŞİLGÜN 11E 25 13 21,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 14 5 12,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 53 28 46,00 252,803 3429

20 337 AÇELYA GÜNDOĞDU 11E 26 10 23,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 53 25 46,75 251,763 3490

21 74 BİLAL ÖZDEMİR 11E 23 14 19,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 12 8 10,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 52 34 43,50 243,140 3992

22 0 CG 11E 24 9 21,75 1 1 0,75 11 9 8,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 46 24 40,00 229,763 4919



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 0 PINAR BERRA 11F 34 5 32,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 2 0 2,00 3 3 2,25 6 0 6,00 78 12 75,00 347,583 592

2 205 SERTAN KEL 11F 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 11 14,25 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 80 28 73,00 337,760 727

3 0 MİNA YILDIZ 11F 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 77 21 71,75 337,178 734

4 221 SEMA NUR TEYMUR 11F 34 5 32,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 4 2 3,50 3 3 2,25 1 1 0,75 75 21 69,75 330,100 851

5 204 EYLÜL REYHANİYE 11F 31 8 29,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 20 7 18,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 75 24 69,00 327,390 905

6 223 TUNAHAN ÇİFTCİ 11F 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 15 15 11,25 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 76 33 67,75 319,290 1043

7 228 EMİR PEKÖZ 11F 28 9 25,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 15 5 13,75 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 70 18 65,50 313,378 1152

8 227 SARPER AYAR 11F 29 10 26,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 8 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 66 29 58,75 293,563 1677

9 225 HAYIRSIZ EVLAT 11F 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 11 5 9,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 60 19 55,25 279,990 2123

10 218 ŞAHİN G   Ş 11F 25 8 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 58 26 51,50 268,995 2615

11 210 HIYARLI  BABA 11F 28 11 25,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 13 8 11,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 58 31 50,25 264,520 2812

12 201 SİMAY SOĞUKSU 11F 31 6 29,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 9 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 57 27 50,25 261,718 2936

13 209 ARİF DİKİCİ 11F 23 9 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 7 13,25 3 4 2,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 56 32 48,00 260,043 3048

14 208 RAHİME EKER 11F 27 11 24,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 15 6 13,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 51 32 43,00 244,588 3916

15 264 METEHAN KÖSE 11F 15 8 13,00 3 1 2,75 3 1 2,75 16 8 14,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 3 1,25 46 25 39,75 232,758 4686
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11G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11G

KATILIMLAR

1 0 YAĞMUR ASIL 11G 34 5 32,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 23 4 22,00 4 0 4,00 4 2 3,50 3 1 2,75 82 16 78,00 358,193 448

2 88 BURAK DURDU 11G 30 7 28,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 2 3 1,25 3 1 2,75 78 18 73,50 343,483 642

3 438 CEMRE ZORLU 11G 31 9 28,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 3 18,25 2 0 2,00 67 15 63,25 311,255 1196

4 151 TAMER KOLUŞ 11G 32 5 30,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 15 11 12,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 69 21 63,75 308,140 1265

5 233 YAĞMURÇ 11G 30 7 28,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 20 4 19,00 1 2 0,50 63 18 58,50 296,873 1572

6 97 I DONT CARE 11G 32 7 30,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 11 12,25 1 0 1,00 64 22 58,50 292,853 1706

7 254 BÜŞRA COMART 11G 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 63 21 57,75 286,323 1891

8 0 EEEE 11G 34 6 32,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 5 9,75 57 18 52,50 272,360 2455

9 85 BERİLSU BAKIR 11G 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 11 9,25 1 0 1,00 57 27 50,25 264,890 2792

10 7 MİCHEAL CORLEONE 11G 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 9 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 58 27 51,25 264,250 2828

11 189 BRUNO MARS 11G 30 7 28,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 55 17 50,75 263,665 2851

12 67 RESUL EMRE ARICI 11G 27 9 24,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 9 3 8,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 54 19 49,25 260,845 2989

13 0 SADKITTY 11G 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 56 25 49,75 260,783 2994

14 230 DEFTONES 11G 27 13 23,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 1 0,75 1 1 0,75 52 24 46,00 251,793 3486

15 9 LANA SVVİFT 11G 31 8 29,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 5 6,75 51 18 46,50 251,595 3500

16 4 TAYLOR DEL REY 11G 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 5 5,75 1 0 1,00 51 19 46,25 249,965 3612

17 0 NNNN 11G 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 48 20 43,00 238,210 4310

18 0 İM CONFUSD URCONFUSD 11G 8 6 6,50 8 6 6,50 120,540 12084
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11V SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11V

KATILIMLAR

1 1453 ALPARSLAN E 11V 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 30 10 27,50 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 95 25 88,75 395,675 160
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11Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: 11Z

KATILIMLAR

1 46 ORNİTOLOK 11Z 29 9 26,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 34 11 31,25 200,515 7278
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E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: E

KATILIMLAR

1 0 CAN CİN E 26 11 23,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 51 28 44,00 242,458 4028
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F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: F

KATILIMLAR

1 3368 KEVKEP NAZ UZUNYİĞİT F 23 13 19,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 14 9 11,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 50 32 42,00 238,943 4262
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G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY İSKENDERUN İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi TYT REHBER DENEME - 4  (1.OTURUM) 470 470 660 12895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 12,18 19,20 2,25 1,72 1,82 1,54 1,64 1,13 2,84 1,14 2,56 3,23 0,75 3,04 0,01 0,01 0,01 7,97 5,32 6,64 1,85 1,31 1,52 1,57 1,98 1,08 1,37 1,52 0,99 44,87 27,57 37,99 219,650

Okul Ortalaması 26,09 10,02 23,58 2,90 1,43 2,54 2,09 1,49 1,72 3,07 1,00 2,82 3,46 0,59 3,31 0,04 0,02 0,03 13,27 6,73 11,59 2,72 1,52 2,34 2,21 1,86 1,75 1,63 1,69 1,21 57,48 26,35 50,89 265,500

SINIF: G

KATILIMLAR

1 2491 EZGİ G 31 2 30,50 10 5 8,75 41 7 39,25 229,368 4950
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